
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

KATILIMLAR

1 510 GAMZEGÜL OKUYUCU 5G 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 14 3 13,00 17 3 16,00 73 12 69,00 424,239 1 1 37 43 77
% 2,01

2 771 NURSİMA BUDAN 5F 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 18 2 17,33 68 22 60,67 399,101 1 2 99 117 202
% 5,27

3 661 MELİS BOY AZ 5D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 2 0 2,00 17 3 16,00 58 9 55,01 371,984 1 3 176 219 384
% 10

4 871 ZEYNEB SÜM ÖNALAN 5C 13 6 11,00 7 1 6,67 6 3 5,00 2 0 2,00 11 2 10,33 13 7 10,67 52 19 45,67 354,142 1 4 260 321 542
% 14

5 97 AZRA BARINDUK 5F 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 10 3,67 15 5 13,33 57 28 47,67 351,384 2 5 273 336 566
% 15

6 755 NACİ EYMEN BURULDAY5G 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 3 2,00 7 13 2,67 18 2 17,33 54 32 43,33 342,273 2 6 320 397 667
% 17

7 482 MİRAÇALİ YILDIZ 5B 15 3 14,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 13 -1,33 15 5 13,33 57 27 48,01 342,264 1 7 321 398 668
% 17

8 69 ARDA BÜTÜN 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 19 1 18,67 52 32 41,33 340,561 3 8 329 410 686
% 18

9 536 HAMZA BULUT 5B 4 3 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 11 5,33 17 2 16,33 55 21 47,99 336,552 2 9 350 437 727
% 19

10 225 DENİZ BAŞTU 5B 13 5 11,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 5 10 1,67 16 4 14,67 51 29 41,33 334,948 3 10 357 446 742
% 19

11 511 GÖH AN Ö ATASOY 5E 15 4 13,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 10 5,67 9 10 5,67 51 36 39,02 325,320 1 11 424 521 852
% 22

12 366 EMİRRAMAZA GÜRLÜ 5F 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 15 5 13,33 50 40 36,65 324,268 3 12 426 523 859
% 22

13 174 EYLÜL KOTA N 5C 11 7 8,67 5 5 3,33 7 1 6,67 2 6 0,00 8 8 5,33 14 5 12,33 47 32 36,33 324,219 2 13 427 524 860
% 22

14 751 MUSHAB EYÜ BALAT 5A 16 3 15,00 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 2 5 0,33 12 8 9,33 47 28 37,66 322,186 1 14 442 540 888
% 23

15 754 MUSTAFA E KÖKSAL 5B 9 5 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 1 3,67 9 7 6,67 11 6 9,00 48 24 40,01 321,883 4 15 445 543 893
% 23

16 846 YAREN DURMUŞ 5D 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 10 6,67 11 9 8,00 50 40 36,67 321,615 2 16 447 545 895
% 23

17 125 UMUT SÖNMEZ 5D 14 6 12,00 7 3 6,00 7 1 6,67 3 1 2,67 9 7 6,67 7 9 4,00 47 27 38,01 318,449 3 17 472 574 944
% 25

18 765 NİRAY BATMAZ 5G 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 12 4,00 51 39 38,00 314,906 4 18 492 602 988
% 26

19 807 SENA GÜÇDEN 5E 14 6 12,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 18 -4,00 17 3 16,00 49 41 35,34 314,013 2 19 500 612 1006
% 26

20 298 ELİFNUR BARULAY 5G 15 5 13,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 13 0,67 11 7 8,67 47 39 34,00 310,330 5 20 520 643 1065
% 28

21 465 BERAT MUTLU 5F 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 12 8 9,33 46 44 31,33 310,185 4 21 521 644 1067
% 28

22 839 YAHYA   İR ÇELİKTEN 5E 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 12 2,00 11 9 8,00 51 37 38,66 310,012 3 22 522 645 1070
% 28

23 654 MHALİL BALTACI 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 4 1 3,67 2 4 0,67 10 6 8,00 9 5 7,33 41 25 32,67 307,422 5 23 534 664 1100
% 29

24 589 HİRANUR. KAYA 5C 12 5 10,33 9 1 8,67 7 2 6,33 4 5 2,33 4 12 0,00 11 7 8,67 47 32 36,33 305,402 3 24 545 678 1130
% 29

25 83 ASY A AKBULUT 5A 12 7 9,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 2 2,33 3 5 1,33 12 7 9,67 43 27 34,00 305,336 2 25 546 679 1131
% 29

26 724 EMİR TUNÇ 5B 12 6 10,00 3 7 0,67 4 3 3,00 5 5 3,33 9 7 6,67 9 8 6,33 42 36 30,00 304,558 6 26 554 689 1144
% 30

27 154 BEYZA AKBAŞ 5A 9 7 6,67 7 3 6,00 3 2 2,33 5 2 4,33 5 5 3,33 12 5 10,33 41 24 32,99 301,501 3 27 578 719 1193
% 31

28 96 AZRA ATALAY 5E 11 7 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 11 9 8,00 45 37 32,66 300,096 4 28 589 734 1213
% 32

29 829 ÜMMÜHAN ÇELİK 5E 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8,00 3 1 2,67 3 4 1,67 12 3 11,00 38 12 34,00 298,509 5 29 599 749 1234
% 32

30 326 UMUT BULGAY 5E 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 11 9 8,00 8 12 4,00 46 44 31,34 296,128 6 30 614 770 1266
% 33

31 743 PINAR BAYINDIR 5G 10 9 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 11 3,33 13 6 11,00 42 44 27,33 295,422 6 31 618 775 1273
% 33

32 596 ENSAR ENSAR BALIK 5E 11 9 8,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 9 5,00 8 9 5,00 44 40 30,66 292,454 7 32 639 800 1317
% 34

33 811 SONER KUYULDAR 5B 11 9 8,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 3 0,00 15 5 13,33 36 38 23,33 288,034 7 33 668 845 1369
% 36
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

KATILIMLAR

34 245 ECRİN BARAÇ 5E 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 42 48 26,00 287,192 8 34 672 853 1382
% 36

35 424 ENSAR EMİR BAYAR        Ş5A 11 6 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 2 2,33 5 13 0,67 10 10 6,67 40 40 26,67 281,841 4 35 707 896 1451
% 38

36 713 MUHAMMEDAL BARASI5F 10 3 9,00 3 7 0,67 6 1 5,67 1 0 1,00 1 3 0,00 11 8 8,33 32 22 24,67 281,655 5 36 709 898 1455
% 38

37 579 HİKMET BURULDAY 5F 8 4 6,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 13 7 10,67 41 40 27,68 280,999 6 37 715 908 1466
% 38

38 750 MUSAP ATALAY 5E 6 10 2,67 6 3 5,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 8 3,33 13 6 11,00 38 39 25,00 280,191 9 38 721 918 1478
% 39

39 847 YASİN DURSUN 5G 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 42 48 26,00 277,004 7 39 739 944 1516
% 40

40 562 HAVVA PANCAR 5D 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 40 50 23,33 276,364 4 40 744 951 1528
% 40

41 436 ENSAR VAROL 5D 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 10 10 6,67 44 46 28,67 273,739 5 41 765 979 1565
% 41

42 252 ECRİN İKİZ 5E 8 6 6,00 6 3 5,00 3 5 1,33 1 3 0,00 2 2 1,33 11 7 8,67 31 26 22,33 273,122 10 42 773 992 1583
% 41

43 721 MUHAMMED BUKAN 5G 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 6 13 1,67 42 47 26,34 272,463 8 43 779 1002 1597
% 42

44 346 FURKAN MENEKŞE 5E 14 6 12,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 38 52 20,66 272,109 11 44 785 1010 1608
% 42

45 643 KÜBRA BULDAĞ 5E 8 8 5,33 2 7 -0,33 7 2 6,33 6 2 5,33 6 12 2,00 9 9 6,00 38 40 24,66 270,732 12 45 795 1020 1622
% 42

46 725 M ENSAR BİNGÖL 5C 10 10 6,67 6 4 4,67 5 4 3,67 2 6 0,00 8 10 4,67 7 13 2,67 38 47 22,35 269,317 4 46 801 1029 1636
% 43

47 295 ELİF SUDE ÇİNTAY 5B 10 8 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 8 2,33 8 12 4,00 37 44 22,33 268,688 8 47 806 1035 1648
% 43

48 308 ELİZAN GÜNERİGÖK 5D 9 4 7,67 3 7 0,67 2 5 0,33 6 3 5,00 2 2 1,33 9 10 5,67 31 31 20,67 266,428 6 48 819 1054 1682
% 44

49 853 YUNUS EM BAYNAL 5E 10 5 8,33 6 4 4,67 5 2 4,33 1 5 -0,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 33 34 21,66 266,351 13 49 820 1055 1683
% 44

50 770 NUR ZEYNEP KOBA 5A 10 6 8,00 3 7 0,67 3 4 1,67 2 5 0,33 5 12 1,00 10 10 6,67 33 44 18,34 266,080 5 50 824 1060 1689
% 44

51 46 ALİ ALANOĞLU 5G 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 11 9 8,00 36 53 18,33 264,481 9 51 834 1079 1715
% 45

52 138 BERAT BURULAY 5G 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 13 7 10,67 38 52 20,66 263,121 10 52 853 1101 1745
% 46

53 272 ELİF BÜRLÜKKARA 5F 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 12 8 9,33 39 51 22,00 262,810 7 53 856 1105 1751
% 46

54 715 MUHAMMEDAL ÇİÇEK 5B 6 11 2,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 11 9 8,00 8 10 4,67 33 49 16,67 261,399 9 54 873 1129 1782
% 46

55 676 MERT ALİ ALKA 5F 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,33 260,714 8 55 877 1134 1789
% 47

56 718 MUHAMMEDAL SANCAK5E 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 11 9 8,00 34 56 15,34 260,363 14 56 882 1141 1797
% 47

57 550 HATİCE YILDIRIM 5G 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 14 6 12,00 32 53 14,34 259,990 11 57 883 1143 1802
% 47

58 147 BERAT ORTAK 5G 11 9 8,00 6 4 4,67 3 5 1,33 7 3 6,00 5 15 0,00 7 13 2,67 39 49 22,67 259,883 12 58 885 1145 1804
% 47

59 764 NİDA KORKUTATA 5B 6 11 2,33 5 4 3,67 3 5 1,33 3 11 -0,67 14 6 12,00 31 37 18,66 259,692 10 59 886 1148 1807
% 47

60 837 YAĞMUR ÇOBAN 5G 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 37 53 19,34 259,115 13 60 889 1152 1814
% 47

61 79 RAVZA KORKUTATA 5D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 8 12 4,00 10 10 6,67 34 55 15,67 259,066 7 61 890 1153 1816
% 47

62 866 ZEHRA NEJL TURHAN 5B 9 10 5,67 6 4 4,67 3 6 1,00 4 6 2,00 6 11 2,33 8 12 4,00 36 49 19,67 258,499 11 62 896 1159 1826
% 48

63 614 IRMAK KARATAŞ 5B 4 4 2,67 7 3 6,00 2 1 1,67 3 4 1,67 1 2 0,33 11 8 8,33 28 22 20,67 257,811 12 63 902 1169 1842
% 48

64 882 ZEYNEP SUNAR 5B 6 13 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 9 6 7,00 8 11 4,33 34 49 17,67 257,788 13 64 903 1170 1843
% 48

65 133 BURAK ANŞİN 5F 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 35 55 16,66 257,224 9 65 910 1180 1853
% 48

66 681 MERVE DAĞ 5G 10 7 7,67 4 4 2,67 5 1 4,67 4 4 2,67 5 7 2,67 28 23 20,35 256,752 14 66 913 1184 1862
% 49
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

KATILIMLAR

67 286 ELİF İKRA ÇELİK 5A 5 2 4,33 5 4 3,67 4 2 3,33 0 1 -0,33 1 2 0,33 9 6 7,00 24 17 18,33 255,826 6 67 917 1191 1874
% 49

68 659 MELİKE BARASI 5C 2 6 0,00 1 2 0,33 5 2 4,33 4 5 2,33 4 0 4,00 8 2 7,33 24 17 18,32 254,338 5 68 930 1207 1900
% 50

69 549 HATİCE TARAÇ 5A 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 2 1,33 3 8 0,33 11 9 8,00 29 45 13,99 252,646 7 69 943 1225 1926
% 50

70 515 HAM  UR KORKMAZ 5A 7 11 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 6 13 1,67 10 10 6,67 34 52 16,67 252,165 8 70 947 1230 1933
% 50

71 496 EYÜP BÜRKÜK 5D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 13 7 10,67 34 56 15,34 250,737 8 71 957 1244 1952
% 51

72 502 EYYÜP SEFA ÇİNTAY 5B 5 12 1,00 7 3 6,00 4 4 2,67 4 6 2,00 5 11 1,33 10 10 6,67 35 46 19,67 250,343 14 72 962 1251 1961
% 51

73 8810 SİMANUR BAYSANGUR5A 7 8 4,33 3 6 1,00 3 5 1,33 0 4 -1,33 4 10 0,67 10 7 7,67 27 40 13,67 250,255 9 73 964 1254 1964
% 51

74 767 NİSANUR TOKUŞ 5D 8 11 4,33 6 4 4,67 6 3 5,00 2 7 -0,33 6 12 2,00 7 13 2,67 35 50 18,34 249,861 9 74 971 1261 1973
% 51

75 881 YUSUF DEMİR 5F 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,32 249,659 10 75 974 1265 1977
% 52

76 338 HİRA İNCE 5C 7 13 2,67 2 6 0,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 11 3,33 8 12 4,00 34 51 17,00 248,898 6 76 979 1274 1986
% 52

77 716 M ALİ KÖMÜRATEŞ 5C 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,34 248,026 7 77 987 1284 1999
% 52

78 740 MUSA ÇAĞRIBAY 5D 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 4 1,67 4 15 -1,00 8 11 4,33 33 52 15,66 243,745 10 78 1023 1340 2082
% 54

79 84 ASYA YANAR 5B 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 12 8 9,33 35 55 16,66 242,743 15 79 1034 1355 2101
% 55

80 789 RANA KOCA 5B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 11 3,33 8 12 4,00 32 56 13,34 242,427 16 80 1037 1359 2106
% 55

81 714 MUHAMMEDAL BÜTÜN5A 6 10 2,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 1 4 -0,33 9 5 7,33 22 26 13,34 241,054 10 81 1044 1367 2120
% 55

82 818 TAHA BULUT 5A 7 11 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 14 0,33 7 12 3,00 34 52 16,66 240,992 11 82 1046 1369 2122
% 55

83 790 RANA ORTAK 5C 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 13 -0,33 8 12 4,00 35 52 17,67 240,352 8 83 1051 1377 2133
% 56

84 343 YAREN AVCİL 5E 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 35 55 16,66 239,885 15 84 1057 1388 2144
% 56

85 684 MERYEM ATALAY 5G 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 2 1,33 2 4 0,67 8 12 4,00 29 41 15,33 239,578 15 85 1059 1390 2148
% 56

86 777 ÖMER ALİ ÇAHAN 5A 5 12 1,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 0 9 -3,00 10 10 6,67 8 12 4,00 27 56 8,34 238,889 12 86 1063 1398 2158
% 56

87 752 MUSTAFA ETİK 5A 8 11 4,33 3 5 1,33 3 6 1,00 4 2 3,33 3 1 2,67 5 12 1,00 26 37 13,66 238,211 13 87 1069 1408 2174
% 57

88 875 NEHİR BAT GE 5E 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 13 -0,33 7 9 4,00 31 51 14,00 238,198 16 88 1070 1409 2175
% 57

89 699 MİRAÇ DEMİR 5D 7 10 3,67 6 4 4,67 2 6 0,00 6 7 3,67 5 12 1,00 26 39 13,01 238,179 11 89 1072 1412 2178
% 57

90 9692 METEHAN ABRAVA 5F 9 11 5,33 5 5 3,33 0 4 -1,33 8 12 4,00 5 15 0,00 27 47 11,33 237,968 11 90 1074 1414 2182
% 57

91 867 ZEHRANUR KİREÇ 5G 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 32 58 12,65 237,771 16 91 1075 1415 2183
% 57

92 685 MERYEM ÇİBİK 5C 4 6 2,00 4 2 3,33 3 3 2,00 4 1 3,67 2 5 0,33 7 8 4,33 24 25 15,66 237,624 9 92 1078 1418 2187
% 57

93 801 SAHRA BOZUKLUHAN 5E 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,00 237,139 17 93 1083 1426 2199
% 57

94 793 RESUL KAPTAN 5E 2 18 -4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 12 8 9,33 33 57 14,00 237,048 18 94 1084 1427 2200
% 57

95 704 MİRAÇ ÖMER ÇEÇEN 5D 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 11 8 8,33 4 16 -1,33 31 58 11,66 236,932 12 95 1086 1430 2203
% 57

96 817 ŞAHİN ÇINAR 5F 8 10 4,67 5 4 3,67 2 9 -1,00 7 7 4,67 22 30 12,01 236,147 12 96 1095 1441 2220
% 58

97 735 MUHAMEDENE ÇAPAK 5A 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,34 235,253 14 97 1101 1451 2237
% 58

98 788 RABİA BUDAK 5A 6 9 3,00 5 3 4,00 3 4 1,67 2 4 0,67 1 5 -0,67 7 7 4,67 24 32 13,34 235,044 15 98 1102 1454 2240
% 58

99 624 İLKNUR SANARO ĞLU 5E 7 11 3,33 6 2 5,33 2 6 0,00 3 5 1,33 4 11 0,33 7 13 2,67 29 48 12,99 232,550 19 99 1119 1482 2281
% 59
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Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

KATILIMLAR

100 236 MEDİNEGÜLL BEGİÇ 5A 7 12 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 29 60 9,00 230,694 16 100 1128 1499 2302
% 60

101 857 YUSUFHAMZA NAM 5G 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 10 10 6,67 31 59 11,34 230,460 17 101 1131 1505 2309
% 60

102 398 AHMETTAI A HAŞANOĞLU5C 7 13 2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 12 0,00 10 10 6,67 27 59 7,34 229,850 10 102 1138 1515 2324
% 61

103 254 ECRİN AKİZ ÇAĞRIBAY 5B 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 12 0,00 8 12 4,00 28 57 9,00 229,485 17 103 1140 1517 2328
% 61

104 814 SÜLEYMAN BAYRAM 5E 4 9 1,00 2 6 0,00 3 2 2,33 0 6 -2,00 6 9 3,00 7 10 3,67 22 42 8,00 228,413 20 104 1150 1531 2350
% 61

105 543 HARUN BUKET İ 5E 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 31 59 11,34 228,041 21 105 1152 1533 2357
% 61

106 870 ZEREN KUYULDAR 5B 4 14 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 3 3,00 5 13 0,67 8 12 4,00 31 52 13,66 227,600 18 106 1154 1538 2363
% 62

107 551 ECRİN FEYZİ 5G 6 12 2,00 3 5 1,33 4 6 2,00 2 4 0,67 4 11 0,33 7 10 3,67 26 48 10,00 227,024 18 107 1159 1546 2375
% 62

108 50700 FIRAT SİNE 5C 2 6 0,00 7 2 6,33 5 3 4,00 4 4 2,67 2 6 0,00 6 11 2,33 26 32 15,33 226,536 11 108 1163 1553 2383
% 62

109 711 MİRZA BUĞRAHAN 5E 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 29 61 8,67 226,034 22 109 1169 1562 2395
% 62

110 0 YUŞA EMEKTAR 5D 5 15 0,00 4 6 2,00 3 5 1,33 8 10 4,67 6 14 1,33 26 50 9,33 225,967 13 110 1170 1563 2396
% 62

111 330 HELİN AKBAY 5F 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 225,281 13 111 1176 1574 2411
% 63

112 760 NEHİR BUTAKIN 5F 3 15 -2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 27 41 13,33 225,178 14 112 1178 1578 2416
% 63

113 478 BELİNAY ÇAĞRITEKİN 5A 5 11 1,33 6 3 5,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 7 7 4,67 21 31 10,67 225,138 17 113 1180 1580 2418
% 63

114 736 M.ENSAR KIZILKAYA 5B 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 27 63 6,00 224,776 19 114 1185 1588 2426
% 63

115 800 SADİYE DEMİR 5B 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 10 2,67 5 15 0,00 30 56 11,33 224,255 20 115 1188 1591 2433
% 63

116 833 HASAN GÜLEN 5C 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 13 1,67 5 14 0,33 26 62 5,33 223,237 12 116 1202 1614 2460
% 64

117 623 İLKNUR DAVRAN 5D 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 27 63 6,01 222,218 14 117 1212 1630 2480
% 65

118 211 ÇINAR BURULDAY 5A 3 15 -2,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 3 4 1,67 5 9 2,00 9 10 5,67 25 51 8,01 222,209 18 118 1213 1631 2481
% 65

119 780 ÖMER FARUK TAŞAR 5C 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 31 57 12,00 222,079 13 119 1216 1634 2484
% 65

120 731 MUHAMMED KORKMAZ5E 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 5 2 4,33 19 29 9,33 222,027 23 120 1217 1635 2485
% 65

121 91 AZAD ENEZZ 5C 6 12 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 6 10 2,67 2 18 -4,00 32 51 15,00 221,746 14 121 1221 1640 2492
% 65

122 799 SABIR BAYINDI R 5B 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 28 62 7,33 220,259 21 122 1235 1667 2535
% 66

123 339 EMİR YILDİRİM 5B 7 11 3,33 1 9 -2,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 13 0,67 23 62 2,33 218,987 22 123 1244 1681 2555
% 67

124 717 MUHAMMEDAL POL 5D 7 13 2,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 33 56 14,35 218,916 15 124 1246 1684 2559
% 67

125 300 ESMANUR KORKM 5G 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 9 11 5,33 31 58 11,66 218,167 19 125 1255 1697 2576
% 67

126 115 MİNA BARUNDUK 5G 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 13 0,67 7 13 2,67 29 59 9,34 215,681 20 126 1281 1739 2646
% 69

127 423 ENES ŞAHİN 5F 5 15 0,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 29 60 8,99 215,095 15 127 1284 1744 2654
% 69

128 796 RÜMEYSA AYDAN 5A 9 10 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 13 -1,33 4 11 0,33 23 57 4,00 214,254 19 128 1293 1756 2674
% 70

129 666 MELİSA BARU AY 5B 0 12 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 5 0,33 4 12 0,00 11 9 8,00 23 52 5,67 213,259 23 129 1303 1772 2692
% 70

130 401 M.EMİR. ÇARBOĞA. 5C 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 23 67 0,67 212,867 15 130 1310 1781 2705
% 71

131 243 SAİD GÜLEN 5G 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 212,766 21 131 1314 1785 2710
% 71

132 840 YAHYA SUSEVEN 5F 8 12 4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 5 1,33 4 14 -0,67 6 14 1,33 24 62 3,33 211,605 16 132 1325 1802 2742
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

KATILIMLAR

133 809 EFE AYDAR 5F 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 27 63 6,00 211,314 17 133 1329 1809 2752
% 72

134 629 İSMAİL KOCİHAN 5A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 12 3,00 7 12 3,00 24 64 2,67 211,244 20 134 1330 1811 2755
% 72

135 845 YAREN BOĞAKAN 5C 2 16 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 6 10 2,67 5 12 1,00 27 53 9,34 210,923 16 135 1334 1817 2764
% 72

136 650 LORİN TAMTAŞ 5F 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 26 64 4,66 210,151 18 136 1336 1822 2775
% 72

137 841 YAKUP ÇETKİN 5A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 209,750 21 137 1339 1827 2783
% 73

138 486 ESMA TOPRAKTAN 5D 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,67 208,453 16 138 1353 1850 2815
% 73

139 119 BEDİRHAN DAĞ 5B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 10 2,67 7 13 2,67 23 63 2,01 208,134 24 139 1357 1854 2820
% 74

140 471 ESER TURĞUT 5A 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,67 206,670 22 140 1378 1889 2872
% 75

141 594 HİVDABETÜL BALIK 5D 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 10 10 6,67 28 62 7,33 206,336 17 141 1380 1894 2881
% 75

142 819 TOPR KSUU BÜRKEK . 5C 4 16 -1,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 5 15 0,00 25 63 4,00 205,546 17 142 1388 1909 2903
% 76

143 256 CEMRE SONAKALAN 5C 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 6 14 1,33 6 14 1,33 27 62 6,32 205,504 18 143 1390 1911 2905
% 76

144 0 A    H Y   BÜÜ   K 5A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 66 2,01 205,248 23 144 1393 1916 2911
% 76

145 844 YAREN ALA 5B 6 14 1,33 3 7 0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 3 14 -1,67 6 11 2,33 22 58 2,66 204,205 25 145 1402 1929 2937
% 77

146 850 YAVUZ BARUNDUK 5 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 25 65 3,33 203,790 1 146 1411 1940 2950
% 77

147 794 REVAN SEV 5F 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 23 67 0,67 202,043 19 147 1429 1965 2995
% 78

148 782 ÖMER TOKAY 5D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 23 67 0,66 200,920 18 148 1440 1987 3036
% 79

149 876 ZEYNEP BURULDAY 5E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 24 66 2,00 200,793 24 149 1442 1990 3039
% 79

150 605 H   EYİN KARNNA 5A 4 15 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 7 12 3,00 4 14 -0,67 22 63 1,00 200,282 24 150 1453 2006 3066
% 80

151 456 EMİR HAN HAN 5D 6 13 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 21 68 -1,66 200,239 19 151 1456 2010 3071
% 80

152 4487 EYLÜL SU ALTI  AŞ 5D 9 9 6,00 3 6 1,00 0 8 -2,67 2 6 0,00 2 13 -2,33 3 15 -2,00 19 57 0,00 199,266 20 152 1465 2025 3096
% 81

153 537 H AM BUDANCİR 5C 3 16 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 64 3,67 198,174 19 153 1478 2045 3133
% 82

154 602 HÜSEYİN ELHATISARI 5F 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,66 196,008 20 154 1495 2077 3200
% 83

155 241 EMİR BOĞAKAN 5C 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,01 195,265 20 155 1501 2085 3213
% 84

156 334 EYÜP ÇİNTAY 5D 4 16 -1,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 14 0,33 7 11 3,33 19 67 -3,34 195,072 21 156 1505 2095 3225
% 84

157 723 EMİR AFŞİN 5D 2 18 -4,00 4 6 2,00 0 4 -1,33 3 3 2,00 3 15 -2,00 9 11 5,33 21 57 2,00 194,680 22 157 1509 2101 3238
% 84

158 761 NEHİR ESTELİK 5A 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 9 0,00 5 15 0,00 21 59 1,34 194,501 25 158 1512 2106 3244
% 85

159 571 HAYRUNNİSA ÇİNTAY 5F 8 10 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 2 16 -3,33 2 15 -3,00 21 59 1,34 194,108 21 159 1515 2111 3253
% 85

160 107 A ADH MZ A TALABAĞA5A 3 14 -1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 4 11 0,33 5 14 0,33 21 59 1,32 193,557 26 160 1521 2121 3268
% 85

161 812 SU   R  K BÜRKEK 5C 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 23 66 1,01 193,107 21 161 1524 2125 3278
% 85

162 861 YU SUF ŞAHİN 5G 4 11 0,33 5 4 3,67 4 4 2,67 4 6 2,00 0 20 -6,67 7 13 2,67 24 58 4,67 193,036 22 162 1527 2128 3281
% 86

163 0 İN    A N 5C 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 192,196 22 163 1538 2147 3308
% 86

164 640 ÇINAR BAĞBARS 5G 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 3 4,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 23 65 1,33 191,252 23 164 1546 2161 3338
% 87

165 739 MUH M ET ERTEN 5C 4 12 0,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 14 -0,67 4 16 -1,33 21 61 0,67 190,417 23 165 1554 2176 3369
% 88
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

KATILIMLAR

166 849 YASİR ROÇAK 5G 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 22 68 -0,66 189,919 24 166 1559 2186 3386
% 88

167 619 İKRANAZ TOK 5C 3 12 -1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 60 0,00 185,125 24 167 1590 2245 3515
% 92

168 487 RABİA SÖZEN 5F 7 12 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 20 69 -3,01 184,499 22 168 1597 2257 3532
% 92

169 879 ZEYNEP PY KAYITMAZT N5F 2 13 -2,33 2 5 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 4 13 -0,33 5 12 1,00 15 55 -3,33 184,471 23 169 1598 2258 3534
% 92

170 639 KEREM ÇİNTAY 5C 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,66 182,907 25 170 1609 2272 3577
% 93

171 242 EBRAR BAHADIR 5D 5 14 0,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 19 68 -3,66 179,084 23 171 1629 2304 3648
% 95

172 109 BAHOZ AVAR 5G 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 70 -3,33 178,153 25 172 1636 2316 3665
% 96

173 25 AHMET ARI N 2D 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 177,402 1 173 1638 2319 3678
% 96

174 858 YUSUF KÖMÜRCÜ 5G 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 19 71 -4,67 176,548 26 174 1647 2332 3700
% 96

175 835 VEYSEL BAGATARHAN 5B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 3 16 -2,33 17 71 -6,67 174,841 26 175 1653 2342 3725
% 97

176 869 ZELAL ÇAMUKA 5A 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 14 -1,67 6 14 1,33 18 69 -5,01 174,825 27 176 1654 2344 3727
% 97

177 689 MERYEM KANAZ 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,01 174,516 27 177 1656 2346 3731
% 97

178 80 ASİYE DİLD ÇAMUKA 5F 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 171,319 24 178 1664 2358 3763
% 98

179 851 YILMZ BARULAY 5C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 72 -6,01 163,180 26 179 1680 2386 3806
% 99

180 75600 NAZA AKARBULUT 5D 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 3 17 -2,67 14 76 -11,34162,607 24 180 1681 2388 3809
% 99

181 701 MİRAÇFİKRİ GÜNER 5C 4 16 -1,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 14 74 -10,67156,629 27 181 1687 2397 3824
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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2D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 2D

KATILIMLAR

1 25 AHMET ARI N 2D 4 16 -1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 177,402 1 173 1638 2319 3678
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 850 YAVUZ BARUNDUK 5 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 25 65 3,33 203,790 1 146 1411 1940 2950
% 77

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 751 MUSHAB EYÜ BALAT 5A 16 3 15,00 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 2 5 0,33 12 8 9,33 47 28 37,66 322,186 1 14 442 540 888
% 23

2 83 ASY A AKBULUT 5A 12 7 9,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 2 2,33 3 5 1,33 12 7 9,67 43 27 34,00 305,336 2 25 546 679 1131
% 29

3 154 BEYZA AKBAŞ 5A 9 7 6,67 7 3 6,00 3 2 2,33 5 2 4,33 5 5 3,33 12 5 10,33 41 24 32,99 301,501 3 27 578 719 1193
% 31

4 424 ENSAR EMİR BAYAR        Ş5A 11 6 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 2 2,33 5 13 0,67 10 10 6,67 40 40 26,67 281,841 4 35 707 896 1451
% 38

5 770 NUR ZEYNEP KOBA 5A 10 6 8,00 3 7 0,67 3 4 1,67 2 5 0,33 5 12 1,00 10 10 6,67 33 44 18,34 266,080 5 50 824 1060 1689
% 44

6 286 ELİF İKRA ÇELİK 5A 5 2 4,33 5 4 3,67 4 2 3,33 0 1 -0,33 1 2 0,33 9 6 7,00 24 17 18,33 255,826 6 67 917 1191 1874
% 49

7 549 HATİCE TARAÇ 5A 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 2 1,33 3 8 0,33 11 9 8,00 29 45 13,99 252,646 7 69 943 1225 1926
% 50

8 515 HAM  UR KORKMAZ 5A 7 11 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 6 13 1,67 10 10 6,67 34 52 16,67 252,165 8 70 947 1230 1933
% 50

9 8810 SİMANUR BAYSANGUR5A 7 8 4,33 3 6 1,00 3 5 1,33 0 4 -1,33 4 10 0,67 10 7 7,67 27 40 13,67 250,255 9 73 964 1254 1964
% 51

10 714 MUHAMMEDAL BÜTÜN5A 6 10 2,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 1 4 -0,33 9 5 7,33 22 26 13,34 241,054 10 81 1044 1367 2120
% 55

11 818 TAHA BULUT 5A 7 11 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 14 0,33 7 12 3,00 34 52 16,66 240,992 11 82 1046 1369 2122
% 55

12 777 ÖMER ALİ ÇAHAN 5A 5 12 1,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 0 9 -3,00 10 10 6,67 8 12 4,00 27 56 8,34 238,889 12 86 1063 1398 2158
% 56

13 752 MUSTAFA ETİK 5A 8 11 4,33 3 5 1,33 3 6 1,00 4 2 3,33 3 1 2,67 5 12 1,00 26 37 13,66 238,211 13 87 1069 1408 2174
% 57

14 735 MUHAMEDENE ÇAPAK 5A 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,34 235,253 14 97 1101 1451 2237
% 58

15 788 RABİA BUDAK 5A 6 9 3,00 5 3 4,00 3 4 1,67 2 4 0,67 1 5 -0,67 7 7 4,67 24 32 13,34 235,044 15 98 1102 1454 2240
% 58

16 236 MEDİNEGÜLL BEGİÇ 5A 7 12 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 29 60 9,00 230,694 16 100 1128 1499 2302
% 60

17 478 BELİNAY ÇAĞRITEKİN 5A 5 11 1,33 6 3 5,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 7 7 4,67 21 31 10,67 225,138 17 113 1180 1580 2418
% 63

18 211 ÇINAR BURULDAY 5A 3 15 -2,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 3 4 1,67 5 9 2,00 9 10 5,67 25 51 8,01 222,209 18 118 1213 1631 2481
% 65

19 796 RÜMEYSA AYDAN 5A 9 10 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 13 -1,33 4 11 0,33 23 57 4,00 214,254 19 128 1293 1756 2674
% 70

20 629 İSMAİL KOCİHAN 5A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 12 3,00 7 12 3,00 24 64 2,67 211,244 20 134 1330 1811 2755
% 72

21 841 YAKUP ÇETKİN 5A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 209,750 21 137 1339 1827 2783
% 73

22 471 ESER TURĞUT 5A 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,67 206,670 22 140 1378 1889 2872
% 75

23 0 A    H Y   BÜÜ   K 5A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 66 2,01 205,248 23 144 1393 1916 2911
% 76

24 605 H   EYİN KARNNA 5A 4 15 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 7 12 3,00 4 14 -0,67 22 63 1,00 200,282 24 150 1453 2006 3066
% 80

25 761 NEHİR ESTELİK 5A 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 9 0,00 5 15 0,00 21 59 1,34 194,501 25 158 1512 2106 3244
% 85

26 107 A ADH MZ A TALABAĞA5A 3 14 -1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 4 11 0,33 5 14 0,33 21 59 1,32 193,557 26 160 1521 2121 3268
% 85

27 869 ZELAL ÇAMUKA 5A 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 14 -1,67 6 14 1,33 18 69 -5,01 174,825 27 176 1654 2344 3727
% 97
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5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 482 MİRAÇALİ YILDIZ 5B 15 3 14,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 13 -1,33 15 5 13,33 57 27 48,01 342,264 1 7 321 398 668
% 17

2 536 HAMZA BULUT 5B 4 3 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 11 5,33 17 2 16,33 55 21 47,99 336,552 2 9 350 437 727
% 19

3 225 DENİZ BAŞTU 5B 13 5 11,33 8 2 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 5 10 1,67 16 4 14,67 51 29 41,33 334,948 3 10 357 446 742
% 19

4 754 MUSTAFA E KÖKSAL 5B 9 5 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 1 3,67 9 7 6,67 11 6 9,00 48 24 40,01 321,883 4 15 445 543 893
% 23

5 654 MHALİL BALTACI 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 4 1 3,67 2 4 0,67 10 6 8,00 9 5 7,33 41 25 32,67 307,422 5 23 534 664 1100
% 29

6 724 EMİR TUNÇ 5B 12 6 10,00 3 7 0,67 4 3 3,00 5 5 3,33 9 7 6,67 9 8 6,33 42 36 30,00 304,558 6 26 554 689 1144
% 30

7 811 SONER KUYULDAR 5B 11 9 8,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 3 0,00 15 5 13,33 36 38 23,33 288,034 7 33 668 845 1369
% 36

8 295 ELİF SUDE ÇİNTAY 5B 10 8 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 8 2,33 8 12 4,00 37 44 22,33 268,688 8 47 806 1035 1648
% 43

9 715 MUHAMMEDAL ÇİÇEK 5B 6 11 2,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 11 9 8,00 8 10 4,67 33 49 16,67 261,399 9 54 873 1129 1782
% 46

10 764 NİDA KORKUTATA 5B 6 11 2,33 5 4 3,67 3 5 1,33 3 11 -0,67 14 6 12,00 31 37 18,66 259,692 10 59 886 1148 1807
% 47

11 866 ZEHRA NEJL TURHAN 5B 9 10 5,67 6 4 4,67 3 6 1,00 4 6 2,00 6 11 2,33 8 12 4,00 36 49 19,67 258,499 11 62 896 1159 1826
% 48

12 614 IRMAK KARATAŞ 5B 4 4 2,67 7 3 6,00 2 1 1,67 3 4 1,67 1 2 0,33 11 8 8,33 28 22 20,67 257,811 12 63 902 1169 1842
% 48

13 882 ZEYNEP SUNAR 5B 6 13 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 9 6 7,00 8 11 4,33 34 49 17,67 257,788 13 64 903 1170 1843
% 48

14 502 EYYÜP SEFA ÇİNTAY 5B 5 12 1,00 7 3 6,00 4 4 2,67 4 6 2,00 5 11 1,33 10 10 6,67 35 46 19,67 250,343 14 72 962 1251 1961
% 51

15 84 ASYA YANAR 5B 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 12 8 9,33 35 55 16,66 242,743 15 79 1034 1355 2101
% 55

16 789 RANA KOCA 5B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 11 3,33 8 12 4,00 32 56 13,34 242,427 16 80 1037 1359 2106
% 55

17 254 ECRİN AKİZ ÇAĞRIBAY 5B 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 4 12 0,00 8 12 4,00 28 57 9,00 229,485 17 103 1140 1517 2328
% 61

18 870 ZEREN KUYULDAR 5B 4 14 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 3 3,00 5 13 0,67 8 12 4,00 31 52 13,66 227,600 18 106 1154 1538 2363
% 62

19 736 M.ENSAR KIZILKAYA 5B 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 27 63 6,00 224,776 19 114 1185 1588 2426
% 63

20 800 SADİYE DEMİR 5B 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 10 2,67 5 15 0,00 30 56 11,33 224,255 20 115 1188 1591 2433
% 63

21 799 SABIR BAYINDI R 5B 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 28 62 7,33 220,259 21 122 1235 1667 2535
% 66

22 339 EMİR YILDİRİM 5B 7 11 3,33 1 9 -2,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 13 0,67 23 62 2,33 218,987 22 123 1244 1681 2555
% 67

23 666 MELİSA BARU AY 5B 0 12 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 5 0,33 4 12 0,00 11 9 8,00 23 52 5,67 213,259 23 129 1303 1772 2692
% 70

24 119 BEDİRHAN DAĞ 5B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 10 2,67 7 13 2,67 23 63 2,01 208,134 24 139 1357 1854 2820
% 74

25 844 YAREN ALA 5B 6 14 1,33 3 7 0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 3 14 -1,67 6 11 2,33 22 58 2,66 204,205 25 145 1402 1929 2937
% 77

26 835 VEYSEL BAGATARHAN 5B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 3 16 -2,33 17 71 -6,67 174,841 26 175 1653 2342 3725
% 97
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5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 871 ZEYNEB SÜM ÖNALAN 5C 13 6 11,00 7 1 6,67 6 3 5,00 2 0 2,00 11 2 10,33 13 7 10,67 52 19 45,67 354,142 1 4 260 321 542
% 14

2 174 EYLÜL KOTA N 5C 11 7 8,67 5 5 3,33 7 1 6,67 2 6 0,00 8 8 5,33 14 5 12,33 47 32 36,33 324,219 2 13 427 524 860
% 22

3 589 HİRANUR. KAYA 5C 12 5 10,33 9 1 8,67 7 2 6,33 4 5 2,33 4 12 0,00 11 7 8,67 47 32 36,33 305,402 3 24 545 678 1130
% 29

4 725 M ENSAR BİNGÖL 5C 10 10 6,67 6 4 4,67 5 4 3,67 2 6 0,00 8 10 4,67 7 13 2,67 38 47 22,35 269,317 4 46 801 1029 1636
% 43

5 659 MELİKE BARASI 5C 2 6 0,00 1 2 0,33 5 2 4,33 4 5 2,33 4 0 4,00 8 2 7,33 24 17 18,32 254,338 5 68 930 1207 1900
% 50

6 338 HİRA İNCE 5C 7 13 2,67 2 6 0,00 5 5 3,33 5 4 3,67 7 11 3,33 8 12 4,00 34 51 17,00 248,898 6 76 979 1274 1986
% 52

7 716 M ALİ KÖMÜRATEŞ 5C 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,34 248,026 7 77 987 1284 1999
% 52

8 790 RANA ORTAK 5C 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 13 -0,33 8 12 4,00 35 52 17,67 240,352 8 83 1051 1377 2133
% 56

9 685 MERYEM ÇİBİK 5C 4 6 2,00 4 2 3,33 3 3 2,00 4 1 3,67 2 5 0,33 7 8 4,33 24 25 15,66 237,624 9 92 1078 1418 2187
% 57

10 398 AHMETTAI A HAŞANOĞLU5C 7 13 2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 12 0,00 10 10 6,67 27 59 7,34 229,850 10 102 1138 1515 2324
% 61

11 50700 FIRAT SİNE 5C 2 6 0,00 7 2 6,33 5 3 4,00 4 4 2,67 2 6 0,00 6 11 2,33 26 32 15,33 226,536 11 108 1163 1553 2383
% 62

12 833 HASAN GÜLEN 5C 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 13 1,67 5 14 0,33 26 62 5,33 223,237 12 116 1202 1614 2460
% 64

13 780 ÖMER FARUK TAŞAR 5C 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 31 57 12,00 222,079 13 119 1216 1634 2484
% 65

14 91 AZAD ENEZZ 5C 6 12 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 6 10 2,67 2 18 -4,00 32 51 15,00 221,746 14 121 1221 1640 2492
% 65

15 401 M.EMİR. ÇARBOĞA. 5C 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 23 67 0,67 212,867 15 130 1310 1781 2705
% 71

16 845 YAREN BOĞAKAN 5C 2 16 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 4 3,67 6 10 2,67 5 12 1,00 27 53 9,34 210,923 16 135 1334 1817 2764
% 72

17 819 TOPR KSUU BÜRKEK . 5C 4 16 -1,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 5 15 0,00 25 63 4,00 205,546 17 142 1388 1909 2903
% 76

18 256 CEMRE SONAKALAN 5C 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 6 14 1,33 6 14 1,33 27 62 6,32 205,504 18 143 1390 1911 2905
% 76

19 537 H AM BUDANCİR 5C 3 16 -2,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 64 3,67 198,174 19 153 1478 2045 3133
% 82

20 241 EMİR BOĞAKAN 5C 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,01 195,265 20 155 1501 2085 3213
% 84

21 812 SU   R  K BÜRKEK 5C 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 7 13 2,67 23 66 1,01 193,107 21 161 1524 2125 3278
% 85

22 0 İN    A N 5C 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 192,196 22 163 1538 2147 3308
% 86

23 739 MUH M ET ERTEN 5C 4 12 0,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 14 -0,67 4 16 -1,33 21 61 0,67 190,417 23 165 1554 2176 3369
% 88

24 619 İKRANAZ TOK 5C 3 12 -1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 60 0,00 185,125 24 167 1590 2245 3515
% 92

25 639 KEREM ÇİNTAY 5C 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,66 182,907 25 170 1609 2272 3577
% 93

26 851 YILMZ BARULAY 5C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 72 -6,01 163,180 26 179 1680 2386 3806
% 99

27 701 MİRAÇFİKRİ GÜNER 5C 4 16 -1,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 14 74 -10,67156,629 27 181 1687 2397 3824
% 100
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 661 MELİS BOY AZ 5D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 1 3,67 2 0 2,00 17 3 16,00 58 9 55,01 371,984 1 3 176 219 384
% 10

2 846 YAREN DURMUŞ 5D 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 10 6,67 11 9 8,00 50 40 36,67 321,615 2 16 447 545 895
% 23

3 125 UMUT SÖNMEZ 5D 14 6 12,00 7 3 6,00 7 1 6,67 3 1 2,67 9 7 6,67 7 9 4,00 47 27 38,01 318,449 3 17 472 574 944
% 25

4 562 HAVVA PANCAR 5D 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 40 50 23,33 276,364 4 40 744 951 1528
% 40

5 436 ENSAR VAROL 5D 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 10 10 6,67 44 46 28,67 273,739 5 41 765 979 1565
% 41

6 308 ELİZAN GÜNERİGÖK 5D 9 4 7,67 3 7 0,67 2 5 0,33 6 3 5,00 2 2 1,33 9 10 5,67 31 31 20,67 266,428 6 48 819 1054 1682
% 44

7 79 RAVZA KORKUTATA 5D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 8 12 4,00 10 10 6,67 34 55 15,67 259,066 7 61 890 1153 1816
% 47

8 496 EYÜP BÜRKÜK 5D 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 13 7 10,67 34 56 15,34 250,737 8 71 957 1244 1952
% 51

9 767 NİSANUR TOKUŞ 5D 8 11 4,33 6 4 4,67 6 3 5,00 2 7 -0,33 6 12 2,00 7 13 2,67 35 50 18,34 249,861 9 74 971 1261 1973
% 51

10 740 MUSA ÇAĞRIBAY 5D 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 4 1,67 4 15 -1,00 8 11 4,33 33 52 15,66 243,745 10 78 1023 1340 2082
% 54

11 699 MİRAÇ DEMİR 5D 7 10 3,67 6 4 4,67 2 6 0,00 6 7 3,67 5 12 1,00 26 39 13,01 238,179 11 89 1072 1412 2178
% 57

12 704 MİRAÇ ÖMER ÇEÇEN 5D 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 11 8 8,33 4 16 -1,33 31 58 11,66 236,932 12 95 1086 1430 2203
% 57

13 0 YUŞA EMEKTAR 5D 5 15 0,00 4 6 2,00 3 5 1,33 8 10 4,67 6 14 1,33 26 50 9,33 225,967 13 110 1170 1563 2396
% 62

14 623 İLKNUR DAVRAN 5D 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 27 63 6,01 222,218 14 117 1212 1630 2480
% 65

15 717 MUHAMMEDAL POL 5D 7 13 2,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 33 56 14,35 218,916 15 124 1246 1684 2559
% 67

16 486 ESMA TOPRAKTAN 5D 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,67 208,453 16 138 1353 1850 2815
% 73

17 594 HİVDABETÜL BALIK 5D 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 10 10 6,67 28 62 7,33 206,336 17 141 1380 1894 2881
% 75

18 782 ÖMER TOKAY 5D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 23 67 0,66 200,920 18 148 1440 1987 3036
% 79

19 456 EMİR HAN HAN 5D 6 13 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 21 68 -1,66 200,239 19 151 1456 2010 3071
% 80

20 4487 EYLÜL SU ALTI  AŞ 5D 9 9 6,00 3 6 1,00 0 8 -2,67 2 6 0,00 2 13 -2,33 3 15 -2,00 19 57 0,00 199,266 20 152 1465 2025 3096
% 81

21 334 EYÜP ÇİNTAY 5D 4 16 -1,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 14 0,33 7 11 3,33 19 67 -3,34 195,072 21 156 1505 2095 3225
% 84

22 723 EMİR AFŞİN 5D 2 18 -4,00 4 6 2,00 0 4 -1,33 3 3 2,00 3 15 -2,00 9 11 5,33 21 57 2,00 194,680 22 157 1509 2101 3238
% 84

23 242 EBRAR BAHADIR 5D 5 14 0,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 19 68 -3,66 179,084 23 171 1629 2304 3648
% 95

24 75600 NAZA AKARBULUT 5D 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 18 -4,00 3 17 -2,67 14 76 -11,34162,607 24 180 1681 2388 3809
% 99
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 511 GÖH AN Ö ATASOY 5E 15 4 13,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 10 5,67 9 10 5,67 51 36 39,02 325,320 1 11 424 521 852
% 22

2 807 SENA GÜÇDEN 5E 14 6 12,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 18 -4,00 17 3 16,00 49 41 35,34 314,013 2 19 500 612 1006
% 26

3 839 YAHYA   İR ÇELİKTEN 5E 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 12 2,00 11 9 8,00 51 37 38,66 310,012 3 22 522 645 1070
% 28

4 96 AZRA ATALAY 5E 11 7 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 9 3,00 11 9 8,00 45 37 32,66 300,096 4 28 589 734 1213
% 32

5 829 ÜMMÜHAN ÇELİK 5E 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8,00 3 1 2,67 3 4 1,67 12 3 11,00 38 12 34,00 298,509 5 29 599 749 1234
% 32

6 326 UMUT BULGAY 5E 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 11 9 8,00 8 12 4,00 46 44 31,34 296,128 6 30 614 770 1266
% 33

7 596 ENSAR ENSAR BALIK 5E 11 9 8,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 9 5,00 8 9 5,00 44 40 30,66 292,454 7 32 639 800 1317
% 34

8 245 ECRİN BARAÇ 5E 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 42 48 26,00 287,192 8 34 672 853 1382
% 36

9 750 MUSAP ATALAY 5E 6 10 2,67 6 3 5,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 8 3,33 13 6 11,00 38 39 25,00 280,191 9 38 721 918 1478
% 39

10 252 ECRİN İKİZ 5E 8 6 6,00 6 3 5,00 3 5 1,33 1 3 0,00 2 2 1,33 11 7 8,67 31 26 22,33 273,122 10 42 773 992 1583
% 41

11 346 FURKAN MENEKŞE 5E 14 6 12,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 38 52 20,66 272,109 11 44 785 1010 1608
% 42

12 643 KÜBRA BULDAĞ 5E 8 8 5,33 2 7 -0,33 7 2 6,33 6 2 5,33 6 12 2,00 9 9 6,00 38 40 24,66 270,732 12 45 795 1020 1622
% 42

13 853 YUNUS EM BAYNAL 5E 10 5 8,33 6 4 4,67 5 2 4,33 1 5 -0,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 33 34 21,66 266,351 13 49 820 1055 1683
% 44

14 718 MUHAMMEDAL SANCAK5E 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 11 9 8,00 34 56 15,34 260,363 14 56 882 1141 1797
% 47

15 343 YAREN AVCİL 5E 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 35 55 16,66 239,885 15 84 1057 1388 2144
% 56

16 875 NEHİR BAT GE 5E 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 4 13 -0,33 7 9 4,00 31 51 14,00 238,198 16 88 1070 1409 2175
% 57

17 801 SAHRA BOZUKLUHAN 5E 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,00 237,139 17 93 1083 1426 2199
% 57

18 793 RESUL KAPTAN 5E 2 18 -4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 12 8 9,33 33 57 14,00 237,048 18 94 1084 1427 2200
% 57

19 624 İLKNUR SANARO ĞLU 5E 7 11 3,33 6 2 5,33 2 6 0,00 3 5 1,33 4 11 0,33 7 13 2,67 29 48 12,99 232,550 19 99 1119 1482 2281
% 59

20 814 SÜLEYMAN BAYRAM 5E 4 9 1,00 2 6 0,00 3 2 2,33 0 6 -2,00 6 9 3,00 7 10 3,67 22 42 8,00 228,413 20 104 1150 1531 2350
% 61

21 543 HARUN BUKET İ 5E 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 31 59 11,34 228,041 21 105 1152 1533 2357
% 61

22 711 MİRZA BUĞRAHAN 5E 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 29 61 8,67 226,034 22 109 1169 1562 2395
% 62

23 731 MUHAMMED KORKMAZ5E 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 5 2 4,33 19 29 9,33 222,027 23 120 1217 1635 2485
% 65

24 876 ZEYNEP BURULDAY 5E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 24 66 2,00 200,793 24 149 1442 1990 3039
% 79
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5F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5F

KATILIMLAR

1 771 NURSİMA BUDAN 5F 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 18 2 17,33 68 22 60,67 399,101 1 2 99 117 202
% 5,27

2 97 AZRA BARINDUK 5F 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 10 3,67 15 5 13,33 57 28 47,67 351,384 2 5 273 336 566
% 15

3 366 EMİRRAMAZA GÜRLÜ 5F 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 15 5 13,33 50 40 36,65 324,268 3 12 426 523 859
% 22

4 465 BERAT MUTLU 5F 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 12 8 9,33 46 44 31,33 310,185 4 21 521 644 1067
% 28

5 713 MUHAMMEDAL BARASI5F 10 3 9,00 3 7 0,67 6 1 5,67 1 0 1,00 1 3 0,00 11 8 8,33 32 22 24,67 281,655 5 36 709 898 1455
% 38

6 579 HİKMET BURULDAY 5F 8 4 6,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 13 7 10,67 41 40 27,68 280,999 6 37 715 908 1466
% 38

7 272 ELİF BÜRLÜKKARA 5F 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 12 8 9,33 39 51 22,00 262,810 7 53 856 1105 1751
% 46

8 676 MERT ALİ ALKA 5F 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,33 260,714 8 55 877 1134 1789
% 47

9 133 BURAK ANŞİN 5F 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 35 55 16,66 257,224 9 65 910 1180 1853
% 48

10 881 YUSUF DEMİR 5F 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,32 249,659 10 75 974 1265 1977
% 52

11 9692 METEHAN ABRAVA 5F 9 11 5,33 5 5 3,33 0 4 -1,33 8 12 4,00 5 15 0,00 27 47 11,33 237,968 11 90 1074 1414 2182
% 57

12 817 ŞAHİN ÇINAR 5F 8 10 4,67 5 4 3,67 2 9 -1,00 7 7 4,67 22 30 12,01 236,147 12 96 1095 1441 2220
% 58

13 330 HELİN AKBAY 5F 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 60 10,00 225,281 13 111 1176 1574 2411
% 63

14 760 NEHİR BUTAKIN 5F 3 15 -2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 27 41 13,33 225,178 14 112 1178 1578 2416
% 63

15 423 ENES ŞAHİN 5F 5 15 0,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 29 60 8,99 215,095 15 127 1284 1744 2654
% 69

16 840 YAHYA SUSEVEN 5F 8 12 4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 5 1,33 4 14 -0,67 6 14 1,33 24 62 3,33 211,605 16 132 1325 1802 2742
% 71

17 809 EFE AYDAR 5F 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 27 63 6,00 211,314 17 133 1329 1809 2752
% 72

18 650 LORİN TAMTAŞ 5F 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 26 64 4,66 210,151 18 136 1336 1822 2775
% 72

19 794 REVAN SEV 5F 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 23 67 0,67 202,043 19 147 1429 1965 2995
% 78

20 602 HÜSEYİN ELHATISARI 5F 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,66 196,008 20 154 1495 2077 3200
% 83

21 571 HAYRUNNİSA ÇİNTAY 5F 8 10 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 2 16 -3,33 2 15 -3,00 21 59 1,34 194,108 21 159 1515 2111 3253
% 85

22 487 RABİA SÖZEN 5F 7 12 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 20 69 -3,01 184,499 22 168 1597 2257 3532
% 92

23 879 ZEYNEP PY KAYITMAZT N5F 2 13 -2,33 2 5 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 4 13 -0,33 5 12 1,00 15 55 -3,33 184,471 23 169 1598 2258 3534
% 92

24 80 ASİYE DİLD ÇAMUKA 5F 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 171,319 24 178 1664 2358 3763
% 98
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5G SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY502 181 1690 2403 3835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,15 5 4 3,13 4 4 2,94 4 4 2,41 5 9 2,43 9 8 6,17 35 38 22,23 266,960

Okul Ortalaması 7 11 3,71 4 5 2,72 4 5 1,99 3 6 1,15 5 12 1,27 8 11 4,50 32 50 15,34 244,930

SINIF: 5G

KATILIMLAR

1 510 GAMZEGÜL OKUYUCU 5G 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 14 3 13,00 17 3 16,00 73 12 69,00 424,239 1 1 37 43 77
% 2,01

2 755 NACİ EYMEN BURULDAY5G 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 3 2,00 7 13 2,67 18 2 17,33 54 32 43,33 342,273 2 6 320 397 667
% 17

3 69 ARDA BÜTÜN 5G 10 5 8,33 8 2 7,33 7 2 6,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 19 1 18,67 52 32 41,33 340,561 3 8 329 410 686
% 18

4 765 NİRAY BATMAZ 5G 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 8 12 4,00 51 39 38,00 314,906 4 18 492 602 988
% 26

5 298 ELİFNUR BARULAY 5G 15 5 13,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 13 0,67 11 7 8,67 47 39 34,00 310,330 5 20 520 643 1065
% 28

6 743 PINAR BAYINDIR 5G 10 9 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 11 3,33 13 6 11,00 42 44 27,33 295,422 6 31 618 775 1273
% 33

7 847 YASİN DURSUN 5G 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 42 48 26,00 277,004 7 39 739 944 1516
% 40

8 721 MUHAMMED BUKAN 5G 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 6 13 1,67 42 47 26,34 272,463 8 43 779 1002 1597
% 42

9 46 ALİ ALANOĞLU 5G 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 13 1,67 11 9 8,00 36 53 18,33 264,481 9 51 834 1079 1715
% 45

10 138 BERAT BURULAY 5G 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 13 7 10,67 38 52 20,66 263,121 10 52 853 1101 1745
% 46

11 550 HATİCE YILDIRIM 5G 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 14 6 12,00 32 53 14,34 259,990 11 57 883 1143 1802
% 47

12 147 BERAT ORTAK 5G 11 9 8,00 6 4 4,67 3 5 1,33 7 3 6,00 5 15 0,00 7 13 2,67 39 49 22,67 259,883 12 58 885 1145 1804
% 47

13 837 YAĞMUR ÇOBAN 5G 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 37 53 19,34 259,115 13 60 889 1152 1814
% 47

14 681 MERVE DAĞ 5G 10 7 7,67 4 4 2,67 5 1 4,67 4 4 2,67 5 7 2,67 28 23 20,35 256,752 14 66 913 1184 1862
% 49

15 684 MERYEM ATALAY 5G 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 2 1,33 2 4 0,67 8 12 4,00 29 41 15,33 239,578 15 85 1059 1390 2148
% 56

16 867 ZEHRANUR KİREÇ 5G 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 32 58 12,65 237,771 16 91 1075 1415 2183
% 57

17 857 YUSUFHAMZA NAM 5G 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 10 10 6,67 31 59 11,34 230,460 17 101 1131 1505 2309
% 60

18 551 ECRİN FEYZİ 5G 6 12 2,00 3 5 1,33 4 6 2,00 2 4 0,67 4 11 0,33 7 10 3,67 26 48 10,00 227,024 18 107 1159 1546 2375
% 62

19 300 ESMANUR KORKM 5G 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 9 11 5,33 31 58 11,66 218,167 19 125 1255 1697 2576
% 67

20 115 MİNA BARUNDUK 5G 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 13 0,67 7 13 2,67 29 59 9,34 215,681 20 126 1281 1739 2646
% 69

21 243 SAİD GÜLEN 5G 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 212,766 21 131 1314 1785 2710
% 71

22 861 YU SUF ŞAHİN 5G 4 11 0,33 5 4 3,67 4 4 2,67 4 6 2,00 0 20 -6,67 7 13 2,67 24 58 4,67 193,036 22 162 1527 2128 3281
% 86

23 640 ÇINAR BAĞBARS 5G 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 3 4,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 23 65 1,33 191,252 23 164 1546 2161 3338
% 87

24 849 YASİR ROÇAK 5G 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 22 68 -0,66 189,919 24 166 1559 2186 3386
% 88

25 109 BAHOZ AVAR 5G 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 70 -3,33 178,153 25 172 1636 2316 3665
% 96

26 858 YUSUF KÖMÜRCÜ 5G 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 19 71 -4,67 176,548 26 174 1647 2332 3700
% 96

27 689 MERYEM KANAZ 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,01 174,516 27 177 1656 2346 3731
% 97
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