
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

KATILIMLAR

1 560 MİRAY BAKİ 6E 13 6 11,00 6 3 5,00 7 3 6,00 6 3 5,00 7 6 5,00 18 2 17,33 57 23 49,33 362,622 1 1 242 313 526
% 13

2 305 DAMLA GÜLAÇ 6B 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 5 5 3,33 13 1 12,67 56 14 51,33 354,034 1 2 283 364 614
% 15

3 380 ESLEM AĞIRBAŞ 6E 13 3 12,00 7 0 7,00 5 1 4,67 4 2 3,33 3 6 1,00 19 1 18,67 51 13 46,67 353,737 2 3 285 367 618
% 15

4 688 SAHRA AKINCI 6E 13 4 11,67 4 4 2,67 8 1 7,67 3 4 1,67 4 4 2,67 17 1 16,67 49 18 43,02 347,106 3 4 314 406 686
% 17

5 402 EVRA SU KORKMAZ 6C 12 4 10,67 7 1 6,67 8 2 7,33 4 4 2,67 6 8 3,33 16 4 14,67 53 23 45,34 344,864 1 5 332 428 721
% 18

6 601 EREN ALAFTEKİN 6C 14 5 12,33 7 3 6,00 6 1 5,67 4 4 2,67 3 6 1,00 16 3 15,00 50 22 42,67 339,288 2 6 370 481 803
% 20

7 504 LİVA H TIS RU 6E 12 5 10,33 7 1 6,67 4 3 3,00 5 3 4,00 6 8 3,33 16 3 15,00 50 23 42,33 338,570 4 7 375 487 816
% 20

8 555 MİRAÇ ÇAĞRIBAY 6B 14 5 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 6 12 2,00 15 5 13,33 48 35 36,32 327,837 2 8 426 566 960
% 24

9 403 EYLÜL VAROL 6C 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 8 5 6,33 14 5 12,33 49 32 38,33 320,460 3 9 467 620 1059
% 26

10 310 ÇETİN ORTAÇ 6D 10 6 8,00 6 2 5,33 4 4 2,67 5 5 3,33 16 3 15,00 41 20 34,33 319,544 1 10 469 625 1069
% 27

11 74 UMUT KARASU 6E 12 6 10,00 6 3 5,00 6 3 5,00 4 6 2,00 6 8 3,33 13 6 11,00 47 32 36,33 318,628 5 11 475 632 1081
% 27

12 316 DİCLE TUĞRUL 6C 15 3 14,00 5 3 4,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 11 -1,67 13 6 11,00 46 31 35,67 314,971 4 12 497 661 1132
% 28

13 583 M ALİ BULMUŞ 6B 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 14 6 12,00 48 42 34,00 314,265 3 13 506 671 1146
% 29

14 464 NİSA BÜRLÜKKARA 6C 13 4 11,67 7 1 6,67 2 2 1,33 4 2 3,33 11 7 8,67 37 16 31,67 309,035 5 14 543 723 1227
% 31

15 483 İKRA KÜÇÜKKAYA 6A 11 6 9,00 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 13 -0,33 14 4 12,67 45 33 34,01 306,960 1 15 552 736 1257
% 31

16 674 MEŞU AİD BALIK 6E 11 8 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 5 2,33 5 9 2,00 13 5 11,33 44 35 32,32 304,819 6 16 572 767 1294
% 32

17 156 AHMET BUKAN 6B 14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 14 6 12,00 42 38 29,34 302,658 4 17 591 792 1341
% 33

18 333 ECRİN  Y AYDIN 6A 9 7 6,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 3 15 -2,00 17 2 16,33 44 36 32,00 302,138 2 18 597 799 1349
% 34

19 481 HÜSEYİN DAVUTOĞLU 6A 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 17 3 16,00 45 45 30,00 298,747 3 19 622 834 1406
% 35

20 337 ECRİN ELA KAYA 6C 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 7 10 3,67 10 10 6,67 43 38 30,34 294,645 6 20 642 865 1465
% 37

21 82 FERHAN CELAYİR 6B 12 7 9,67 3 5 1,33 7 1 6,67 1 3 0,00 0 1 -0,33 13 7 10,67 36 24 28,01 294,264 5 21 645 869 1472
% 37

22 202 ARAS KESERCİ 5C 9 8 6,33 4 4 2,67 5 5 3,33 3 5 1,33 5 15 0,00 15 3 14,00 41 40 27,66 292,840 1 22 662 893 1505
% 38

23 46300 HAYRUNİSA AKARBULUT6F 8 10 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 2 0,33 6 5 4,33 13 7 10,67 39 33 28,00 292,402 1 23 668 903 1516
% 38

24 468 ENSAR OGRAŞ 6B 10 9 7,00 3 5 1,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 5 7 2,67 14 6 12,00 37 38 24,33 291,061 6 24 683 921 1546
% 39

25 208 NİĞDA ÖZMEN 6E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 12 0,00 13 4 11,67 41 42 27,00 290,765 7 25 686 926 1553
% 39

26 345 ELA HAKAN 6A 9 10 5,67 6 3 5,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 4 14 -0,67 16 2 15,33 39 41 25,33 288,535 4 26 702 953 1597
% 40

27 599 EMİR BOZAĞAÇ 6B 10 5 8,33 4 1 3,67 4 4 2,67 3 5 1,33 3 6 1,00 12 7 9,67 36 28 26,67 288,303 7 27 705 956 1604
% 40

28 360 ELİF ECRİN BAYANAY 6E 8 8 5,33 7 2 6,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 14 4 12,67 40 38 27,32 287,486 8 28 713 967 1619
% 40

29 786 ZEYNEP METİN 6D 6 4 4,67 5 1 4,67 2 1 1,67 1 3 0,00 2 3 1,00 14 1 13,67 30 13 25,68 286,619 2 29 720 978 1635
% 41

30 383 EMRE İNCE 6A 10 9 7,00 3 5 1,33 5 3 4,00 1 4 -0,33 2 10 -1,33 15 3 14,00 36 34 24,67 286,604 5 30 721 980 1637
% 41

31 342 ECRİN NİSA GÖKKAYA 6E 14 6 12,00 6 3 5,00 6 4 4,67 2 6 0,00 2 14 -2,67 11 9 8,00 41 42 27,00 285,776 9 31 730 992 1659
% 41

32 253 BERAT PİŞKİN 6F 9 6 7,00 6 1 5,67 4 3 3,00 2 5 0,33 7 11 3,33 10 9 7,00 38 35 26,33 283,875 2 32 744 1010 1683
% 42

33 367 M SIDDIK BEKİ 6D 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 4 0,67 3 14 -1,67 16 4 14,67 41 42 27,00 283,526 3 33 749 1016 1692
% 42
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Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

KATILIMLAR

34 707 SERHAT ELLERİ 6B 10 7 7,67 2 3 1,00 3 6 1,00 2 5 0,33 4 8 1,33 13 7 10,67 34 36 22,00 281,842 8 34 762 1036 1728
% 43

35 670 NURSENA KORKMAZ 6C 12 7 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 8 11 4,33 39 38 26,33 281,808 7 35 764 1038 1730
% 43

36 222 AZRA BOĞAKAN 6D 10 6 8,00 4 4 2,67 3 6 1,00 3 4 1,67 2 11 -1,67 13 3 12,00 35 34 23,67 280,815 4 36 777 1058 1752
% 44

37 155 ECRİN BARAN 6A 12 8 9,33 2 6 0,00 2 5 0,33 7 3 6,00 2 14 -2,67 13 5 11,33 38 41 24,32 280,444 6 37 783 1067 1763
% 44

38 582 NAZLI KESKİN 6F 9 7 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 1 2 0,33 0 3 -1,00 14 5 12,33 30 22 22,66 278,563 3 38 791 1088 1798
% 45

39 348 ELANUR ELALDI 6B 6 8 3,33 3 2 2,33 5 2 4,33 1 2 0,33 3 4 1,67 13 3 12,00 31 21 23,99 278,470 9 39 792 1089 1799
% 45

40 757 YASİN ÇAVLI 6D 9 8 6,33 7 2 6,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 12 -1,00 12 5 10,33 35 34 23,66 274,505 5 40 826 1139 1883
% 47

41 232 TALHA KAPU 6D 8 12 4,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 9 5,00 12 7 9,67 35 50 18,34 272,584 6 41 843 1159 1913
% 48

42 584 MUHAMMEDAL ÇABUK 6B 5 14 0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 6 14 1,33 14 6 12,00 39 41 25,33 271,948 10 42 852 1170 1932
% 48

43 351 ELANUR UYĞUN 6C 9 8 6,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 4 3,67 4 8 1,33 9 7 6,67 36 36 24,00 271,848 8 43 853 1172 1934
% 48

44 528 MELEK TOPLU 6D 7 8 4,33 4 2 3,33 6 2 5,33 1 1 0,67 1 7 -1,33 12 2 11,33 31 22 23,66 271,372 7 44 859 1180 1944
% 49

45 529 MELİKE BEĞBOĞA 6E 11 5 9,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 10 9 7,00 32 40 18,67 270,510 10 45 870 1195 1965
% 49

46 130 SİRAÇ TA IK 6E 5 7 2,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 6 8 3,33 13 4 11,67 28 30 18,00 269,594 11 46 877 1207 1982
% 49

47 262 DAVUD ATEŞ 6D 7 5 5,33 8 2 7,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 11 6 9,00 32 25 23,66 269,504 8 47 880 1211 1987
% 50

48 621 MUSTAFA BUTAKU 6C 7 4 5,67 4 2 3,33 5 2 4,33 3 9 0,00 10 4 8,67 29 21 22,00 268,930 9 48 885 1218 1998
% 50

49 235 BATUHAN KARAASLAN6B 8 10 4,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 12 6 10,00 36 49 19,66 268,562 11 49 889 1222 2003
% 50

50 394 ERVA ÇAMKURU 6E 8 5 6,33 4 2 3,33 5 2 4,33 2 4 0,67 4 10 0,67 8 5 6,33 31 28 21,66 266,041 12 50 913 1260 2068
% 52

51 753 YAREN ÇELİKAYAK 6C 9 7 6,67 3 4 1,67 4 4 2,67 2 1 1,67 5 8 2,33 8 8 5,33 31 32 20,34 266,025 10 51 914 1261 2069
% 52

52 519 MUHAMMED ARSLAN 6A 7 11 3,33 3 5 1,33 2 6 0,00 3 6 1,00 8 9 5,00 10 8 7,33 33 45 17,99 264,503 7 52 923 1275 2092
% 52

53 280 BERŞAN BULUT 6D 6 9 3,00 4 3 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 3 9,00 5 9 2,00 32 37 19,67 264,125 9 53 929 1281 2100
% 52

54 340 ECRİN KAYA 6D 7 7 4,67 2 5 0,33 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 2 2,33 9 7 6,67 28 26 19,34 263,297 10 54 936 1290 2116
% 53

55 461 MİRAÇ BİLA DOLGUN 6A 11 8 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 8 12 4,00 36 48 19,99 261,380 8 55 953 1313 2150
% 54

56 212 AYŞE BAŞÇİ 6A 6 7 3,67 2 2 1,33 4 6 2,00 5 3 4,00 10 10 6,67 27 28 17,67 261,238 9 56 957 1318 2156
% 54

57 414 İREM BOLELLİ 6B 8 8 5,33 5 3 4,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 13 0,67 9 11 5,33 36 45 20,99 259,290 12 57 974 1340 2198
% 55

58 395 ESİLA AKBAŞ 6F 7 7 4,67 3 4 1,67 3 5 1,33 4 3 3,00 4 7 1,67 9 9 6,00 30 35 18,34 256,723 4 58 1000 1375 2254
% 56

59 444 HAMZA BALIK 6A 7 7 4,67 3 7 0,67 4 3 3,00 4 8 1,33 10 10 6,67 28 35 16,34 255,036 10 59 1022 1407 2297
% 57

60 683 RULİN GÜNDÜZGİDEN 6C 7 7 4,67 1 7 -1,33 1 6 -1,00 2 6 0,00 3 13 -1,33 13 4 11,67 27 43 12,68 253,404 11 60 1039 1432 2335
% 58

61 311 ÇINAR BAKIŞ 6E 10 8 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 4 5 2,33 3 14 -1,67 6 7 3,67 34 42 20,00 252,925 13 61 1044 1439 2345
% 59

62 702 SELİM TEKİNGÜNDÜZ 6F 10 9 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 13 0,67 7 12 3,00 35 51 18,00 252,242 5 62 1050 1446 2356
% 59

63 169 ALEYNA GÖNEN 6D 7 9 4,00 4 5 2,33 3 6 1,00 3 4 1,67 2 11 -1,67 12 8 9,33 31 43 16,66 251,867 11 63 1053 1451 2362
% 59

64 191 AMİNE BERR ANAŞİN 6A 5 14 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 8 9 5,00 9 11 5,33 34 51 16,99 250,647 11 64 1067 1471 2393
% 60

65 748 YAĞMUR ALPAYA 6B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 10 10 6,67 33 56 14,33 250,460 13 65 1068 1474 2397
% 60

66 517 M SAİT DEMİR 6B 7 9 4,00 2 2 1,33 3 0 3,00 1 0 1,00 1 8 -1,67 11 7 8,67 25 26 16,33 250,247 14 66 1073 1479 2404
% 60
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67 617 MELİH ÖZDEMİR 6C 12 6 10,00 5 4 3,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 11 -0,67 5 12 1,00 31 44 16,33 250,054 12 67 1077 1485 2411
% 60

68 779 YUSRA SAVCI 6D 7 12 3,00 2 7 -0,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 7 8 4,33 8 7 5,67 28 45 13,00 249,174 12 68 1090 1503 2437
% 61

69 259 SAMİ YUSUF AVCİL 6D 5 14 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 12 8 9,33 34 51 17,00 247,284 13 69 1111 1539 2482
% 62

70 671 OSMAN BEGİÇ 6A 9 9 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 32 56 13,35 246,571 12 70 1117 1545 2490
% 62

71 679 RAVZA BÜKEY 6A 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 12 8 9,33 32 58 12,65 246,171 13 71 1121 1551 2501
% 62

72 430 AMMAR  SİR GÖRGÜLÜ6E 7 10 3,67 2 6 0,00 7 2 6,33 2 1 1,67 3 6 1,00 8 12 4,00 29 37 16,67 246,004 14 72 1125 1555 2510
% 63

73 425 FATMANUR ÇİBİK 6B 9 7 6,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 4 13 -0,33 9 11 5,33 26 41 12,33 245,759 15 73 1128 1559 2514
% 63

74 344 EIA ER 6F 7 6 5,00 2 3 1,00 6 0 6,00 1 0 1,00 4 6 2,00 4 8 1,33 24 23 16,33 245,074 6 74 1139 1572 2534
% 63

75 664 NİHAT KIZĞIN 6B 10 10 6,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 8 12 4,00 30 55 11,67 244,926 16 75 1141 1575 2538
% 63

76 11700 ADEM KÜÇÜKÖNER 6F 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 10 10 6,67 36 54 18,00 244,714 7 76 1144 1578 2541
% 63

77 324 EBUBEKİR ÇEÇEN 6E 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 4 11 0,33 4 16 -1,33 34 50 17,33 244,424 15 77 1147 1584 2551
% 64

78 455 HAMZA KORKMAZ 6D 6 7 3,67 2 5 0,33 5 4 3,67 0 1 -0,33 4 8 1,33 7 6 5,00 24 31 13,67 244,020 14 78 1149 1590 2560
% 64

79 591 MUHMM ED BAĞBARS 6E 9 5 7,33 5 2 4,33 3 5 1,33 2 3 1,00 3 9 0,00 5 11 1,33 27 35 15,32 243,388 16 79 1153 1595 2569
% 64

80 283 KAAN AVCI 6B 6 8 3,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 3 5 1,33 6 9 3,00 8 11 4,33 26 45 10,99 240,004 17 80 1186 1650 2658
% 66

81 622 MUSTAFA MISIR 6E 6 7 3,67 3 5 1,33 6 2 5,33 0 6 -2,00 5 9 2,00 5 7 2,67 25 36 13,00 239,542 17 81 1191 1659 2670
% 67

82 14 YAKUP ÇİNTAY 6B 7 9 4,00 2 6 0,00 3 3 2,00 2 3 1,00 3 8 0,33 7 6 5,00 24 35 12,33 239,508 18 82 1192 1660 2671
% 67

83 204 ASYA GÜL 6D 10 8 7,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 1 6 -1,00 1 12 -3,00 9 6 7,00 24 45 9,00 238,965 15 83 1199 1671 2686
% 67

84 608 M HAMZA KORLAELÇİ 6E 6 10 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 2 1,33 3 17 -2,67 11 9 8,00 30 50 13,33 236,841 18 84 1215 1703 2734
% 68

85 512 MEDİNE BENZER 6F 7 8 4,33 3 5 1,33 4 5 2,33 0 6 -2,00 1 7 -1,33 8 6 6,00 23 37 10,66 236,319 8 85 1223 1712 2746
% 69

86 36 YUSUF ÇEÇEN 6 5 13 0,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 4 16 -1,33 13 7 10,67 29 56 10,35 236,292 1 86 1224 1713 2748
% 69

87 245 GAMZE ÇAHAN 6D 8 11 4,33 3 6 1,00 3 6 1,00 5 5 3,33 6 10 2,67 5 14 0,33 30 52 12,66 234,906 16 87 1234 1728 2776
% 69

88 134 İSMAİL İNA SELÇUK 6E 6 5 4,33 2 3 1,00 1 2 0,33 2 4 0,67 2 5 0,33 5 4 3,67 18 23 10,33 233,449 19 88 1254 1754 2811
% 70

89 551 MİRAÇ BARASI 6F 4 16 -1,33 5 3 4,00 0 6 -2,00 4 4 2,67 4 9 1,00 11 9 8,00 28 47 12,34 233,100 9 89 1256 1759 2818
% 70

90 173 ERDOĞA N ACAR 6B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 29 61 8,67 233,037 19 90 1257 1760 2820
% 70

91 737 TAHA YASİN ÇİNTAY 6C 4 14 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 12 2,00 6 3 5,00 25 40 11,66 230,656 13 91 1281 1799 2881
% 72

92 361 ELİF ER 6F 7 11 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 13 0,67 5 14 0,33 31 53 13,33 229,949 10 92 1287 1807 2894
% 72

93 493 KEREM UZUNYAYLA 6D 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 32 58 12,67 228,807 17 93 1303 1828 2925
% 73

94 535 MERVE BEYBOĞA 6C 6 7 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 0 5 -1,67 3 6 1,00 4 13 -0,33 25 39 12,00 227,370 14 94 1318 1853 2964
% 74

95 98 ZELİHA KOCA 6D 7 11 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 11 -0,67 6 12 2,00 29 50 12,33 227,323 18 95 1319 1854 2965
% 74

96 257 BERÇİMZEHR ZENGİN 6B 5 9 2,00 0 6 -2,00 5 1 4,67 5 1 4,67 5 9 2,00 4 10 0,67 24 36 12,01 227,291 20 96 1320 1855 2966
% 74

97 418 EFE UZUNİBRAHİMOĞL6A 6 12 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 13 7 10,67 27 61 6,68 227,189 14 97 1322 1857 2968
% 74

98 647 MERVE NARİN 6B 5 14 0,33 1 4 -0,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 14 0,33 8 12 4,00 29 52 11,67 226,465 21 98 1335 1876 2998
% 75

99 323 EBUBEKİR BEĞBOĞA 6D 9 9 6,00 3 7 0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 28 59 8,34 225,564 19 99 1343 1891 3017
% 75
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100 759 YİĞİT KARADAĞ 6E 4 3 3,00 1 1 0,67 3 2 2,33 1 2 0,33 2 5 0,33 3 3 2,00 14 16 8,66 223,517 20 100 1359 1922 3071
% 77

101 260 BERENSU KAYAOKAY 6A 6 12 2,00 2 7 -0,33 5 4 3,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 7 13 2,67 26 59 6,35 222,931 15 101 1366 1931 3084
% 77

102 284 M.ERAY SAZAN 6C 2 11 -1,67 1 3 0,00 6 2 5,33 3 3 2,00 3 5 1,33 8 12 4,00 23 36 10,99 222,838 15 102 1367 1932 3085
% 77

103 553 MİRAÇ BURULDAY 6A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 14 0,33 7 13 2,67 28 61 7,67 221,950 16 103 1375 1951 3112
% 78

104 766 YUSUF BUĞRAHAN 6A 5 12 1,00 6 2 5,33 5 3 4,00 2 5 0,33 4 9 1,00 5 14 0,33 27 45 11,99 221,702 17 104 1376 1952 3113
% 78

105 530 MELİKE TUNÇ 6F 4 6 2,00 2 2 1,33 2 2 1,33 2 2 1,33 3 6 1,00 3 4 1,67 16 22 8,66 221,346 11 105 1382 1959 3120
% 78

106 48 BERAT BATKİTAR 6C 7 7 4,67 2 5 0,33 2 5 0,33 0 6 -2,00 3 11 -0,67 5 8 2,33 19 42 4,99 220,013 16 106 1403 1986 3151
% 79

107 159 EYLÜL VAROL 6C 4 9 1,00 1 6 -1,00 1 4 -0,33 1 5 -0,67 4 10 0,67 6 5 4,33 17 39 4,00 216,524 17 107 1439 2040 3229
% 81

108 446 HAMZA ÇAMUKA 6B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 216,030 22 108 1445 2050 3244
% 81

109 603 MUHAMMETFA ÇAPARLAR6A 5 15 0,00 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 29 61 8,66 215,865 18 109 1447 2054 3248
% 81

110 479 HÜSEYİN ARGUNAĞA  6 11 2,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 3 4 1,67 3 10 -0,33 5 10 1,67 22 46 6,68 215,727 1 110 1450 2057 3251
% 81

111 441 GÖNÜL SAZAK 6F 6 12 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 5 11 1,33 5 14 0,33 25 56 6,33 215,093 12 111 1461 2073 3276
% 82

112 399 ESMA HÜSNA AKDEMİR6B 6 11 2,33 1 4 -0,33 2 5 0,33 4 9 1,00 4 8 1,33 17 37 4,66 214,739 23 112 1464 2077 3282
% 82

113 710 SİMANUR BAĞBRS 6E 5 10 1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 3 10 -0,33 6 9 3,00 21 48 5,01 214,519 21 113 1467 2082 3288
% 82

114 322 EBUBEKİR BAYCUMAN 6C 4 7 1,67 1 6 -1,00 2 5 0,33 4 2 3,33 4 8 1,33 4 10 0,67 19 38 6,33 214,427 18 114 1469 2085 3291
% 82

115 382 EMİRHAN FEYZİ 6F 7 12 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 28 61 7,66 212,405 13 115 1497 2124 3339
% 83

116 128 MUSTAFA SAZAK 6D 5 15 0,00 3 6 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 27 62 6,33 212,400 20 116 1498 2125 3340
% 83

117 680 RECEP VURĞUN 6B 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,33 210,876 24 117 1511 2144 3376
% 84

118 214 AYŞE BERK 6B 3 12 -1,00 0 8 -2,67 2 2 1,33 5 11 1,33 7 9 4,00 17 42 2,99 210,690 25 118 1515 2148 3381
% 84

119 561 MİRAY MOİZ 6F 4 10 0,67 5 2 4,33 1 2 0,33 1 3 0,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 17 32 6,33 209,452 14 119 1530 2167 3411
% 85

120 269 MİNA ÇELİKER 6E 6 9 3,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 15 -1,00 4 10 0,67 22 53 4,33 208,913 22 120 1537 2175 3421
% 85

121 290 BURAK BUCUKA 6F 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 25 64 3,67 205,960 15 121 1574 2234 3504
% 87

122 787 ZEYN EP ÇAVLI 6C 3 12 -1,00 2 3 1,00 2 4 0,67 5 1 4,67 0 13 -4,33 7 5 5,33 19 38 6,34 203,957 19 122 1593 2260 3542
% 88

123 386 ENSAR BAYAR 6F 5 10 1,67 2 5 0,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 6 8 3,33 1 14 -3,67 19 49 2,66 203,637 16 123 1599 2268 3553
% 89

124 476 HİRANUR YILMAZ 6E 5 6 3,00 1 5 -0,67 2 4 0,67 0 3 -1,00 2 7 -0,33 3 11 -0,67 13 36 1,00 202,285 23 124 1607 2280 3576
% 89

125 224 AZRA BÖÇKÜN 6E 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 23 67 0,67 201,869 24 125 1608 2286 3585
% 89

126 480 HÜSEYİN DENİZ B  MAZ6F 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 23 66 1,00 201,275 17 126 1618 2297 3599
% 90

127 237 BERAT BAKİ 6C 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 199,703 20 127 1637 2325 3634
% 91

128 111 ABDULLAH BAYKARA 6A 6 14 1,33 0 9 -3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 21 68 -1,66 198,617 19 128 1645 2341 3652
% 91

129 775 YUSUF İSLA KARAMAN 6D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 14 0,33 4 15 -1,00 21 67 -1,33 198,460 21 129 1648 2346 3658
% 91

130 349 YUSUF ÇİNGAY 6F 6 11 2,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 5 4 3,67 4 14 -0,67 2 15 -3,00 22 57 3,00 196,566 18 130 1663 2373 3697
% 92

131 376 EMİR BEĞBOĞA 6D 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 21 67 -1,33 196,510 22 131 1664 2374 3698
% 92

132 574 MUAZZEZİDİ CAN 6A 4 14 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 4 16 -1,33 24 63 2,99 196,428 20 132 1667 2377 3702
% 92
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

KATILIMLAR

133 273 BERŞAN ADAR 6C 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 66 -1,00 193,536 21 133 1685 2408 3748
% 94

134 266 KÜBRA KORTAK 6A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 23 67 0,66 192,801 21 134 1690 2415 3758
% 94

135 126 AHMET ARİF KEŞİM 6C 4 12 0,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 3 15 -2,00 5 11 1,33 18 56 -0,67 191,677 22 135 1695 2425 3774
% 94

136 336 ECRİN ÇAHAN 6B 5 13 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 12 -2,00 21 61 0,67 190,375 26 136 1706 2442 3797
% 95

137 0 H U 6B 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 16 -3,33 4 16 -1,33 25 63 4,01 190,081 27 137 1707 2443 3798
% 95

138 497 KERİM ÇİNTAY 6D 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 22 68 -0,67 188,000 23 138 1727 2469 3838
% 96

139 747 YAĞIZ ÇELİK 6A 4 16 -1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 187,336 22 139 1730 2472 3845
% 96

140 287 EYÜP BA Ğ K 6C 2 7 -0,33 1 5 -0,67 1 3 0,00 0 4 -1,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 8 34 -3,33 186,193 23 140 1737 2483 3860
% 96

141 646 ALİ GÖYÜK 6A 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 67 -0,33 185,279 23 141 1739 2488 3868
% 97

142 516 MEHMETFAİK BASANMAY6A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 68 -0,66 183,646 24 142 1744 2497 3880
% 97

143 68 CİHAN GÜRÇAY 6F 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,67 180,798 19 143 1761 2518 3910
% 98

144 389 EREN BUGRAHAN 6D 5 15 0,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 16 74 -8,66 179,872 24 144 1764 2523 3917
% 98

145 31700 ROJDA ÇEÇEN 6F 4 11 0,33 2 6 0,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 11 -1,67 2 14 -2,67 14 52 -3,35 179,645 20 145 1767 2526 3920
% 98

146 533 M  VE ARTAR 6D 5 15 0,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 15 -5,00 6 14 1,33 18 66 -4,00 179,225 25 146 1768 2527 3922
% 98

147 293 BÜNYAMİN ÇOBAN 6A 6 14 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 177,654 25 147 1773 2538 3939
% 98

148 23300 BURHAN KORTAK 6D 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 174,685 26 148 1779 2546 3957
% 99

149 411 EYÜP KORKMAZ 6F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 17 63 -4,00 174,642 21 149 1780 2548 3959
% 99

150 638 KADİR BURULAY 6F 4 13 -0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 17 -5,67 5 15 0,00 17 66 -5,00 171,339 22 150 1786 2557 3972
% 99

151 520 MELEK CANSIZOĞLU 6C 4 15 -1,00 1 8 -1,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 3 13 -1,33 3 14 -1,67 12 67 -10,34166,882 24 151 1792 2566 3986
% 100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
 5C 6 6A 6B 6C 6D 6E 6F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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100

200

300

400

LGS
 5C 6 6A 6B 6C 6D



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF:  

KATILIMLAR

1 479 HÜSEYİN ARGUNAĞA  6 11 2,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 3 4 1,67 3 10 -0,33 5 10 1,67 22 46 6,68 215,727 1 110 1450 2057 3251
% 81

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 202 ARAS KESERCİ 5C 9 8 6,33 4 4 2,67 5 5 3,33 3 5 1,33 5 15 0,00 15 3 14,00 41 40 27,66 292,840 1 22 662 893 1505
% 38

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6

KATILIMLAR

1 36 YUSUF ÇEÇEN 6 5 13 0,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 4 16 -1,33 13 7 10,67 29 56 10,35 236,292 1 86 1224 1713 2748
% 69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



6A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 483 İKRA KÜÇÜKKAYA 6A 11 6 9,00 6 3 5,00 7 3 6,00 3 4 1,67 4 13 -0,33 14 4 12,67 45 33 34,01 306,960 1 15 552 736 1257
% 31

2 333 ECRİN  Y AYDIN 6A 9 7 6,67 5 4 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 3 15 -2,00 17 2 16,33 44 36 32,00 302,138 2 18 597 799 1349
% 34

3 481 HÜSEYİN DAVUTOĞLU 6A 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 17 3 16,00 45 45 30,00 298,747 3 19 622 834 1406
% 35

4 345 ELA HAKAN 6A 9 10 5,67 6 3 5,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 4 14 -0,67 16 2 15,33 39 41 25,33 288,535 4 26 702 953 1597
% 40

5 383 EMRE İNCE 6A 10 9 7,00 3 5 1,33 5 3 4,00 1 4 -0,33 2 10 -1,33 15 3 14,00 36 34 24,67 286,604 5 30 721 980 1637
% 41

6 155 ECRİN BARAN 6A 12 8 9,33 2 6 0,00 2 5 0,33 7 3 6,00 2 14 -2,67 13 5 11,33 38 41 24,32 280,444 6 37 783 1067 1763
% 44

7 519 MUHAMMED ARSLAN 6A 7 11 3,33 3 5 1,33 2 6 0,00 3 6 1,00 8 9 5,00 10 8 7,33 33 45 17,99 264,503 7 52 923 1275 2092
% 52

8 461 MİRAÇ BİLA DOLGUN 6A 11 8 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 8 12 4,00 36 48 19,99 261,380 8 55 953 1313 2150
% 54

9 212 AYŞE BAŞÇİ 6A 6 7 3,67 2 2 1,33 4 6 2,00 5 3 4,00 10 10 6,67 27 28 17,67 261,238 9 56 957 1318 2156
% 54

10 444 HAMZA BALIK 6A 7 7 4,67 3 7 0,67 4 3 3,00 4 8 1,33 10 10 6,67 28 35 16,34 255,036 10 59 1022 1407 2297
% 57

11 191 AMİNE BERR ANAŞİN 6A 5 14 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 8 9 5,00 9 11 5,33 34 51 16,99 250,647 11 64 1067 1471 2393
% 60

12 671 OSMAN BEGİÇ 6A 9 9 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 32 56 13,35 246,571 12 70 1117 1545 2490
% 62

13 679 RAVZA BÜKEY 6A 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 12 8 9,33 32 58 12,65 246,171 13 71 1121 1551 2501
% 62

14 418 EFE UZUNİBRAHİMOĞL6A 6 12 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 13 7 10,67 27 61 6,68 227,189 14 97 1322 1857 2968
% 74

15 260 BERENSU KAYAOKAY 6A 6 12 2,00 2 7 -0,33 5 4 3,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 7 13 2,67 26 59 6,35 222,931 15 101 1366 1931 3084
% 77

16 553 MİRAÇ BURULDAY 6A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 14 0,33 7 13 2,67 28 61 7,67 221,950 16 103 1375 1951 3112
% 78

17 766 YUSUF BUĞRAHAN 6A 5 12 1,00 6 2 5,33 5 3 4,00 2 5 0,33 4 9 1,00 5 14 0,33 27 45 11,99 221,702 17 104 1376 1952 3113
% 78

18 603 MUHAMMETFA ÇAPARLAR6A 5 15 0,00 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 29 61 8,66 215,865 18 109 1447 2054 3248
% 81

19 111 ABDULLAH BAYKARA 6A 6 14 1,33 0 9 -3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 21 68 -1,66 198,617 19 128 1645 2341 3652
% 91

20 574 MUAZZEZİDİ CAN 6A 4 14 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 14 0,33 4 16 -1,33 24 63 2,99 196,428 20 132 1667 2377 3702
% 92

21 266 KÜBRA KORTAK 6A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 23 67 0,66 192,801 21 134 1690 2415 3758
% 94

22 747 YAĞIZ ÇELİK 6A 4 16 -1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 187,336 22 139 1730 2472 3845
% 96

23 646 ALİ GÖYÜK 6A 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 67 -0,33 185,279 23 141 1739 2488 3868
% 97

24 516 MEHMETFAİK BASANMAY6A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 68 -0,66 183,646 24 142 1744 2497 3880
% 97

25 293 BÜNYAMİN ÇOBAN 6A 6 14 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 177,654 25 147 1773 2538 3939
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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6B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 305 DAMLA GÜLAÇ 6B 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 0 7,00 5 5 3,33 13 1 12,67 56 14 51,33 354,034 1 2 283 364 614
% 15

2 555 MİRAÇ ÇAĞRIBAY 6B 14 5 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 6 12 2,00 15 5 13,33 48 35 36,32 327,837 2 8 426 566 960
% 24

3 583 M ALİ BULMUŞ 6B 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 14 6 12,00 48 42 34,00 314,265 3 13 506 671 1146
% 29

4 156 AHMET BUKAN 6B 14 6 12,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 14 6 12,00 42 38 29,34 302,658 4 17 591 792 1341
% 33

5 82 FERHAN CELAYİR 6B 12 7 9,67 3 5 1,33 7 1 6,67 1 3 0,00 0 1 -0,33 13 7 10,67 36 24 28,01 294,264 5 21 645 869 1472
% 37

6 468 ENSAR OGRAŞ 6B 10 9 7,00 3 5 1,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 5 7 2,67 14 6 12,00 37 38 24,33 291,061 6 24 683 921 1546
% 39

7 599 EMİR BOZAĞAÇ 6B 10 5 8,33 4 1 3,67 4 4 2,67 3 5 1,33 3 6 1,00 12 7 9,67 36 28 26,67 288,303 7 27 705 956 1604
% 40

8 707 SERHAT ELLERİ 6B 10 7 7,67 2 3 1,00 3 6 1,00 2 5 0,33 4 8 1,33 13 7 10,67 34 36 22,00 281,842 8 34 762 1036 1728
% 43

9 348 ELANUR ELALDI 6B 6 8 3,33 3 2 2,33 5 2 4,33 1 2 0,33 3 4 1,67 13 3 12,00 31 21 23,99 278,470 9 39 792 1089 1799
% 45

10 584 MUHAMMEDAL ÇABUK 6B 5 14 0,33 8 2 7,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 6 14 1,33 14 6 12,00 39 41 25,33 271,948 10 42 852 1170 1932
% 48

11 235 BATUHAN KARAASLAN6B 8 10 4,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 12 6 10,00 36 49 19,66 268,562 11 49 889 1222 2003
% 50

12 414 İREM BOLELLİ 6B 8 8 5,33 5 3 4,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 13 0,67 9 11 5,33 36 45 20,99 259,290 12 57 974 1340 2198
% 55

13 748 YAĞMUR ALPAYA 6B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 10 10 6,67 33 56 14,33 250,460 13 65 1068 1474 2397
% 60

14 517 M SAİT DEMİR 6B 7 9 4,00 2 2 1,33 3 0 3,00 1 0 1,00 1 8 -1,67 11 7 8,67 25 26 16,33 250,247 14 66 1073 1479 2404
% 60

15 425 FATMANUR ÇİBİK 6B 9 7 6,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 4 13 -0,33 9 11 5,33 26 41 12,33 245,759 15 73 1128 1559 2514
% 63

16 664 NİHAT KIZĞIN 6B 10 10 6,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 8 12 4,00 30 55 11,67 244,926 16 75 1141 1575 2538
% 63

17 283 KAAN AVCI 6B 6 8 3,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 3 5 1,33 6 9 3,00 8 11 4,33 26 45 10,99 240,004 17 80 1186 1650 2658
% 66

18 14 YAKUP ÇİNTAY 6B 7 9 4,00 2 6 0,00 3 3 2,00 2 3 1,00 3 8 0,33 7 6 5,00 24 35 12,33 239,508 18 82 1192 1660 2671
% 67

19 173 ERDOĞA N ACAR 6B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 29 61 8,67 233,037 19 90 1257 1760 2820
% 70

20 257 BERÇİMZEHR ZENGİN 6B 5 9 2,00 0 6 -2,00 5 1 4,67 5 1 4,67 5 9 2,00 4 10 0,67 24 36 12,01 227,291 20 96 1320 1855 2966
% 74

21 647 MERVE NARİN 6B 5 14 0,33 1 4 -0,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 14 0,33 8 12 4,00 29 52 11,67 226,465 21 98 1335 1876 2998
% 75

22 446 HAMZA ÇAMUKA 6B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 216,030 22 108 1445 2050 3244
% 81

23 399 ESMA HÜSNA AKDEMİR6B 6 11 2,33 1 4 -0,33 2 5 0,33 4 9 1,00 4 8 1,33 17 37 4,66 214,739 23 112 1464 2077 3282
% 82

24 680 RECEP VURĞUN 6B 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,33 210,876 24 117 1511 2144 3376
% 84

25 214 AYŞE BERK 6B 3 12 -1,00 0 8 -2,67 2 2 1,33 5 11 1,33 7 9 4,00 17 42 2,99 210,690 25 118 1515 2148 3381
% 84

26 336 ECRİN ÇAHAN 6B 5 13 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 12 -2,00 21 61 0,67 190,375 26 136 1706 2442 3797
% 95

27 0 H U 6B 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 16 -3,33 4 16 -1,33 25 63 4,01 190,081 27 137 1707 2443 3798
% 95
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6C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 402 EVRA SU KORKMAZ 6C 12 4 10,67 7 1 6,67 8 2 7,33 4 4 2,67 6 8 3,33 16 4 14,67 53 23 45,34 344,864 1 5 332 428 721
% 18

2 601 EREN ALAFTEKİN 6C 14 5 12,33 7 3 6,00 6 1 5,67 4 4 2,67 3 6 1,00 16 3 15,00 50 22 42,67 339,288 2 6 370 481 803
% 20

3 403 EYLÜL VAROL 6C 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 8 5 6,33 14 5 12,33 49 32 38,33 320,460 3 9 467 620 1059
% 26

4 316 DİCLE TUĞRUL 6C 15 3 14,00 5 3 4,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 11 -1,67 13 6 11,00 46 31 35,67 314,971 4 12 497 661 1132
% 28

5 464 NİSA BÜRLÜKKARA 6C 13 4 11,67 7 1 6,67 2 2 1,33 4 2 3,33 11 7 8,67 37 16 31,67 309,035 5 14 543 723 1227
% 31

6 337 ECRİN ELA KAYA 6C 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 7 10 3,67 10 10 6,67 43 38 30,34 294,645 6 20 642 865 1465
% 37

7 670 NURSENA KORKMAZ 6C 12 7 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 8 11 4,33 39 38 26,33 281,808 7 35 764 1038 1730
% 43

8 351 ELANUR UYĞUN 6C 9 8 6,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 4 3,67 4 8 1,33 9 7 6,67 36 36 24,00 271,848 8 43 853 1172 1934
% 48

9 621 MUSTAFA BUTAKU 6C 7 4 5,67 4 2 3,33 5 2 4,33 3 9 0,00 10 4 8,67 29 21 22,00 268,930 9 48 885 1218 1998
% 50

10 753 YAREN ÇELİKAYAK 6C 9 7 6,67 3 4 1,67 4 4 2,67 2 1 1,67 5 8 2,33 8 8 5,33 31 32 20,34 266,025 10 51 914 1261 2069
% 52

11 683 RULİN GÜNDÜZGİDEN 6C 7 7 4,67 1 7 -1,33 1 6 -1,00 2 6 0,00 3 13 -1,33 13 4 11,67 27 43 12,68 253,404 11 60 1039 1432 2335
% 58

12 617 MELİH ÖZDEMİR 6C 12 6 10,00 5 4 3,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 11 -0,67 5 12 1,00 31 44 16,33 250,054 12 67 1077 1485 2411
% 60

13 737 TAHA YASİN ÇİNTAY 6C 4 14 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 12 2,00 6 3 5,00 25 40 11,66 230,656 13 91 1281 1799 2881
% 72

14 535 MERVE BEYBOĞA 6C 6 7 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 0 5 -1,67 3 6 1,00 4 13 -0,33 25 39 12,00 227,370 14 94 1318 1853 2964
% 74

15 284 M.ERAY SAZAN 6C 2 11 -1,67 1 3 0,00 6 2 5,33 3 3 2,00 3 5 1,33 8 12 4,00 23 36 10,99 222,838 15 102 1367 1932 3085
% 77

16 48 BERAT BATKİTAR 6C 7 7 4,67 2 5 0,33 2 5 0,33 0 6 -2,00 3 11 -0,67 5 8 2,33 19 42 4,99 220,013 16 106 1403 1986 3151
% 79

17 159 EYLÜL VAROL 6C 4 9 1,00 1 6 -1,00 1 4 -0,33 1 5 -0,67 4 10 0,67 6 5 4,33 17 39 4,00 216,524 17 107 1439 2040 3229
% 81

18 322 EBUBEKİR BAYCUMAN 6C 4 7 1,67 1 6 -1,00 2 5 0,33 4 2 3,33 4 8 1,33 4 10 0,67 19 38 6,33 214,427 18 114 1469 2085 3291
% 82

19 787 ZEYN EP ÇAVLI 6C 3 12 -1,00 2 3 1,00 2 4 0,67 5 1 4,67 0 13 -4,33 7 5 5,33 19 38 6,34 203,957 19 122 1593 2260 3542
% 88

20 237 BERAT BAKİ 6C 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 199,703 20 127 1637 2325 3634
% 91

21 273 BERŞAN ADAR 6C 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 66 -1,00 193,536 21 133 1685 2408 3748
% 94

22 126 AHMET ARİF KEŞİM 6C 4 12 0,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 3 15 -2,00 5 11 1,33 18 56 -0,67 191,677 22 135 1695 2425 3774
% 94

23 287 EYÜP BA Ğ K 6C 2 7 -0,33 1 5 -0,67 1 3 0,00 0 4 -1,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 8 34 -3,33 186,193 23 140 1737 2483 3860
% 96

24 520 MELEK CANSIZOĞLU 6C 4 15 -1,00 1 8 -1,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 3 13 -1,33 3 14 -1,67 12 67 -10,34166,882 24 151 1792 2566 3986
% 100
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6D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 310 ÇETİN ORTAÇ 6D 10 6 8,00 6 2 5,33 4 4 2,67 5 5 3,33 16 3 15,00 41 20 34,33 319,544 1 10 469 625 1069
% 27

2 786 ZEYNEP METİN 6D 6 4 4,67 5 1 4,67 2 1 1,67 1 3 0,00 2 3 1,00 14 1 13,67 30 13 25,68 286,619 2 29 720 978 1635
% 41

3 367 M SIDDIK BEKİ 6D 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 4 0,67 3 14 -1,67 16 4 14,67 41 42 27,00 283,526 3 33 749 1016 1692
% 42

4 222 AZRA BOĞAKAN 6D 10 6 8,00 4 4 2,67 3 6 1,00 3 4 1,67 2 11 -1,67 13 3 12,00 35 34 23,67 280,815 4 36 777 1058 1752
% 44

5 757 YASİN ÇAVLI 6D 9 8 6,33 7 2 6,33 4 6 2,00 0 1 -0,33 3 12 -1,00 12 5 10,33 35 34 23,66 274,505 5 40 826 1139 1883
% 47

6 232 TALHA KAPU 6D 8 12 4,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 9 5,00 12 7 9,67 35 50 18,34 272,584 6 41 843 1159 1913
% 48

7 528 MELEK TOPLU 6D 7 8 4,33 4 2 3,33 6 2 5,33 1 1 0,67 1 7 -1,33 12 2 11,33 31 22 23,66 271,372 7 44 859 1180 1944
% 49

8 262 DAVUD ATEŞ 6D 7 5 5,33 8 2 7,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 11 6 9,00 32 25 23,66 269,504 8 47 880 1211 1987
% 50

9 280 BERŞAN BULUT 6D 6 9 3,00 4 3 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 3 9,00 5 9 2,00 32 37 19,67 264,125 9 53 929 1281 2100
% 52

10 340 ECRİN KAYA 6D 7 7 4,67 2 5 0,33 6 1 5,67 1 4 -0,33 3 2 2,33 9 7 6,67 28 26 19,34 263,297 10 54 936 1290 2116
% 53

11 169 ALEYNA GÖNEN 6D 7 9 4,00 4 5 2,33 3 6 1,00 3 4 1,67 2 11 -1,67 12 8 9,33 31 43 16,66 251,867 11 63 1053 1451 2362
% 59

12 779 YUSRA SAVCI 6D 7 12 3,00 2 7 -0,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 7 8 4,33 8 7 5,67 28 45 13,00 249,174 12 68 1090 1503 2437
% 61

13 259 SAMİ YUSUF AVCİL 6D 5 14 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 12 0,00 12 8 9,33 34 51 17,00 247,284 13 69 1111 1539 2482
% 62

14 455 HAMZA KORKMAZ 6D 6 7 3,67 2 5 0,33 5 4 3,67 0 1 -0,33 4 8 1,33 7 6 5,00 24 31 13,67 244,020 14 78 1149 1590 2560
% 64

15 204 ASYA GÜL 6D 10 8 7,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 1 6 -1,00 1 12 -3,00 9 6 7,00 24 45 9,00 238,965 15 83 1199 1671 2686
% 67

16 245 GAMZE ÇAHAN 6D 8 11 4,33 3 6 1,00 3 6 1,00 5 5 3,33 6 10 2,67 5 14 0,33 30 52 12,66 234,906 16 87 1234 1728 2776
% 69

17 493 KEREM UZUNYAYLA 6D 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 32 58 12,67 228,807 17 93 1303 1828 2925
% 73

18 98 ZELİHA KOCA 6D 7 11 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 11 -0,67 6 12 2,00 29 50 12,33 227,323 18 95 1319 1854 2965
% 74

19 323 EBUBEKİR BEĞBOĞA 6D 9 9 6,00 3 7 0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 28 59 8,34 225,564 19 99 1343 1891 3017
% 75

20 128 MUSTAFA SAZAK 6D 5 15 0,00 3 6 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 27 62 6,33 212,400 20 116 1498 2125 3340
% 83

21 775 YUSUF İSLA KARAMAN 6D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 14 0,33 4 15 -1,00 21 67 -1,33 198,460 21 129 1648 2346 3658
% 91

22 376 EMİR BEĞBOĞA 6D 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 1 7 -1,33 5 15 0,00 6 14 1,33 21 67 -1,33 196,510 22 131 1664 2374 3698
% 92

23 497 KERİM ÇİNTAY 6D 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 22 68 -0,67 188,000 23 138 1727 2469 3838
% 96

24 389 EREN BUGRAHAN 6D 5 15 0,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 16 74 -8,66 179,872 24 144 1764 2523 3917
% 98

25 533 M  VE ARTAR 6D 5 15 0,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 15 -5,00 6 14 1,33 18 66 -4,00 179,225 25 146 1768 2527 3922
% 98

26 23300 BURHAN KORTAK 6D 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 174,685 26 148 1779 2546 3957
% 99
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6E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6E

KATILIMLAR

1 560 MİRAY BAKİ 6E 13 6 11,00 6 3 5,00 7 3 6,00 6 3 5,00 7 6 5,00 18 2 17,33 57 23 49,33 362,622 1 1 242 313 526
% 13

2 380 ESLEM AĞIRBAŞ 6E 13 3 12,00 7 0 7,00 5 1 4,67 4 2 3,33 3 6 1,00 19 1 18,67 51 13 46,67 353,737 2 3 285 367 618
% 15

3 688 SAHRA AKINCI 6E 13 4 11,67 4 4 2,67 8 1 7,67 3 4 1,67 4 4 2,67 17 1 16,67 49 18 43,02 347,106 3 4 314 406 686
% 17

4 504 LİVA H TIS RU 6E 12 5 10,33 7 1 6,67 4 3 3,00 5 3 4,00 6 8 3,33 16 3 15,00 50 23 42,33 338,570 4 7 375 487 816
% 20

5 74 UMUT KARASU 6E 12 6 10,00 6 3 5,00 6 3 5,00 4 6 2,00 6 8 3,33 13 6 11,00 47 32 36,33 318,628 5 11 475 632 1081
% 27

6 674 MEŞU AİD BALIK 6E 11 8 8,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 5 2,33 5 9 2,00 13 5 11,33 44 35 32,32 304,819 6 16 572 767 1294
% 32

7 208 NİĞDA ÖZMEN 6E 11 9 8,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 12 0,00 13 4 11,67 41 42 27,00 290,765 7 25 686 926 1553
% 39

8 360 ELİF ECRİN BAYANAY 6E 8 8 5,33 7 2 6,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 14 4 12,67 40 38 27,32 287,486 8 28 713 967 1619
% 40

9 342 ECRİN NİSA GÖKKAYA 6E 14 6 12,00 6 3 5,00 6 4 4,67 2 6 0,00 2 14 -2,67 11 9 8,00 41 42 27,00 285,776 9 31 730 992 1659
% 41

10 529 MELİKE BEĞBOĞA 6E 11 5 9,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 10 9 7,00 32 40 18,67 270,510 10 45 870 1195 1965
% 49

11 130 SİRAÇ TA IK 6E 5 7 2,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 6 8 3,33 13 4 11,67 28 30 18,00 269,594 11 46 877 1207 1982
% 49

12 394 ERVA ÇAMKURU 6E 8 5 6,33 4 2 3,33 5 2 4,33 2 4 0,67 4 10 0,67 8 5 6,33 31 28 21,66 266,041 12 50 913 1260 2068
% 52

13 311 ÇINAR BAKIŞ 6E 10 8 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 4 5 2,33 3 14 -1,67 6 7 3,67 34 42 20,00 252,925 13 61 1044 1439 2345
% 59

14 430 AMMAR  SİR GÖRGÜLÜ6E 7 10 3,67 2 6 0,00 7 2 6,33 2 1 1,67 3 6 1,00 8 12 4,00 29 37 16,67 246,004 14 72 1125 1555 2510
% 63

15 324 EBUBEKİR ÇEÇEN 6E 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 4 11 0,33 4 16 -1,33 34 50 17,33 244,424 15 77 1147 1584 2551
% 64

16 591 MUHMM ED BAĞBARS 6E 9 5 7,33 5 2 4,33 3 5 1,33 2 3 1,00 3 9 0,00 5 11 1,33 27 35 15,32 243,388 16 79 1153 1595 2569
% 64

17 622 MUSTAFA MISIR 6E 6 7 3,67 3 5 1,33 6 2 5,33 0 6 -2,00 5 9 2,00 5 7 2,67 25 36 13,00 239,542 17 81 1191 1659 2670
% 67

18 608 M HAMZA KORLAELÇİ 6E 6 10 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 2 1,33 3 17 -2,67 11 9 8,00 30 50 13,33 236,841 18 84 1215 1703 2734
% 68

19 134 İSMAİL İNA SELÇUK 6E 6 5 4,33 2 3 1,00 1 2 0,33 2 4 0,67 2 5 0,33 5 4 3,67 18 23 10,33 233,449 19 88 1254 1754 2811
% 70

20 759 YİĞİT KARADAĞ 6E 4 3 3,00 1 1 0,67 3 2 2,33 1 2 0,33 2 5 0,33 3 3 2,00 14 16 8,66 223,517 20 100 1359 1922 3071
% 77

21 710 SİMANUR BAĞBRS 6E 5 10 1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 3 10 -0,33 6 9 3,00 21 48 5,01 214,519 21 113 1467 2082 3288
% 82

22 269 MİNA ÇELİKER 6E 6 9 3,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 15 -1,00 4 10 0,67 22 53 4,33 208,913 22 120 1537 2175 3421
% 85

23 476 HİRANUR YILMAZ 6E 5 6 3,00 1 5 -0,67 2 4 0,67 0 3 -1,00 2 7 -0,33 3 11 -0,67 13 36 1,00 202,285 23 124 1607 2280 3576
% 89

24 224 AZRA BÖÇKÜN 6E 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 23 67 0,67 201,869 24 125 1608 2286 3585
% 89
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6F SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU24BRY602 151 1802 2580 4006

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,13 5 4 3,48 5 4 3,54 3 4 1,96 5 8 2,27 10 7 7,91 37 34 25,29 278,690

Okul Ortalaması 8 10 4,30 4 5 1,96 4 5 2,18 2 5 0,69 4 11 0,47 9 9 5,55 30 44 15,15 246,810

SINIF: 6F

KATILIMLAR

1 46300 HAYRUNİSA AKARBULUT6F 8 10 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 1 2 0,33 6 5 4,33 13 7 10,67 39 33 28,00 292,402 1 23 668 903 1516
% 38

2 253 BERAT PİŞKİN 6F 9 6 7,00 6 1 5,67 4 3 3,00 2 5 0,33 7 11 3,33 10 9 7,00 38 35 26,33 283,875 2 32 744 1010 1683
% 42

3 582 NAZLI KESKİN 6F 9 7 6,67 3 2 2,33 3 3 2,00 1 2 0,33 0 3 -1,00 14 5 12,33 30 22 22,66 278,563 3 38 791 1088 1798
% 45

4 395 ESİLA AKBAŞ 6F 7 7 4,67 3 4 1,67 3 5 1,33 4 3 3,00 4 7 1,67 9 9 6,00 30 35 18,34 256,723 4 58 1000 1375 2254
% 56

5 702 SELİM TEKİNGÜNDÜZ 6F 10 9 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 13 0,67 7 12 3,00 35 51 18,00 252,242 5 62 1050 1446 2356
% 59

6 344 EIA ER 6F 7 6 5,00 2 3 1,00 6 0 6,00 1 0 1,00 4 6 2,00 4 8 1,33 24 23 16,33 245,074 6 74 1139 1572 2534
% 63

7 11700 ADEM KÜÇÜKÖNER 6F 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 10 10 6,67 36 54 18,00 244,714 7 76 1144 1578 2541
% 63

8 512 MEDİNE BENZER 6F 7 8 4,33 3 5 1,33 4 5 2,33 0 6 -2,00 1 7 -1,33 8 6 6,00 23 37 10,66 236,319 8 85 1223 1712 2746
% 69

9 551 MİRAÇ BARASI 6F 4 16 -1,33 5 3 4,00 0 6 -2,00 4 4 2,67 4 9 1,00 11 9 8,00 28 47 12,34 233,100 9 89 1256 1759 2818
% 70

10 361 ELİF ER 6F 7 11 3,33 5 4 3,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 13 0,67 5 14 0,33 31 53 13,33 229,949 10 92 1287 1807 2894
% 72

11 530 MELİKE TUNÇ 6F 4 6 2,00 2 2 1,33 2 2 1,33 2 2 1,33 3 6 1,00 3 4 1,67 16 22 8,66 221,346 11 105 1382 1959 3120
% 78

12 441 GÖNÜL SAZAK 6F 6 12 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 5 11 1,33 5 14 0,33 25 56 6,33 215,093 12 111 1461 2073 3276
% 82

13 382 EMİRHAN FEYZİ 6F 7 12 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 28 61 7,66 212,405 13 115 1497 2124 3339
% 83

14 561 MİRAY MOİZ 6F 4 10 0,67 5 2 4,33 1 2 0,33 1 3 0,00 1 7 -1,33 5 8 2,33 17 32 6,33 209,452 14 119 1530 2167 3411
% 85

15 290 BURAK BUCUKA 6F 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 25 64 3,67 205,960 15 121 1574 2234 3504
% 87

16 386 ENSAR BAYAR 6F 5 10 1,67 2 5 0,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 6 8 3,33 1 14 -3,67 19 49 2,66 203,637 16 123 1599 2268 3553
% 89

17 480 HÜSEYİN DENİZ B  MAZ6F 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 23 66 1,00 201,275 17 126 1618 2297 3599
% 90

18 349 YUSUF ÇİNGAY 6F 6 11 2,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 5 4 3,67 4 14 -0,67 2 15 -3,00 22 57 3,00 196,566 18 130 1663 2373 3697
% 92

19 68 CİHAN GÜRÇAY 6F 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,67 180,798 19 143 1761 2518 3910
% 98

20 31700 ROJDA ÇEÇEN 6F 4 11 0,33 2 6 0,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 11 -1,67 2 14 -2,67 14 52 -3,35 179,645 20 145 1767 2526 3920
% 98

21 411 EYÜP KORKMAZ 6F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 17 63 -4,00 174,642 21 149 1780 2548 3959
% 99

22 638 KADİR BURULAY 6F 4 13 -0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 17 -5,67 5 15 0,00 17 66 -5,00 171,339 22 150 1786 2557 3972
% 99
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