
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU6.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 147 2738 4166 28663

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,82 5 4 4,11 5 4 3,65 6 3 4,51 6 6 4,41 6 7 3,97 36 30 26,47 295,650

Okul Ortalaması 6 7 4,14 5 4 3,38 4 5 2,23 4 3 2,87 5 6 2,38 5 7 2,10 28 33 17,10 259,160

KATILIMLAR

1 305 DAMLA GÜLAÇ 6B 13 1 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 2 9,33 13 2 12,33 62 9 59,00 431,235 1 1 87 109 1873
% 6,53

2 483 İKRA KÜÇÜKKAYA 6A 14 1 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 2 5,33 9 2 8,33 9 4 7,67 55 12 51,00 400,537 1 2 212 266 3751
% 13

3 156 AHMET BUKAN 6B 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 2 9,33 8 7 5,67 51 21 44,00 370,102 2 3 386 499 6122
% 21

4 560 MİRAY BAKİ 6E 9 4 7,67 7 1 6,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 4 5,67 10 3 9,00 50 14 45,35 363,151 1 4 422 561 6700
% 23

5 670 NURSENA KORKMAZ 6C 11 3 10,00 6 3 5,00 7 2 6,33 8 0 8,00 6 6 4,00 10 1 9,67 48 15 43,00 362,518 1 5 429 570 6758
% 24

6 583 MUHAMMEDALİ BULMUŞ6B 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 13 2 12,33 8 7 5,67 48 27 39,00 358,254 3 6 454 613 7135
% 25

7 688 SAHRA AKINCI 6E 9 5 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 2 4,33 12 3 11,00 45 21 37,99 347,842 2 7 537 728 8076
% 28

8 380 ESLEM AĞIRBAŞ 6E 9 3 8,00 5 5 3,33 6 3 5,00 4 0 4,00 8 1 7,67 8 2 7,33 40 14 35,33 344,750 3 8 558 758 8347
% 29

9 599 EMİR BOZAĞ Ç 6B 6 7 3,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 3 8,00 9 4 7,67 48 20 41,34 344,566 4 9 559 761 8370
% 29

10 504 LİVA HATISARU 6E 6 5 4,33 5 1 4,67 6 3 5,00 6 0 6,00 10 0 10,00 8 3 7,00 41 12 37,00 342,019 4 10 583 794 8611
% 30

11 481 HÜSEYİN DAVUTOĞLU 6A 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 2 4,33 7 5 5,33 9 6 7,00 43 26 34,33 334,941 2 11 640 871 9314
% 32

12 383 EMRE İNCE 6A 10 3 9,00 7 1 6,67 4 4 2,67 8 2 7,33 7 1 6,67 6 7 3,67 42 18 36,01 333,505 3 12 661 896 9465
% 33

13 621 MUSTAFA   BUTAKU 6C 9 3 8,00 6 2 5,33 5 5 3,33 9 0 9,00 4 1 3,67 8 2 7,33 41 13 36,66 332,982 2 13 668 907 9527
% 33

14 202 ARAR KESERCİ 6C 8 5 6,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 3 5,00 6 6 4,00 10 4 8,67 44 24 36,00 332,349 3 14 672 914 9584
% 33

15 674 ÖMER SAİD   BALIK 6E 9 5 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 3 8,00 6 7 3,67 44 25 35,67 332,114 5 15 673 918 9607
% 34

16 259 SAMİ YUSUF AVCİL 6D 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 8 5 6,33 9 6 7,00 40 33 29,00 330,793 1 16 683 936 9736
% 34

17 345 ELA HAKAN 6A 10 4 8,67 3 5 1,33 8 1 7,67 6 2 5,33 8 3 7,00 6 7 3,67 41 22 33,67 330,455 4 17 685 939 9768
% 34

18 368 ELİF RANA GÜNDÜ 6B 7 5 5,33 7 2 6,33 5 3 4,00 6 1 5,67 8 2 7,33 7 4 5,67 40 17 34,33 326,697 5 18 729 1003 10150
% 35

19 555 MİRAÇ ÇAĞRIBAY 6B 9 5 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 7 2,67 7 5 5,33 45 22 37,66 324,585 6 19 747 1032 10363
% 36

20 222 AZRA  BOĞAKAN 6D 7 3 6,00 6 2 5,33 6 3 5,00 3 2 2,33 7 1 6,67 7 3 6,00 36 14 31,33 322,465 2 20 775 1072 10579
% 37

21 464 NİSA BÜRLÜKKARA 6C 10 3 9,00 7 2 6,33 8 2 7,33 2 1 1,67 2 0 2,00 8 5 6,33 37 13 32,66 322,036 4 21 782 1080 10626
% 37

22 601 EREN ALAFTEKİNNN 6C 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 6 6,00 42 27 33,00 317,713 5 22 828 1145 11083
% 39

23 402 EVRA SU KORKMAZ  6 9 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 7 5 5,33 8 7 5,67 43 28 33,66 311,704 1 23 881 1223 11714
% 41

24 742 UMUT KARASU 6E 8 5 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 7 3,67 6 8 3,33 43 27 33,99 310,799 6 24 887 1232 11814
% 41

25 257 BERÇİM ZEHRA ZENGİN6B 9 3 8,00 3 6 1,00 5 3 4,00 5 1 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 34 21 27,01 308,698 7 25 907 1259 12032
% 42

26 703 SELMAN TEKEL 6C 5 9 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 8 6 6,00 42 25 33,67 307,142 6 26 928 1286 12198
% 43

27 232 TALHA KAPU 6D 10 5 8,33 6 3 5,00 5 5 3,33 4 2 3,33 8 7 5,67 5 10 1,67 38 32 27,33 304,523 3 27 961 1332 12498
% 44

28 212 AYŞE BAŞÇİ 6A 6 9 3,00 5 4 3,67 4 6 2,00 12 3 11,00 6 6 4,00 33 28 23,67 303,699 5 28 973 1348 12592
% 44

29 337 ECRİN ELA KAYA 6C 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 7 1,67 7 8 4,33 41 30 31,00 303,188 7 29 977 1358 12653
% 44

30 430 AMMARYASİR GÖRGÜLÜ6E 6 6 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 3 1,00 8 1 7,67 6 6 4,00 33 25 24,67 298,486 7 30 1041 1447 13180
% 46

31 707 SERHAT ELLERİ 6B 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 3 4,00 6 8 3,33 37 30 27,00 295,168 8 31 1079 1503 13513
% 47

32 517 M SAİ TDEMİR 6B 8 6 6,00 5 5 3,33 2 3 1,00 2 0 2,00 9 1 8,67 3 5 1,33 29 20 22,33 294,448 9 32 1088 1517 13587
% 47

33 403 EYLÜL VAROL 6C 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 5 1,33 8 7 5,67 36 32 25,33 293,807 8 33 1103 1536 13674
% 48
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,82 5 4 4,11 5 4 3,65 6 3 4,51 6 6 4,41 6 7 3,97 36 30 26,47 295,650

Okul Ortalaması 6 7 4,14 5 4 3,38 4 5 2,23 4 3 2,87 5 6 2,38 5 7 2,10 28 33 17,10 259,160

KATILIMLAR

34 468 ENSAR OGRAŞ 6B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 11 0,33 38 32 27,32 292,214 10 34 1131 1573 13846
% 48

35 786 ZEYNEP METİN 6D 6 3 5,00 6 2 5,33 7 2 6,33 4 2 3,33 5 4 3,67 5 5 3,33 33 18 26,99 292,055 4 35 1132 1576 13860
% 48

36 324 EBUBEK R ÇEÇEN 6E 10 5 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 5 4,33 3 12 -1,00 38 33 27,00 291,297 8 36 1147 1594 13945
% 49

37 208 NİĞDA ÖZMEN        E 6E 10 4 8,67 6 3 5,00 3 6 1,00 5 3 4,00 6 7 3,67 4 7 1,67 34 30 24,01 291,277 9 37 1148 1595 13947
% 49

38 582 NAZLI KESKİN 6F 8 4 6,67 7 2 6,33 6 3 5,00 0 1 -0,33 3 1 2,67 5 3 4,00 29 14 24,34 291,227 1 38 1149 1596 13949
% 49

39 757 YASİN ÇAVLI 6D 9 3 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 1 0 1,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 32 20 25,34 290,547 5 39 1157 1604 14011
% 49

40 351 ELANUR UYĞUN 6C 7 7 4,67 5 3 4,00 6 3 5,00 9 1 8,67 4 8 1,33 6 3 5,00 37 25 28,67 290,535 9 40 1159 1606 14015
% 49

41 310 ÇETİN ORTAÇ 6D 8 6 6,00 5 3 4,00 8 2 7,33 5 1 4,67 2 1 1,67 28 13 23,67 287,483 6 41 1198 1666 14372
% 50

42 369 ELİF SÖZEN 6C 5 8 2,33 6 3 5,00 3 6 1,00 8 2 7,33 6 2 5,33 6 4 4,67 34 25 25,66 287,433 10 42 1199 1667 14381
% 50

43 159 EYLÜL VAROL 6C 10 5 8,33 5 3 4,00 5 4 3,67 2 0 2,00 6 4 4,67 3 9 0,00 31 25 22,67 286,621 11 43 1213 1684 14457
% 50

44 235 BATUHAN KARAASLAN6B 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 36 39 23,00 286,394 11 44 1218 1691 14483
% 51

45 679 RAVZA BÜKEY 6A 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 1 5,67 6 7 3,67 5 10 1,67 35 35 23,34 284,597 6 45 1234 1721 14667
% 51

46 191 AMİNE BERRA ANAŞİN 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 2 4,33 7 2 6,33 4 10 0,67 34 31 23,66 282,125 7 46 1275 1774 14959
% 52

47 461 MİRAÇ BİLAL DOL GUN6A 8 7 5,67 4 5 2,33 4 4 2,67 5 3 4,00 5 4 3,67 5 5 3,33 31 28 21,67 281,887 8 47 1277 1778 14982
% 52

48 336 ECRİN ÇAHAN 6B 7 7 4,67 6 2 5,33 4 5 2,33 6 1 5,67 4 6 2,00 6 6 4,00 33 27 24,00 279,589 12 48 1306 1816 15249
% 53

49 753 YAREN ÇELİKAYAK 6C 9 4 7,67 4 2 3,33 6 3 5,00 4 3 3,00 3 7 0,67 5 7 2,67 31 26 22,34 279,073 12 49 1310 1821 15293
% 53

50 394 ERVA ÇAMKURU 6E 7 3 6,00 5 2 4,33 5 3 4,00 4 3 3,00 3 5 1,33 6 7 3,67 30 23 22,33 278,413 10 50 1315 1834 15366
% 54

51 414 İR*  BOLELLİ 6B 10 4 8,67 4 5 2,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 9 2,00 4 11 0,33 34 38 21,33 277,961 13 51 1323 1844 15427
% 54

52 82 FERH NCCELAYİRJ R 6B 7 5 5,33 9 1 8,67 4 5 2,33 5 4 3,67 7 8 4,33 32 23 24,33 277,432 14 52 1327 1856 15488
% 54

53 584 MUHAMMED ALİ ÇABUK6B 8 4 6,67 6 4 4,67 4 3 3,00 5 1 4,67 6 8 3,33 3 8 0,33 32 28 22,67 276,919 15 53 1328 1861 15541
% 54

54 316 DİCLE TUĞRUL 6C 6 9 3,00 4 5 2,33 5 5 3,33 9 1 8,67 8 4 6,67 3 9 0,00 35 33 24,00 276,472 13 54 1337 1872 15587
% 54

55 280 BERŞAN BULUT 6D 8 6 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 1 0 1,00 4 8 1,33 4 3 3,00 29 24 21,00 274,528 7 55 1362 1915 15830
% 55

56 395 ESİLA  AKBAŞ 6F 8 5 6,33 6 4 4,67 4 4 2,67 6 2 5,33 4 7 1,67 5 10 1,67 33 32 22,34 273,554 2 56 1371 1932 15942
% 56

57 155 ECRİN BARAN 6A 9 5 7,33 5 4 3,67 7 2 6,33 8 1 7,67 3 8 0,33 3 10 -0,33 35 30 25,00 272,601 9 57 1379 1945 16056
% 56

58 253 BERAT PİŞKİN 6F 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 5 10 1,67 31 38 18,33 270,867 3 58 1397 1982 16267
% 57

59 134 İSMAİL İNAN SELÇUK 6E 7 5 5,33 3 1 2,67 4 2 3,33 3 3 2,00 5 3 4,00 3 5 1,33 25 19 18,66 269,911 11 59 1411 2003 16370
% 57

60 333 ECRİN AYDIN 6A 8 6 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 6 3 5,00 3 5 1,33 3 4 1,67 30 27 21,00 268,797 10 60 1431 2026 16508
% 58

61 311 ÇINAR BAKIŞ 6E 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 2 5,33 4 5 2,33 2 13 -2,33 34 33 23,00 267,545 12 61 1450 2053 16653
% 58

62 128 *UT AFAYİĞİT SA *K 6D 6 4 4,67 4 3 3,00 3 5 1,33 6 3 5,00 4 6 2,00 23 21 16,00 267,187 8 62 1460 2068 16708
% 58

63 342 ECRİN NİSA GÖKKAYA 6E 7 5 5,33 6 2 5,33 5 4 3,67 4 4 2,67 4 5 2,33 4 9 1,00 30 29 20,33 266,887 13 63 1466 2077 16744
% 58

64 323 EBUBEKİR BEĞBOĞA 6D 8 5 6,33 3 5 1,33 4 6 2,00 1 1 0,67 5 5 3,33 3 3 2,00 24 25 15,66 266,757 9 64 1468 2080 16760
% 58

65 493 KEREM UZUNYAYLA 6D 8 6 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 3 3,00 3 5 1,33 28 31 17,67 266,659 10 65 1469 2082 16768
% 59

66 737 TAHAYASİN ÇİNTAY 6C 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 3 0,00 5 10 1,67 7 8 4,33 29 40 15,67 266,034 14 66 1480 2100 16851
% 59
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Okul Ortalaması 6 7 4,14 5 4 3,38 4 5 2,23 4 3 2,87 5 6 2,38 5 7 2,10 28 33 17,10 259,160

KATILIMLAR

67 528 MELEK TOPLUK 6D 4 6 2,00 2 3 1,00 7 2 6,33 4 0 4,00 5 3 4,00 4 5 2,33 26 19 19,66 264,324 11 67 1503 2136 17041
% 59

68 361 ELİF ER 6F 7 8 4,33 7 3 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 11 0,33 5 10 1,67 35 40 21,66 260,413 4 68 1555 2214 17476
% 61

69 98 ZELİHA KOCA 6D 10 5 8,33 6 4 4,67 2 6 0,00 8 1 7,67 3 9 0,00 2 9 -1,00 31 34 19,67 259,727 12 69 1565 2230 17554
% 61

70 237 BERAT BAKİ 6C 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 30 45 15,00 259,300 15 70 1571 2241 17608
% 61

71 376 EMİR BEĞBOĞA 6D 8 6 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 4 1,67 1 4 -0,33 25 21 18,01 259,136 13 71 1574 2245 17629
% 62

72 622 MUSTAFA MISIR 6E 6 8 3,33 6 3 5,00 3 6 1,00 5 3 4,00 4 6 2,00 5 7 2,67 29 33 18,00 258,239 14 72 1591 2270 17747
% 62

73 529 MELİKE BEĞBOĞA 6E 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 6 0,00 8 7 5,67 30 38 17,33 257,611 15 73 1598 2281 17811
% 62

74 340 ECRİN KAYA 6D 7 8 4,33 5 4 3,67 6 4 4,67 4 3 3,00 3 5 1,33 3 5 1,33 28 29 18,33 257,294 14 74 1602 2289 17854
% 62

75 0 BURAK BUCUKA 6F 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 32 43 17,66 257,185 5 75 1606 2293 17869
% 62

76 683 RULİN GÜNDÜZGİDEN 6C 7 4 5,67 0 3 -1,00 3 3 2,00 1 0 1,00 4 11 0,33 6 4 4,67 21 25 12,67 256,612 16 76 1614 2307 17944
% 63

77 455 HAMZ  KORKMAZ 6D 4 6 2,00 4 6 2,00 4 5 2,33 2 0 2,00 3 7 0,67 7 2 6,33 24 26 15,33 255,956 15 77 1623 2323 18035
% 63

78 779 YUSRA SAVCI 6D 6 5 4,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 5 3 4,00 7 5 5,33 2 11 -1,67 27 34 15,66 253,752 16 78 1660 2378 18301
% 64

79 169 ALEYNA GÖNEN 6D 6 7 3,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 7 2,67 5 10 1,67 29 41 15,34 252,869 17 79 1670 2399 18416
% 64

80 0 BERAT BATKİTAR 6C 9 5 7,33 7 3 6,00 4 5 2,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 32 41 18,33 251,546 17 80 1692 2434 18555
% 65

81 608 M HA M* KORLAELÇİ 6E 7 4 5,67 5 2 4,33 3 4 1,67 4 5 2,33 19 15 14,00 251,152 16 81 1698 2442 18598
% 65

82 214 AYŞE BERK 6B 4 5 2,33 5 2 4,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 6 7 3,67 21 26 12,33 247,530 16 82 1749 2526 19006
% 66

83 273 BERŞAN ADAR TAY 6C 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 30 45 15,00 246,506 18 83 1765 2551 19121
% 67

84 283 KAAN AVC I 6B 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 22 22 14,66 246,269 17 84 1772 2562 19151
% 67

85 44600 HA MAZÇAMUKA 6B 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 27 48 11,00 246,123 18 85 1777 2569 19163
% 67

86 766 YUSUF BUĞRAHAN 6A 5 8 2,33 4 3 3,00 2 5 0,33 6 2 5,33 3 3 2,00 3 3 2,00 23 24 14,99 246,011 11 86 1779 2572 19174
% 67

87 262 DAVUD ATEŞ 6D 8 6 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 2 2,33 3 7 0,67 1 11 -2,67 27 34 15,67 242,844 18 87 1826 2647 19576
% 68

88 367 MUHAMMED SIDDIK BEKİ6D 5 9 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 2 2,33 5 5 3,33 3 6 1,00 24 34 12,66 242,716 19 88 1830 2652 19594
% 68

89 759 YİĞİT   KARADAĞ 6E 5 6 3,00 3 3 2,00 3 5 1,33 4 1 3,67 2 4 0,67 3 2 2,33 20 21 13,00 241,371 17 89 1853 2686 19747
% 69

90 561 MİRAY MOİZ 6F 5 6 3,00 6 3 5,00 5 4 3,67 1 3 0,00 3 3 2,00 1 4 -0,33 21 23 13,34 239,548 6 90 1885 2737 19946
% 70

91 520 MELEK CANSIZOĞLU 6C 6 6 4,00 4 3 3,00 1 6 -1,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 5 6 3,00 20 34 8,67 237,949 19 91 1908 2778 20135
% 70

92 362 YUSUF  ÇEÇEN* 6D 5 9 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 9 3,00 4 6 2,00 24 45 9,00 235,763 20 92 1939 2834 20430
% 71

93 344 ELAER 6F 5 7 2,67 4 4 2,67 2 6 0,00 5 2 4,33 2 4 0,67 2 2 1,33 20 25 11,67 233,797 7 93 1974 2884 20667
% 72

94 173 ERDOĞANACAR 6B 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 8 2,33 25 48 8,99 233,004 19 94 1985 2906 20776
% 72

95 747 YAĞIZ  ÇELİK 6A 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 5 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 22 50 5,32 230,429 12 95 2033 2979 21114
% 74

96 0 MUHAMMED BARMAN 6F 4 10 0,67 7 2 6,33 4 5 2,33 2 3 1,00 5 4 3,67 1 8 -1,67 23 32 12,33 230,241 8 96 2036 2983 21138
% 74

97 0 MUHAMMED BAĞBARS6E 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 1 7,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 39 12,01 229,165 18 97 2047 2996 21263
% 74

98 671 OSMAN BEGİÇ 6A 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 24 51 7,00 228,861 13 98 2051 3003 21310
% 74

99 775 YUSUF İSLAM KARAMAN6D 4 6 2,00 4 1 3,67 2 5 0,33 4 0 4,00 3 8 0,33 2 4 0,67 19 24 11,00 227,133 21 99 2072 3036 21583
% 75
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100 348 ELANUR ELALDI 6B 5 7 2,67 4 5 2,33 1 5 -0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 21 35 9,34 226,751 20 100 2078 3047 21631
% 75

101 444 HAMZA BALIK 6A 4 5 2,33 4 4 2,67 4 4 2,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 2 7 -0,33 22 27 13,00 226,323 14 101 2086 3060 21693
% 76

102 551 MİRAÇ BARASI 6F 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 2 1,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 45 8,99 226,068 9 102 2088 3065 21723
% 76

103 260 BERENSU KAYAOKAY 6A 8 7 5,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 24 50 7,34 225,948 15 103 2092 3071 21740
% 76

104 382 EMİRHAN FEYZİ 6F 6 9 3,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 22 53 4,33 225,200 10 104 2101 3086 21829
% 76

105 126 AHMET ARİF KEŞİM 6C 3 10 -0,33 4 5 2,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 5 7 2,67 21 41 7,34 223,252 20 105 2129 3130 22132
% 77

106 0 MERVE KOÇİN 6F 7 8 4,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 19 40 5,67 222,856 11 106 2134 3140 22194
% 77

107 467 MERVE NARİN 6B 2 12 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 25 49 8,66 221,867 21 107 2144 3163 22339
% 78

108 427 GAMZE ÇAHAN 6D 2 11 -1,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 3 3,00 5 5 3,33 5 7 2,67 20 40 6,66 221,733 22 108 2147 3167 22367
% 78

109 530 MELİKE TUNÇ 6F 5 2 4,33 2 2 1,33 0 3 -1,00 1 0 1,00 1 5 -0,67 1 1 0,67 10 13 5,66 220,762 12 109 2169 3204 22503
% 79

110 702 SELİM TEKİNGÜNDÜZ 6F 7 8 4,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 27 48 10,98 220,749 13 110 2171 3207 22509
% 79

111 497 KERİM ÇİNTAY 6D 7 6 5,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 4 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 47 5,33 220,060 23 111 2183 3227 22599
% 79

112 748 YAĞMUR  ALPAYA 6B 8 6 6,00 3 5 1,33 1 7 -1,33 4 6 2,00 5 9 2,00 0 13 -4,33 21 46 5,67 219,285 22 112 2190 3241 22696
% 79

113 710 SİMA   BAĞBARS 6E 4 7 1,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 2 2 1,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 17 32 6,34 219,229 19 113 2192 3244 22705
% 79

114 389 EREN BUGRAHAN 6D 2 13 -2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 25 50 8,33 218,289 24 114 2202 3261 22839
% 80

115 512 MEDİNE BENZER 6F 5 7 2,67 6 1 5,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 3 12 -1,00 1 5 -0,67 19 33 8,00 215,990 14 115 2244 3326 23181
% 81

116 646 MUSTAFA GÖYÜK 6A 9 6 7,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 1 10 -2,33 4 11 0,33 19 51 2,00 215,837 16 116 2246 3328 23202
% 81

117 476 HİRANUR YILMAZ 6E 3 10 -0,33 4 4 2,67 2 6 0,00 2 3 1,00 5 7 2,67 16 30 6,01 214,336 20 117 2275 3375 23416
% 82

118 14 YAKUP Ç NTAY 6B 4 6 2,00 5 2 4,33 1 4 -0,33 6 1 5,67 0 7 -2,33 2 5 0,33 18 25 9,67 214,042 23 118 2279 3380 23457
% 82

119 553 MİRAÇ BURULDAY 6A 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 5 8 2,33 2 13 -2,33 20 49 3,67 213,343 17 119 2287 3399 23549
% 82

120 772 YUSUF EREN BATMACA6D 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 54 3,01 212,479 25 120 2296 3416 23682
% 83

121 111 ABDULLAH BAYKARA 6A 2 13 -2,33 2 6 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 8 3,33 5 10 1,67 21 51 4,00 212,073 18 121 2305 3433 23763
% 83

122 204 ASYA AYDIN 6D 4 6 2,00 2 2 1,33 2 5 0,33 4 3 3,00 0 6 -2,00 3 6 1,00 15 28 5,66 209,528 26 122 2332 3488 24116
% 84

123 130 SİRAÇ TANIK 6E 1 6 -1,00 2 4 0,67 1 3 0,00 1 0 1,00 1 2 0,33 3 1 2,67 9 16 3,67 208,265 21 123 2351 3522 24309
% 85

124 664 NİHAT  KIZGIN 6B 5 10 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 54 3,01 207,641 24 124 2359 3540 24411
% 85

125 293 BÜNYAMİN ÇOBAN 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 20 55 1,67 206,401 19 125 2385 3584 24624
% 86

126 533 MERVE * TAR 6D 3 9 0,00 5 3 4,00 1 9 -2,00 5 4 3,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 19 40 5,67 205,506 27 126 2399 3608 24759
% 86

127 516 MEMET FAİK BASANMAY6A 4 11 0,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 18 53 0,33 203,075 20 127 2425 3653 25075
% 87

128 22839 OGNKİ R FGOKŞ 8D 3 9 0,00 2 6 0,00 2 6 0,00 0 6 -2,00 2 8 -0,67 5 6 3,00 14 41 0,33 203,008 1 128 2427 3655 25081
% 88

129 574 MUAZZEZ İDİL CAN 6A 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 5 10 1,67 5 9 2,00 17 52 -0,33 202,074 21 129 2440 3674 25213
% 88

130 0 EBUBEKİR BAYCUMAN 6C 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 9 0,00 18 54 0,00 201,297 21 130 2455 3696 25327
% 88

131 479 HÜSEYİN ARGU AĞA 6E 4 7 1,67 2 5 0,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 2 7 -0,33 3 9 0,00 14 40 0,67 200,919 22 131 2458 3702 25376
% 89

132 399 ESMA HÜSNA AKDEMİR6B 3 8 0,33 3 4 1,67 5 4 3,67 2 11 -1,67 13 27 4,00 199,936 25 132 2466 3717 25505
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU6.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 147 2738 4166 28663

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,82 5 4 4,11 5 4 3,65 6 3 4,51 6 6 4,41 6 7 3,97 36 30 26,47 295,650

Okul Ortalaması 6 7 4,14 5 4 3,38 4 5 2,23 4 3 2,87 5 6 2,38 5 7 2,10 28 33 17,10 259,160

KATILIMLAR

133 317 ROJDA ÇEÇEN 6F 6 7 3,67 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 0 5 -1,67 0 9 -3,00 15 38 2,34 196,906 15 133 2506 3783 25881
% 90

134 284 MUHAMMED ERAY SAZAN6C 4 10 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 5 1,33 2 13 -2,33 3 8 0,33 19 48 3,00 196,663 22 134 2509 3787 25910
% 90

135 638 KADİR BURULAY 6F 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 18 52 0,66 196,291 16 135 2517 3795 25970
% 91

136 680 RECEP VURGUN 6B 8 6 6,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 17 57 -2,00 192,856 26 136 2558 3869 26393
% 92

137 386 ENSAR BAYAR 6F 3 11 -0,67 8 1 7,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 2 12 -2,00 2 12 -2,00 20 47 4,34 189,886 17 137 2584 3913 26724
% 93

138 453 RÜZGAR CANA 6F 3 8 0,33 2 6 0,00 4 3 3,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 14 42 -0,01 186,468 18 138 2604 3951 27055
% 94

139 603 MUHAMMED ÇAPARLAR6A 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 2 12 -2,00 2 12 -2,00 18 54 0,00 183,124 22 139 2623 3989 27327
% 95

140 266 KÜBRA KORTAK 6A 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 2 13 -2,33 18 57 -0,99 182,845 23 140 2626 3993 27351
% 95

141 287 EYÜPPBALIK 6C 1 6 -1,00 0 6 -2,00 1 4 -0,33 4 2 3,33 2 8 -0,67 1 6 -1,00 9 32 -1,67 181,822 23 141 2632 4004 27439
% 96

142 480 HÜSEYİN DENİZ BATMAZ6F 2 13 -2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 17 58 -2,34 179,851 19 142 2640 4018 27593
% 96

143 349 YUSUF ÇİNGAY 6F 2 9 -1,00 0 5 -1,67 1 5 -0,67 0 4 -1,33 3 9 0,00 1 8 -1,67 7 40 -6,34 172,939 20 143 2672 4066 27970
% 98

144 68 CİHAN GÜRÇAY 6F 1 14 -3,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 59 -3,67 171,654 21 144 2678 4075 28013
% 98

145 787 ZEYNEPÇAVLI 6C 1 14 -3,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 57 -3,00 168,843 24 145 2682 4085 28112
% 98

146 233 BURHAN KORTK 6D 1 14 -3,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 14 60 -6,01 164,658 28 146 2690 4100 28211
% 98

147 224 AZRA BÖÇKÜ N 6E 1 14 -3,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 14 61 -6,34 157,679 23 147 2694 4115 28344
% 99
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