
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU7.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 135 2708 4121 30529

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,08 6 3 5,02 6 3 4,44 5 3 4,10 7 6 4,46 8 8 5,98 41 31 31,08 291,570

Okul Ortalaması 7 8 4,72 6 3 4,77 5 4 3,85 4 3 3,08 4 5 2,60 7 8 4,39 34 30 23,41 264,300

KATILIMLAR

1 453 SERKAN KORKMAZ 7F 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 0 11,00 18 1 17,67 75 5 73,34 432,487 1 1 61 74 1374
% 4,50

2 67 JİYAN ALİ BUDAK 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 15 4 13,67 70 15 65,01 397,174 1 2 157 202 3347
% 11

3 489 ŞEVVAL BAT 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 14 4 12,67 13 6 11,00 67 18 61,00 393,230 1 3 172 223 3632
% 12

4 145 ECRİN ÖZDAŞ 7B 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 13 7 10,67 70 17 64,34 391,138 2 4 180 233 3767
% 12

5 99 NİLAY ATAŞ 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 13 4 11,67 67 15 62,01 388,328 3 5 189 245 3962
% 13

6 246 SALİH EREN SELÇUK 7E 14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 9 4 7,67 15 4 13,67 64 16 58,67 379,496 1 6 236 303 4594
% 15

7 513 NİSA ÇELİK 7B 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 12 3 11,00 15 5 13,33 61 24 53,00 369,459 4 7 285 374 5387
% 18

8 274 MUAZ İS 7A 15 3 14,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 8 8 5,33 13 7 10,67 61 22 53,66 362,669 2 8 336 436 6002
% 20

9 239 AHMET BUZRUL 7B 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 2 10,33 10 8 7,33 57 23 49,32 351,960 5 9 411 533 7029
% 23

10 57 ASMİN KAYA 7B 10 10 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 11 8 8,33 61 26 52,33 350,793 6 10 425 551 7150
% 23

11 542 ELA ELES 7A 13 5 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 9 9 6,00 14 6 12,00 56 28 46,66 349,414 3 11 435 563 7282
% 24

12 649 YASİR DEMİR 7B 11 7 8,67 8 1 7,67 5 4 3,67 8 2 7,33 14 5 12,33 10 6 8,00 56 25 47,67 348,673 7 12 442 573 7375
% 24

13 662 YUSUF ÇİNTAY 7B 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 13 3 12,00 11 5 9,33 57 25 48,66 344,360 8 13 473 615 7829
% 26

14 43 ADAR BENZER 7B 10 9 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 6 11,00 11 9 8,00 59 29 49,34 343,862 9 14 479 624 7881
% 26

15 570 ROHAT KOCA 7B 10 8 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 13 5 11,33 58 19 51,67 343,664 10 15 480 625 7891
% 26

16 226 HALİL ALP 7D 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 5 2 4,33 11 1 10,67 52 13 47,67 342,432 1 16 492 640 8030
% 26

17 297 HİRANUR BULUNGİRAY7B 11 8 8,33 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 5 7,33 13 5 11,33 55 25 46,66 342,135 11 17 495 644 8058
% 26

18 78 ŞULE DAĞ 7F 11 6 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 3 2,00 14 4 12,67 54 17 48,34 336,590 2 18 549 710 8584
% 28

19 113 DİCLE TUNÇ 7B 11 9 8,00 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 7 3,67 14 3 13,00 55 24 47,00 336,306 12 19 551 713 8617
% 28

20 250 GONCAGÜL BÜTÜN 7B 10 10 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 8 7,33 11 7 8,67 57 28 47,67 333,648 13 20 579 751 8903
% 29

21 39 ALİ İHSAN BARSLAN 7B 8 10 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 1 6,67 12 2 11,33 9 8 6,33 55 22 47,67 332,523 14 21 586 762 9018
% 30

22 580 SAMET BATKİTAR 7E 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 6 14 1,33 16 4 14,67 55 33 44,00 331,046 2 22 599 776 9189
% 30

23 198 BEYZANUR BARMAN 7A 13 5 11,33 10 0 10,00 5 5 3,33 1 1 0,67 6 5 4,33 11 2 10,33 46 18 39,99 329,061 4 23 614 793 9390
% 31

24 585 SELMAN AYAZ 7B 11 7 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 6 5,00 11 9 8,00 51 30 41,00 318,830 15 24 709 930 10527
% 34

25 667 YÜSRA BUĞRAHAN 7B 6 14 1,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 14 2 13,33 12 7 9,67 49 36 36,99 316,604 16 25 737 968 10776
% 35

26 628 TUANA ÇEÇEN 7E 8 8 5,33 10 0 10,00 8 1 7,67 7 0 7,00 4 0 4,00 11 5 9,33 48 14 43,33 315,215 3 26 748 985 10945
% 36

27 105 EYÜP ENSAR KÖKTAŞ 7B 10 9 7,00 9 1 8,67 8 1 7,67 4 6 2,00 11 6 9,00 8 10 4,67 50 33 39,01 314,712 17 27 751 991 10999
% 36

28 291 HELEN BAŞARAN 7B 13 5 11,33 9 1 8,67 9 0 9,00 3 7 0,67 8 9 5,00 7 10 3,67 49 32 38,34 312,935 18 28 769 1019 11178
% 37

29 292 EMİNE BAĞBARS 7D 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 7 3,67 7 9 4,00 51 28 41,67 312,630 2 29 774 1025 11224
% 37

30 587 SEMA KILIÇDERE 7B 11 7 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 8 2 7,33 9 5 7,33 6 3 5,00 46 24 38,00 312,259 19 30 777 1030 11261
% 37

31 152 ELİF ÇAHAN 7B 7 9 4,00 7 1 6,67 5 3 4,00 8 2 7,33 8 9 5,00 12 4 10,67 47 28 37,67 307,170 20 31 834 1117 11868
% 39

32 58 NİSANUR ÖZDEMİR 7D 11 7 8,67 8 1 7,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 11 7 8,67 44 29 34,34 303,645 3 32 870 1174 12342
% 40

33 518 NURŞİN ÇİNTAY 7E 9 5 7,33 8 1 7,67 7 2 6,33 6 0 6,00 5 0 5,00 7 8 4,33 42 16 36,66 299,612 4 33 911 1231 12834
% 42
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34 501 BARAN ORTAK 7D 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 3 6 1,00 6 4 4,67 45 22 37,67 298,198 4 34 928 1258 13010
% 43

35 201 EGE CAN GEZİCİ 7A 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 10 -0,33 11 8 8,33 44 38 31,34 292,582 5 35 996 1375 13749
% 45

36 641 VEYSEL BUIUKGİRAY 7C 6 7 3,67 7 2 6,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 9 6 7,00 41 23 33,33 291,734 1 36 1001 1386 13856
% 45

37 241 FURKAN G RGEL 7E 6 5 4,33 9 1 8,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 14 4 12,67 36 14 31,34 290,252 5 37 1021 1413 14023
% 46

38 35 YÜSRA HANAY 7A 7 9 4,00 4 4 2,67 7 2 6,33 4 4 2,67 10 7 7,67 8 6 6,00 40 32 29,34 290,001 6 38 1022 1416 14053
% 46

39 644 YAĞMUR KIZILBOĞA 7D 7 4 5,67 4 3 3,00 6 1 5,67 3 2 2,33 6 2 5,33 7 2 6,33 33 14 28,33 287,483 5 39 1054 1462 14404
% 47

40 133 ŞEYDA ÇİNTAY 7D 7 4 5,67 2 2 1,33 5 1 4,67 4 3 3,00 6 2 5,33 7 1 6,67 31 13 26,67 285,194 6 40 1086 1508 14700
% 48

41 411 MİRAÇ DAĞ 7C 12 8 9,33 4 0 4,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 10 6 8,00 36 24 27,99 284,791 2 41 1092 1515 14740
% 48

42 445 M MİRZA KUYULDAR 7D 10 5 8,33 5 2 4,33 7 3 6,00 10 0 10,00 1 2 0,33 5 3 4,00 38 15 32,99 282,595 7 42 1130 1574 15090
% 49

43 35600 YUNUS DOLGUN  J 7B 6 11 2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 8 7 5,67 9 10 5,67 43 38 30,33 279,753 21 43 1174 1643 15491
% 51

44 53 ASMİN DAĞ 7B 9 11 5,33 10 0 10,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 9 3,00 8 9 5,00 42 39 29,00 278,855 22 44 1185 1660 15603
% 51

45 645 YAĞMUR KİŞİ 7E 7 10 3,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 1 3,67 11 7 8,67 38 22 30,68 277,796 6 45 1202 1688 15751
% 52

46 412 MUHAMMED ASL N 7D 10 10 6,67 6 2 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 12 2,00 7 11 3,33 43 41 29,33 275,316 8 46 1234 1744 16081
% 53

47 73 ALİ EMRE BALIK 7F 9 10 5,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 3 0,00 8 9 5,00 41 29 31,33 274,675 3 47 1249 1765 16179
% 53

48 278 HAYRİYE ARASEL 7F 8 6 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 4 3 3,00 3 3 2,00 7 7 4,67 34 25 25,67 270,704 4 48 1319 1872 16736
% 55

49 675 ZEYNEP ATEŞ 7E 9 9 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 2 2 1,33 8 4 6,67 32 21 25,00 270,153 7 49 1326 1884 16809
% 55

50 209 ESMANUR ÇİBİK 7C 7 12 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 3 2 2,33 10 8 7,33 35 34 23,66 267,849 3 50 1361 1943 17153
% 56

51 636 UMUT ERMİŞ 7E 9 8 6,33 7 3 6,00 6 1 5,67 1 0 1,00 3 6 1,00 8 12 4,00 34 30 24,00 265,299 8 51 1395 2004 17533
% 57

52 648 YAKUP UZUNBOY 7A 7 10 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 6 8 3,33 8 11 4,33 37 40 23,67 263,905 7 52 1422 2051 17734
% 58

53 526 OSMAN KUYULDAR 7F 4 8 1,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 1 2 0,33 10 6 8,00 33 22 25,66 263,432 5 53 1430 2065 17802
% 58

54 509 HAZAL KORKMAZ 7C 9 11 5,33 9 1 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 9 3,00 5 12 1,00 38 44 23,34 259,108 4 54 1498 2176 18483
% 61

55 207 HÜSEYİN ALAKAŞ 7D 9 7 6,67 5 4 3,67 3 5 1,33 3 2 2,33 6 6 4,00 5 11 1,33 31 35 19,33 258,405 9 55 1512 2195 18599
% 61

56 462 MUHSİN BOZUKLUHAN7F 10 7 7,67 6 3 5,00 5 4 3,67 6 3 5,00 4 5 2,33 1 5 -0,67 32 27 23,00 258,081 6 56 1523 2211 18654
% 61

57 95 BÜŞRA ÇAĞATAY 7B 9 10 5,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 8 0,33 6 10 2,67 37 39 24,00 257,377 23 57 1533 2229 18748
% 61

58 179 ABDULMELİK YILDIZ 7E 4 4 2,67 5 0 5,00 5 1 4,67 5 3 4,00 3 3 2,00 7 7 4,67 29 18 23,01 257,325 9 58 1534 2232 18757
% 61

59 100 CANSU ÇUR 7C 8 5 6,33 4 2 3,33 4 5 2,33 3 0 3,00 4 1 3,67 4 9 1,00 27 22 19,66 256,513 5 59 1546 2249 18874
% 62

60 158 EMİRHAN BULUT 7E 8 5 6,33 5 3 4,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 8 9 5,00 27 24 19,00 255,756 10 60 1561 2270 18995
% 62

61 378 MİRAÇ BULMUŞ 7F 8 8 5,33 6 2 5,33 4 2 3,33 5 3 4,00 6 6 4,00 29 21 21,99 255,682 7 61 1562 2272 19008
% 62

62 431 MUHAMMED SÖNMEZ 7E 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 3 3 2,00 6 14 1,33 34 38 21,32 254,536 11 62 1580 2308 19185
% 63

63 63 BATUHAN KIZILBOĞA 7D 8 8 5,33 4 2 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 1 0 1,00 1 1 0,67 30 15 25,00 254,438 10 63 1582 2311 19200
% 63

64 632 UMUT BUKAN 7C 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 6 14 1,33 34 41 20,33 253,151 6 64 1607 2352 19391
% 64

65 350 MERT ALİ BÜRKEK 7E 7 9 4,00 3 5 1,33 4 6 2,00 2 3 1,00 5 3 4,00 6 7 3,67 27 33 16,00 251,817 12 65 1631 2389 19597
% 64

66 227 FERHAT TUĞA 7A 6 11 2,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 3 12 -1,00 8 10 4,67 38 40 24,66 251,538 8 66 1636 2396 19641
% 64
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67 124 EBUBEKİR KÖMÜRCÜ 7C 10 5 8,33 7 2 6,33 2 8 -0,67 4 1 3,67 1 5 -0,67 5 9 2,00 29 30 18,99 251,198 7 67 1646 2409 19687
% 64

68 59 AYŞEGÜL YOLAŞAN 7C 10 5 8,33 6 0 6,00 4 3 3,00 1 0 1,00 21 8 18,33 250,788 8 68 1651 2419 19739
% 65

69 93 BÜNYAMİN AYAZ 7A 9 10 5,67 6 3 5,00 8 0 8,00 4 2 3,33 4 13 -0,33 5 12 1,00 36 40 22,67 250,639 9 69 1653 2425 19768
% 65

70 206 BERA TALAS 7B 4 12 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 3 5,00 7 7 4,67 7 11 3,33 35 42 21,00 249,992 24 70 1662 2444 19855
% 65

71 101 CENNET ÇAPARLAR 7D 10 7 7,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 5 0,33 3 9 0,00 4 13 -0,33 33 40 19,67 249,222 11 71 1677 2467 19984
% 65

72 441 İREMSU ÇEÇE 7A 5 5 3,33 5 3 4,00 1 7 -1,33 3 4 1,67 3 5 1,33 8 4 6,67 25 28 15,67 249,062 10 72 1680 2470 20002
% 66

73 372 SUDENAZ DEMİR 7D 9 10 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 4 3,67 0 6 -2,00 5 8 2,33 33 34 21,67 248,052 12 73 1697 2503 20156
% 66

74 142 ECRİN MELEK AKTEKİN7F 5 10 1,67 2 6 0,00 5 4 3,67 5 3 4,00 6 9 3,00 8 10 4,67 31 42 17,01 247,020 8 74 1715 2536 20323
% 67

75 189 SEDEF TUĞA 7E 2 13 -2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 0 5,00 0 2 -0,67 10 7 7,67 33 26 24,34 246,760 13 75 1722 2546 20363
% 67

76 470 ERKAN BALTAN 7F 9 8 6,33 7 1 6,67 4 6 2,00 2 2 1,33 1 1 0,67 2 3 1,00 25 21 18,00 246,148 9 76 1731 2563 20456
% 67

77 282 HAYRUNİSA BEĞTORUN7D 6 7 3,67 5 2 4,33 4 2 3,33 3 4 1,67 3 6 1,00 6 8 3,33 27 29 17,33 244,757 13 77 1752 2596 20661
% 68

78 0 MUTALİP  BÜRKEK 7D 6 11 2,33 3 3 2,00 6 3 5,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 5 4 3,67 29 23 21,34 244,510 14 78 1757 2607 20706
% 68

79 466 MUSAB  İ *K 7B 5 11 1,33 8 1 7,67 5 5 3,33 6 2 5,33 1 10 -2,33 8 5 6,33 33 34 21,66 243,886 25 79 1766 2621 20791
% 68

80 2380 SAMET   BARULAY 7D 8 11 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 8 3,33 6 8 3,33 26 41 12,33 243,803 15 80 1768 2623 20796
% 68

81 390 YUSUFSAMİ DENİZ 7E 8 9 5,00 3 1 2,67 2 4 0,67 5 4 3,67 6 6 4,00 3 10 -0,33 27 34 15,68 243,364 14 81 1776 2636 20857
% 68

82 651 YUNUS EMRE BABÜR 7D 6 5 4,33 0 4 -1,33 1 5 -0,67 1 1 0,67 5 2 4,33 6 8 3,33 19 25 10,66 243,308 16 82 1779 2639 20873
% 68

83 656 YUSUF BOĞAK N 7F 7 8 4,33 5 3 4,00 3 6 1,00 7 3 6,00 6 14 1,33 6 14 1,33 34 48 17,99 242,370 10 83 1794 2666 21014
% 69

84 176 EMİR VAROL 7A 3 5 1,33 3 3 2,00 4 3 3,00 3 1 2,67 2 2 1,33 6 2 5,33 21 16 15,66 241,280 11 84 1810 2692 21165
% 69

85 234 FIRAT ÇOŞKUN 7E 4 10 0,67 3 2 2,33 3 5 1,33 5 1 4,67 5 7 2,67 7 8 4,33 27 33 16,00 240,331 15 85 1829 2721 21310
% 70

86 172 EMİR AVCI 7F 6 12 2,00 6 3 5,00 4 6 2,00 4 4 2,67 2 5 0,33 7 7 4,67 29 37 16,67 240,261 11 86 1832 2725 21323
% 70

87 203 SEFA BUTAKU 7A 6 9 3,00 6 1 5,67 6 3 5,00 3 1 2,67 4 11 0,33 5 10 1,67 30 35 18,34 239,036 12 87 1853 2757 21504
% 70

88 546 ÖZGÜR ÇOBAN 7D 5 5 3,33 3 1 2,67 6 1 5,67 2 3 1,00 4 3 3,00 1 3 0,00 21 16 15,67 238,716 17 88 1858 2764 21543
% 71

89 186 HEJA MELEK 7C 9 5 7,33 7 0 7,00 3 4 1,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 1 3 0,00 20 17 14,33 237,100 9 89 1890 2820 21812
% 71

90 51 ASMİN BEGİÇ 7C 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 2 -0,67 7 13 2,67 26 36 14,00 236,554 10 90 1900 2836 21888
% 72

91 307 HAYRUNİSA SAZ* 7D 3 6 1,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 4 1,67 2 3 1,00 5 5 3,33 24 23 16,33 236,409 18 91 1905 2843 21910
% 72

92 604 SUDENAZ KAYA 7C 8 8 5,33 2 5 0,33 2 7 -0,33 4 1 3,67 2 1 1,67 4 9 1,00 22 31 11,67 234,613 11 92 1944 2902 22194
% 73

93 255 HALİL HAKAN 7C 9 6 7,00 6 1 5,67 1 4 -0,33 2 5 0,33 1 4 -0,33 19 20 12,34 234,021 12 93 1957 2923 22273
% 73

94 419 MUHAMMED BEGİÇ 7F 9 9 6,00 5 0 5,00 1 3 0,00 2 3 1,00 17 15 12,00 233,283 12 94 1971 2943 22382
% 73

95 199 ESİN KAYMAZALP 7D 7 9 4,00 6 2 5,33 3 3 2,00 2 4 0,67 4 7 1,67 2 6 0,00 24 31 13,67 232,908 19 95 1981 2959 22436
% 73

96 522 OSMAN BAYIND* 7A 3 3 2,00 5 2 4,33 5 4 3,67 3 7 0,67 0 2 -0,67 7 9 4,00 23 27 14,00 232,299 13 96 1996 2981 22541
% 74

97 62 MİRAÇ MAHMUTOĞLU 7D 5 7 2,67 0 5 -1,67 4 1 3,67 0 3 -1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 18 27 9,00 231,808 20 97 2006 2997 22626
% 74

98 164 ELİF NUR BARULAY 7C 5 11 1,33 4 4 2,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 4 8 1,33 7 9 4,00 26 43 11,67 231,729 13 98 2009 3002 22639
% 74

99 277 HAVVA ÖZMEN 7D 4 9 1,00 4 3 3,00 3 6 1,00 3 3 2,00 2 4 0,67 7 7 4,67 23 32 12,34 231,102 21 99 2021 3021 22720
% 74
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100 71000 HANZALA BAYNAL 7F 8 7 5,67 5 4 3,67 5 2 4,33 1 5 -0,67 1 5 -0,67 20 23 12,33 228,136 13 100 2073 3116 23188
% 76

101 236 FUAT BAYKARA 7F 9 6 7,00 3 4 1,67 1 2 0,33 0 1 -0,33 2 6 0,00 15 19 8,67 227,179 14 101 2095 3144 23317
% 76

102 981 MUMEDALİÇOBAN 7E 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 8 12 4,00 7 13 2,67 27 62 6,33 225,901 16 102 2110 3174 23497
% 77

103 48 ESMA NUR BARIŞ 7A 4 2 3,33 7 1 6,67 4 5 2,33 3 7 0,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 19 18 13,00 225,687 14 103 2115 3181 23528
% 77

104 669 YUZARSİF POLAT 7A 1 3 0,00 6 0 6,00 5 1 4,67 2 5 0,33 2 9 -1,00 6 7 3,67 22 25 13,67 224,978 15 104 2122 3196 23641
% 77

105 11636 BŞNJO LİMİD 8G 4 6 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 2 3 1,00 2 6 0,00 6 7 3,67 20 34 8,67 223,656 1 105 2146 3241 23870
% 78

106 563 RAVZA ÇAPARLAR 7A 5 3 4,00 3 1 2,67 0 4 -1,33 0 1 -0,33 4 4 2,67 12 13 7,68 223,636 16 106 2147 3242 23873
% 78

107 120 UMUT VAROL 7F 1 11 -2,67 4 5 2,33 4 3 3,00 1 9 -2,00 5 8 2,33 9 10 5,67 24 46 8,66 223,034 15 107 2161 3264 23960
% 78

108 625 ŞİDAN AKARBULUT 7C 5 5 3,33 3 3 2,00 4 3 3,00 1 4 -0,33 2 7 -0,33 4 8 1,33 19 30 9,00 221,857 14 108 2180 3292 24125
% 79

109 630 UMUT ARIN 7A 4 5 2,33 5 3 4,00 3 3 2,00 1 3 0,00 0 1 -0,33 5 10 1,67 18 25 9,67 220,812 17 109 2201 3321 24301
% 80

110 0 NİSANUR KATRANÇ 7F 2 12 -2,00 3 4 1,67 5 2 4,33 2 3 1,00 3 8 0,33 7 6 5,00 22 35 10,33 220,625 16 110 2202 3323 24327
% 80

111 165 MUHAMETMUSTAFA 7C 6 9 3,00 3 4 1,67 4 5 2,33 0 5 -1,67 4 10 0,67 1 0 1,00 18 33 7,00 219,454 15 111 2223 3355 24496
% 80

112 169 HAMZA DAĞ 7A 4 2 3,33 1 3 0,00 2 2 1,33 3 1 2,67 3 7 0,67 1 4 -0,33 14 19 7,67 217,267 18 112 2266 3418 24828
% 81

113 218 EYÜP  BARMAN  8 9 5,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 62 3,34 217,074 1 113 2271 3425 24862
% 81

114 586 SEMA  CANA 7A 6 7 3,67 5 3 4,00 2 7 -0,33 4 12 0,00 17 29 7,34 216,717 19 114 2280 3437 24929
% 82

115 327 KEREM BAYKARA 7C 5 8 2,33 3 1 2,67 5 1 4,67 0 8 -2,67 3 6 1,00 16 24 8,00 210,986 16 115 2362 3581 25797
% 84

116 285 MUHAMMED TAŞ 7F 3 12 -1,00 3 6 1,00 4 5 2,33 4 2 3,33 2 2 1,33 4 10 0,67 20 37 7,66 209,956 17 116 2378 3608 25952
% 85

117 556 RANA    BAHADIR  6 14 1,33 4 4 2,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 11 1,33 4 15 -1,00 25 57 6,00 208,917 2 117 2387 3631 26122
% 86

118 391 MUHAMMED ALİ BAYKARA7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 8 11 4,33 15 44 0,33 208,782 17 118 2395 3640 26165
% 86

119 325 KADİR DENİZ 7A 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 23 67 0,68 207,119 20 119 2420 3680 26430
% 87

120 642 YAĞMUR BUDANCAMANAK7C 4 8 1,33 4 2 3,33 1 6 -1,00 0 2 -0,67 0 5 -1,67 5 9 2,00 14 32 3,32 204,357 18 120 2457 3746 26913
% 88

121 385 MUHAMMED ABAY 7E 8 11 4,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 5 14 0,33 23 63 2,00 204,237 17 121 2458 3748 26933
% 88

122 576 SAİT KESKİN 7E 2 15 -3,00 5 4 3,67 4 4 2,67 0 1 -0,33 7 10 3,67 3 12 -1,00 21 46 5,68 203,843 18 122 2463 3757 27001
% 88

123 655 YUSUF BARASI 7E 4 12 0,00 4 4 2,67 3 5 1,33 2 9 -1,00 4 9 1,00 17 39 4,00 201,599 19 123 2508 3824 27433
% 90

124 194 ESAT BUDAN 7D 4 11 0,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 6 1,00 3 9 0,00 17 46 1,66 200,499 22 124 2518 3840 27606
% 90

125 467 MUSTAFA ACAR 7C 4 7 1,67 1 6 -1,00 2 6 0,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 13 39 0,01 197,424 19 125 2592 3936 28319
% 93

126 279 NİSANUR BAYINDIR 7C 3 6 1,00 3 2 2,33 2 5 0,33 3 2 2,33 2 11 -1,67 2 9 -1,00 15 35 3,32 195,924 20 126 2605 3959 28520
% 93

127 219 RAVZA BAYKARA 7A 0 6 -2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 6 1,00 193,991 21 127 2620 3987 28791
% 94

128 229 MUŞTAFA KİNA 7D 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 23 67 0,67 191,570 23 128 2642 4021 29098
% 95

129 665 YUSUF TALHA BAŞARLI7E 1 9 -2,00 2 3 1,00 2 3 1,00 3 2 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 12 33 1,00 187,729 20 129 2660 4048 29476
% 97

130 160 ARDAABULUTU 7C 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 6 0,00 1 1 0,67 3 10 -0,33 4 14 -0,67 17 54 -0,99 186,909 21 130 2663 4055 29538
% 97

131 118 EBUBKİR AKARBULUT 7B 2 12 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 14 0,33 3 17 -2,67 18 55 -0,34 183,919 26 131 2671 4066 29757
% 97

132 606 SÜLEYMAN AYTAR 7E 2 15 -3,00 2 5 0,33 2 6 0,00 2 4 0,67 0 7 -2,33 5 8 2,33 13 45 -2,00 182,982 21 132 2675 4071 29827
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU7.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 135 2708 4121 30529

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,08 6 3 5,02 6 3 4,44 5 3 4,10 7 6 4,46 8 8 5,98 41 31 31,08 291,570

Okul Ortalaması 7 8 4,72 6 3 4,77 5 4 3,85 4 3 3,08 4 5 2,60 7 8 4,39 34 30 23,41 264,300

KATILIMLAR

133 162 MUHAMED BEKLEN 7A 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 2 -0,67 0 11 -3,67 2 10 -1,33 12 43 -2,33 180,464 22 133 2684 4086 29985
% 98

134 3090 İBRAH M BO UKLUHAN7E 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 15 -1,00 21 67 -1,34 180,019 22 134 2686 4088 30008
% 98

135 397 ESMA ÇAHAN 7E 4 15 -1,00 5 4 3,67 0 9 -3,00 4 3 3,00 1 15 -4,00 14 46 -1,33 178,828 23 135 2689 4094 30070
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 7A 7B 7C 7D 7E 7F 8G

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 7A 7B 7C 7D 7E

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                5 / 5

http://www.tcpdf.org

