
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU8.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 160 2563 3839 58076

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,09 6 3 5,13 6 2 5,01 7 5 5,62 8 8 5,81 45 27 35,43 304,930

Okul Ortalaması 9 6 7,28 6 3 5,58 6 3 5,11 5 2 4,41 5 3 4,46 7 6 5,42 40 22 32,26 293,390

KATILIMLAR

1 521 RAVZA BAYKARA 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 490,181 1 1 2 3 71
% 0,12

2 116 ALİ ÖMER BARIŞ 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 453,440 2 2 35 43 2608
% 4,49

3 180 VİYAN NAM 8E 17 0 17,00 9 0 9,00 8 1 7,67 5 3 4,00 15 0 15,00 19 1 18,67 73 5 71,34 445,046 1 3 55 67 3542
% 6,10

4 578 TUANA BEĞBOĞA 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 13 7 10,67 20 0 20,00 77 13 72,67 444,453 3 4 57 71 3635
% 6,26

5 417 MELİKE AYTARR 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 17 3 16,00 15 5 13,33 77 13 72,67 441,433 4 5 65 81 4009
% 6,90

6 335 GAMZE KÖMÜRCÜ 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 16 0 16,00 15 5 13,33 75 10 71,66 439,086 5 6 76 93 4299
% 7,40

7 217 ECRİN TUANA BOZYİĞİT8C 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 12 4 10,67 18 1 17,67 74 10 70,68 434,712 6 7 91 112 4848
% 8,35

8 92 ELİF GÜLLÜOĞLU 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 13 2 12,33 16 4 14,67 75 9 72,01 433,332 7 8 99 123 5010
% 8,63

9 477 NARİN SAYDAN 8C 18 1 17,67 7 2 6,33 10 0 10,00 8 0 8,00 14 3 13,00 16 3 15,00 73 9 70,00 430,341 8 9 108 134 5427
% 9,34

10 404 KAAN KAYMAZALP 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 16 3 15,00 72 10 68,67 423,166 9 10 135 165 6466
% 11

11 564 SEREN KESKİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 15 5 13,33 74 13 69,67 417,125 1 11 151 190 7313
% 13

12 215 ECRİN NUR BOZAĞAÇ 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 16 4 14,67 74 14 69,34 415,413 2 12 167 209 7603
% 13

13 129 AZRA BALANUR 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 11 4 9,67 15 5 13,33 70 15 64,99 407,861 3 13 198 246 8757
% 15

14 634 ZİLAN BOĞ AEKİN 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 2 15,33 14 6 12,00 70 18 64,00 406,332 1 14 201 250 8986
% 15

15 264 CANER OKUYUCU 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 16 4 14,67 69 14 64,34 404,953 4 15 206 256 9205
% 16

16 393 İLYAS MİRAÇ HANSU 8C 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 0 7,00 9 0 9,00 14 0 14,00 65 0 65,00 402,195 10 16 218 270 9644
% 17

17 381 ENES ÇOLBANTAY 8B 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 14 6 12,00 68 11 64,34 401,772 5 17 220 273 9719
% 17

18 244 ELİFSU BÜTÜN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 5 8,33 14 6 12,00 67 18 60,99 390,481 6 18 263 333 11561
% 20

19 540 RUKEN AKBALIK 8D 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 1 15,67 12 5 10,33 67 16 61,67 389,475 2 19 267 339 11714
% 20

20 136 BENDAN ATAŞ 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 11 1 10,67 12 5 10,33 63 14 58,34 389,228 11 20 269 341 11752
% 20

21 181 CEMRE ALTUNBAY 8F 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 10 6,67 14 6 12,00 68 22 60,67 385,814 1 21 285 360 12320
% 21

22 405 KADER SEVEN 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 2 13,33 9 8 6,33 64 19 57,66 380,556 7 22 319 402 13268
% 23

23 268 EREN AYKANAT 8C 5 14 0,33 9 0 9,00 10 0 10,00 4 1 3,67 19 1 18,67 16 4 14,67 63 20 56,34 375,606 12 23 344 436 14149
% 24

24 197 ECRİN BEĞBOĞA 8E 11 3 10,00 6 3 5,00 5 3 4,00 2 0 2,00 11 1 10,67 15 2 14,33 50 12 46,00 361,673 2 24 427 549 16641
% 29

25 228 EDA ALTUN 8E 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 4 5 2,33 60 16 54,67 361,585 3 25 428 551 16656
% 29

26 428 MERYEM M SIR 8B 12 5 10,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 4 6,67 13 6 11,00 61 17 55,33 359,063 8 26 440 574 17142
% 30

27 28 A BURAK ÇAĞALA 8B 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 4 9,67 11 9 8,00 60 25 51,68 354,132 9 27 469 609 18041
% 31

28 374 BEYTO BERK 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 0 9,00 11 6 9,00 12 8 9,33 60 26 51,33 352,138 1 28 485 633 18454
% 32

29 103 MUŞAB SAĞ IÇ 8C 10 3 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 4 7,67 9 1 8,67 55 11 51,34 346,923 13 29 513 678 19414
% 33

30 55 ARDA BÜKEY 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 4 5,67 9 9 6,00 58 21 51,00 345,209 10 30 526 698 19740
% 34

31 364 HİRANURVTOKMAK 8B 13 4 11,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 8 7,33 56 19 49,67 343,394 11 31 541 715 20072
% 35

32 495 NİSA KAYA 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 5 4,33 11 7 8,67 56 23 48,34 339,680 12 32 572 756 20799
% 36

33 450 MUHAMMED CAVLİ 8C 15 2 14,33 10 0 10,00 5 5 3,33 8 2 7,33 13 3 12,00 1 5 -0,67 52 17 46,32 339,375 14 33 574 758 20858
% 36
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,09 6 3 5,13 6 2 5,01 7 5 5,62 8 8 5,81 45 27 35,43 304,930
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34 303 ESMANUR TOSUN 8C 11 5 9,33 6 2 5,33 8 1 7,67 3 3 2,00 7 0 7,00 12 2 11,33 47 13 42,66 338,319 15 34 581 768 21070
% 36

35 460 MEVLANA BARULAY 8A 11 8 8,33 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 12 8 9,33 56 27 46,99 338,299 2 35 582 769 21074
% 36

36 166 BERRA ALAKUŞTEKİN 8E 10 9 7,00 5 3 4,00 9 1 8,67 4 5 2,33 12 1 11,67 10 4 8,67 50 23 42,34 337,205 4 36 591 778 21262
% 37

37 413 MELEKNUR BARKIN  A 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 5 9 2,00 54 17 48,33 334,626 1 37 609 805 21795
% 38

38 358 HAVİN ÇİNTAY 8B 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 2 8,33 8 7 5,67 54 16 48,67 334,462 13 38 610 807 21837
% 38

39 429 METE KINASARI 8C 14 3 13,00 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 2 4 0,67 13 4 11,67 50 19 43,68 333,829 16 39 615 814 21981
% 38

40 432 MİRAÇ BAĞBARS 8E 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 1 3,67 5 3 4,00 12 5 10,33 50 19 43,67 333,568 5 40 616 815 22037
% 38

41 541 HİCRAN BARASI 8A 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 52 15 47,00 332,580 3 41 626 829 22246
% 38

42 610 YİĞİT İZZET ALTINDAR 8B 13 4 11,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 4 5,67 10 8 7,33 51 24 43,00 331,381 14 42 636 843 22473
% 39

43 506 ÖMER ELGÖRMÜŞ 8B 14 4 12,67 10 0 10,00 6 2 5,33 7 1 6,67 7 3 6,00 7 8 4,33 51 18 45,00 330,036 15 43 642 857 22751
% 39

44 388 İLAYDA EDİN 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 12 3 11,00 6 12 2,00 53 30 43,01 328,080 4 44 657 877 23140
% 40

45 539 ROZERİN BATGI 8F 12 6 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 4 2 3,33 10 4 8,67 50 17 44,33 324,944 2 45 688 920 23754
% 41

46 384 SUDENUR SÜSLÜ 8C 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 12 4 10,67 4 12 0,00 53 28 43,67 324,388 17 46 698 930 23877
% 41

47 607 YEKBUN BAŞTU 8E 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 4 2 3,33 9 6 7,00 52 17 46,34 324,290 6 47 699 931 23889
% 41

48 77 ARJEN KARADAŞ 8C 4 5 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 2 3,33 20 0 20,00 42 13 37,66 322,980 18 48 708 946 24146
% 42

49 192 KENAN DAĞ 8C 9 3 8,00 8 1 7,67 9 0 9,00 5 1 4,67 5 1 4,67 10 4 8,67 46 10 42,68 322,028 19 49 715 955 24353
% 42

50 151 MUHAMMED BOZTİMUR8C 6 3 5,00 8 2 7,33 9 0 9,00 5 1 4,67 17 3 16,00 45 9 42,00 318,844 20 50 754 1010 25125
% 43

51 392 İLKNUR GÖRGEL 8B 10 4 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 10 8 7,33 50 21 43,00 317,373 16 51 766 1027 25436
% 44

52 615 YUSUF EYMEN KUYULDAR8A 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 6 9,00 12 8 9,33 51 36 39,00 317,350 5 52 767 1028 25444
% 44

53 475 MUSTAFA ÇİNGAY 8B 11 9 8,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 1 3,67 7 5 5,33 10 9 7,00 50 26 41,33 317,190 17 53 769 1031 25477
% 44

54 170 SAİD BARMAN 8B 14 4 12,67 8 2 7,33 6 3 5,00 6 2 5,33 5 3 4,00 8 10 4,67 47 24 39,00 315,829 18 54 783 1054 25742
% 44

55 491 M EMİR GÜNDÜ 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 5 6,33 10 9 7,00 51 31 40,67 314,956 6 55 788 1062 25948
% 45

56 459 NERVE IŞIK 8C 12 5 10,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 5 2,33 7 4 5,67 9 4 7,67 43 26 34,33 313,979 21 56 801 1079 26155
% 45

57 271 AZRA BÜTÜN 8F 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 7 2,67 10 9 7,00 53 28 43,67 313,501 3 57 806 1086 26268
% 45

58 573 SÜMEYYE ÇELİK 8E 10 7 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 6 1 5,67 7 7 4,67 49 18 43,01 313,358 7 58 809 1089 26297
% 45

59 143 BERFİN BEGİÇ 8E 10 7 7,67 8 1 7,67 8 1 7,67 5 0 5,00 2 2 1,33 12 5 10,33 45 16 39,67 311,249 8 59 827 1117 26721
% 46

60 0 YUSUF BAYKARA 8B 10 2 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 7 2,67 47 17 41,33 310,939 19 60 828 1119 26772
% 46

61 76 ARİF BAY NDIR 8B 10 2 9,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 2 5,33 5 7 2,67 47 15 42,00 310,114 20 61 835 1127 26947
% 46

62 499 NURSEMA ÇAĞAN 8E 7 6 5,00 6 2 5,33 9 1 8,67 4 0 4,00 4 2 3,33 12 3 11,00 42 14 37,33 307,426 9 62 857 1162 27420
% 47

63 420 MELİKE VAROL 8E 12 7 9,67 8 1 7,67 6 1 5,67 6 3 5,00 4 1 3,67 7 4 5,67 43 17 37,35 306,812 10 63 860 1168 27556
% 47

64 469 ONUR OGRAŞ 8B 9 3 8,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 1 5,67 5 3 4,00 10 8 7,33 44 21 37,00 306,097 21 64 871 1183 27696
% 48

65 488 HELİN BARULAY 8A 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 3 1,00 8 12 4,00 49 26 40,33 299,719 7 65 927 1278 29075
% 50

66 132 MUHAMMED DEMİR 8E 8 4 6,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 1 5,67 8 4 6,67 8 6 6,00 40 24 32,01 297,275 11 66 963 1332 29649
% 51
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67 410 MEDİNE BUZĞAN 8E 11 4 9,67 8 2 7,33 7 1 6,67 5 2 4,33 1 0 1,00 7 3 6,00 39 12 35,00 297,186 12 67 964 1333 29665
% 51

68 365 HİRA SEMA CUYA 8E 9 6 7,00 7 2 6,33 10 0 10,00 4 5 2,33 6 0 6,00 5 6 3,00 41 19 34,66 296,132 13 68 983 1364 29905
% 51

69 249 FATİH GÜNERİ 8E 8 10 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 1 4,67 8 4 6,67 9 6 7,00 42 29 32,35 295,947 14 69 984 1368 29955
% 52

70 457 M İSMAİL  ARIKAN 8F 12 7 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 0 2,00 4 2 3,33 8 10 4,67 40 25 31,67 295,240 4 70 992 1380 30108
% 52

71 626 YUSUF YİLDIZ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 1 1 0,67 5 15 0,00 45 27 36,01 295,168 22 71 994 1382 30124
% 52

72 575 ŞEYDA ÇİNGAY 8A 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 2 3,33 6 11 2,33 44 29 34,33 295,042 8 72 996 1385 30165
% 52

73 79 HAYRUNİSA HATISARU8F 9 6 7,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 2 4,33 3 1 2,67 8 6 6,00 41 19 34,67 294,264 5 73 1008 1399 30328
% 52

74 359 HAYRUNNİSA BARMAN8C 11 5 9,33 5 2 4,33 5 4 3,67 3 2 2,33 4 1 3,67 7 3 6,00 35 17 29,33 293,377 22 74 1016 1411 30519
% 53

75 122 ELANUR YAŞAR 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 10 1,67 44 31 33,67 292,197 9 75 1034 1436 30782
% 53

76 492 NİSANUR BUĞRAHAN 8F 10 6 8,00 9 0 9,00 7 1 6,67 7 1 6,67 1 2 0,33 7 4 5,67 41 14 36,34 292,019 6 76 1038 1441 30822
% 53

77 355 HATİCE ÇİBİK 8A 12 7 9,67 7 3 6,00 5 4 3,67 5 3 4,00 7 7 4,67 7 12 3,00 43 36 31,01 291,984 10 77 1039 1443 30839
% 53

78 149 BİRKAN BARAN 8F 11 5 9,33 6 4 4,67 6 3 5,00 7 1 6,67 4 6 2,00 8 9 5,00 42 28 32,67 291,785 7 78 1045 1452 30882
% 53

79 20 KADİR SÖZEN 8C 6 7 3,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 12 2 11,33 8 0 8,00 33 32 22,33 291,161 23 79 1054 1463 31004
% 53

80 435 MİRAN AKYOL 8F 12 7 9,67 6 4 4,67 5 1 4,67 8 1 7,67 4 1 3,67 6 11 2,33 41 25 32,68 290,194 8 80 1064 1480 31214
% 54

81 187 DİLA BATUGE 8F 5 8 2,33 3 7 0,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 8 2 7,33 11 1 10,67 33 24 25,00 289,076 9 81 1080 1500 31449
% 54

82 216 GÜNEŞ KAYA 8C 4 8 1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 11 2 10,33 40 23 32,33 288,617 24 82 1086 1510 31541
% 54

83 554 SEHER KASSUM 8E 7 7 4,67 4 3 3,00 5 3 4,00 3 3 2,00 9 0 9,00 5 2 4,33 33 18 27,00 286,809 15 83 1107 1539 31946
% 55

84 265 ŞEYDA KOÇAK 8C 11 5 9,33 3 4 1,67 4 4 2,67 4 1 3,67 8 2 7,33 4 7 1,67 34 23 26,34 286,770 25 84 1109 1542 31954
% 55

85 396 ÜMRAN BAYDAŞ 8D 10 6 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 2 4,33 5 2 4,33 5 5 3,33 37 23 29,32 284,566 3 85 1129 1580 32416
% 56

86 106 AYLİN BÜYÜK 8B 6 6 4,00 6 1 5,67 8 2 7,33 3 2 2,33 6 2 5,33 7 5 5,33 36 18 29,99 283,709 23 86 1140 1596 32593
% 56

87 597 YAĞMUR ALANOĞLU 8C 9 5 7,33 8 0 8,00 4 3 3,00 5 2 4,33 6 6 4,00 5 6 3,00 37 22 29,66 281,565 26 87 1161 1632 33053
% 57

88 258 ENE  ÇAĞRIBAY 8F 7 8 4,33 8 2 7,33 6 3 5,00 3 0 3,00 3 3 2,00 10 6 8,00 37 22 29,66 281,328 10 88 1163 1635 33094
% 57

89 566 SERMİYAN BUCUKA 8C 6 8 3,33 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 7 2,67 8 8 5,33 43 29 33,33 280,208 27 89 1174 1653 33313
% 57

90 0 EVİN BUDAN 8A 11 7 8,67 6 2 5,33 7 3 6,00 5 3 4,00 5 7 2,67 4 6 2,00 38 28 28,67 278,328 11 90 1197 1686 33743
% 58

91 352 ZEHRA CEBESOY 8E 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 6 0,00 7 2 6,33 4 11 0,33 37 35 25,33 276,690 16 91 1218 1713 34073
% 59

92 185 DEVRAN KOCA 8E 6 10 2,67 3 7 0,67 5 3 4,00 4 3 3,00 6 2 5,33 10 5 8,33 34 30 24,00 276,655 17 92 1220 1715 34084
% 59

93 112 SÜLEYMAN PARLA 8E 7 7 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 0 3,00 4 2 3,33 7 7 4,67 36 21 29,00 276,593 18 93 1221 1716 34098
% 59

94 58100 TÜLİN KUYULDAR 8D 11 6 9,00 7 3 6,00 4 3 3,00 3 1 2,67 3 1 2,67 4 4 2,67 32 18 26,01 275,927 4 94 1233 1734 34231
% 59

95 572 SÜHA AKGÖK 8D 7 5 5,33 8 2 7,33 5 2 4,33 3 1 2,67 4 3 3,00 6 6 4,00 33 19 26,66 271,654 5 95 1288 1823 35122
% 60

96 188 SEDANUR ERDEM 8A 9 7 6,67 5 4 3,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 5 0,33 6 7 3,67 37 28 27,67 268,844 12 96 1325 1881 35720
% 62

97 167 NİSANUR ÇAVDAR 8A 5 9 2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 6 1 5,67 3 2 2,33 10 7 7,67 35 27 26,00 267,967 13 97 1335 1894 35911
% 62

98 261 TUANA BUDAK 8D 9 6 7,00 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 1 0,67 2 3 1,00 35 16 29,66 267,672 6 98 1341 1900 35966
% 62

99 114 HEZARŞİNA İMAMOĞLU8A 9 10 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 7 3,67 3 8 0,33 38 35 26,34 265,091 14 99 1379 1962 36526
% 63
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Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,09 6 3 5,13 6 2 5,01 7 5 5,62 8 8 5,81 45 27 35,43 304,930

Okul Ortalaması 9 6 7,28 6 3 5,58 6 3 5,11 5 2 4,41 5 3 4,46 7 6 5,42 40 22 32,26 293,390
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100 558 NİSA ALTUNBAY 8F 10 9 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 3 2 2,33 4 14 -0,67 39 33 27,99 263,958 11 100 1391 1986 36757
% 63

101 171 ENSAR VAROL 8E 6 9 3,00 7 3 6,00 7 2 6,33 3 0 3,00 2 0 2,00 7 7 4,67 32 21 25,00 262,094 19 101 1426 2036 37188
% 64

102 449 MUHAMMED ATABEY 8F 8 4 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 3 4 1,67 3 4 1,67 29 18 23,02 261,426 12 102 1434 2046 37336
% 64

103 205 BERFİN SÖNMEZ 8A 9 10 5,67 8 2 7,33 6 3 5,00 9 1 8,67 3 4 1,67 4 12 0,00 39 32 28,34 261,243 15 103 1436 2049 37374
% 64

104 314 ZEHRA KAYITMAZTÜRKME8F 5 4 3,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 0 4,00 1 0 1,00 6 4 4,67 29 15 24,01 259,398 13 104 1461 2097 37796
% 65

105 320 SAMET  BUDAK 8D 6 5 4,33 6 4 4,67 4 4 2,67 5 4 3,67 7 5 5,33 4 9 1,00 32 31 21,67 258,762 7 105 1471 2109 37937
% 65

106 400 İSA KOCA 8F 7 11 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 3 4 1,67 9 8 6,33 31 36 19,00 256,060 14 106 1519 2181 38587
% 66

107 494 NİSANUR AYÇİÇEK 8A 9 8 6,33 4 2 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 3 0,00 3 8 0,33 33 25 24,65 254,201 16 107 1550 2223 39011
% 67

108 416 SEDA TUĞUNMUŞ 8D 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 1 5,67 3 6 1,00 6 6 4,00 34 34 22,68 252,280 8 108 1578 2264 39443
% 68

109 448 ARİF BUKAN 8E 4 10 0,67 3 7 0,67 5 3 4,00 3 3 2,00 2 3 1,00 11 5 9,33 28 31 17,67 252,148 20 109 1583 2270 39482
% 68

110 422 MERVE GÖRGÜLÜ 8A 5 8 2,33 4 4 2,67 7 3 6,00 5 2 4,33 9 9 6,00 30 26 21,33 252,028 17 110 1585 2273 39514
% 68

111 319 EYMEN ALİ ÖNAL 8A 6 10 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 4 1 3,67 4 12 0,00 33 32 22,34 249,351 18 111 1615 2330 40127
% 69

112 275 EREN KAZAN 8D 8 6 6,00 4 5 2,33 4 6 2,00 2 1 1,67 2 2 1,33 5 6 3,00 25 26 16,33 249,087 9 112 1619 2338 40188
% 69

113 56 ARDA GEÇGEL 8F 7 10 3,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 1 3,67 4 7 1,67 3 9 0,00 33 32 22,35 246,590 15 113 1647 2382 40744
% 70

114 30400 ESRA BAYRAM 8D 3 7 0,67 5 4 3,67 5 1 4,67 3 5 1,33 4 2 3,33 7 9 4,00 27 28 17,67 245,311 10 114 1660 2407 41023
% 71

115 52 8A 9 7 6,67 3 6 1,00 1 0 1,00 9 1 8,67 2 3 1,00 24 17 18,34 244,503 19 115 1673 2429 41196
% 71

116 104 AYŞENUR BARAN 8A 6 7 3,67 3 6 1,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 4 1,67 5 8 2,33 29 33 18,00 244,461 20 116 1675 2432 41208
% 71

117 161 YAPRAK A*TAŞ 8E 8 11 4,33 4 5 2,33 5 3 4,00 3 3 2,00 3 9 0,00 6 7 3,67 29 38 16,33 243,223 21 117 1691 2456 41474
% 71

118 598 YAĞMUR DAĞ 8D 9 9 6,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 3 0 3,00 5 4 3,67 0 7 -2,33 27 30 17,00 242,260 11 118 1700 2472 41674
% 72

119 527 RAVZA BEKLEN 8E 7 12 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 3 3,00 5 2 4,33 4 11 0,33 29 39 16,00 242,106 22 119 1701 2473 41701
% 72

120 108 EYMEN ÇAHAN 8E 6 8 3,33 2 7 -0,33 3 4 1,67 1 3 0,00 2 3 1,00 6 1 5,67 20 26 11,34 239,500 23 120 1747 2546 42334
% 73

121 660 HİRANUR KOŞUNALP 8E 4 5 2,33 0 3 -1,00 3 1 2,67 8 2 7,33 15 11 11,33 238,568 24 121 1764 2571 42543
% 73

122 178 MERYEM BUDANCAMANAK8F 8 8 5,33 8 2 7,33 5 4 3,67 2 2 1,33 1 6 -1,00 3 7 0,67 27 29 17,33 237,610 16 122 1780 2592 42759
% 74

123 88 ECRİN FATMA ÇİNTAY 8D 8 3 7,00 6 4 4,67 3 3 2,00 4 1 3,67 0 5 -1,67 1 2 0,33 22 18 16,00 236,566 12 123 1798 2617 42972
% 74

124 141 MUHAMMED ALİKARAKAYA8D 9 6 7,00 6 2 5,33 5 4 3,67 2 4 0,67 2 6 0,00 3 13 -1,33 27 35 15,34 236,527 13 124 1800 2620 42984
% 74

125 588 ÜMMÜGÜLSÜM KORKAN8A 4 3 3,00 2 3 1,00 4 1 3,67 1 2 0,33 2 1 1,67 3 1 2,67 16 11 12,34 235,025 21 125 1822 2657 43320
% 75

126 102 AYŞE ÇETKİN 8F 8 6 6,00 7 1 6,67 6 3 5,00 1 2 0,33 0 8 -2,67 3 7 0,67 25 27 16,00 233,336 17 126 1847 2694 43691
% 75

127 221 ARDA KARAKÖSE 8A 4 8 1,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 2 2,33 4 9 1,00 22 27 13,00 229,329 22 127 1907 2787 44562
% 77

128 121 BARIŞ BASYAN 8D 6 11 2,33 5 5 3,33 6 2 5,33 3 0 3,00 2 4 0,67 2 5 0,33 24 27 14,99 229,311 14 128 1909 2789 44565
% 77

129 299 ESMANUR ABAY 8B 8 6 6,00 4 4 2,67 6 2 5,33 1 4 -0,33 0 4 -1,33 19 20 12,34 228,489 24 129 1923 2808 44738
% 77

130 175 ENES ÖZÜLKÜ 8D 3 7 0,67 3 6 1,00 2 4 0,67 3 2 2,33 4 4 2,67 4 4 2,67 19 27 10,01 226,452 15 130 1953 2866 45209
% 78

131 196 EBUBEKİR BUCUKA 8D 3 8 0,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 1 0,67 3 5 1,33 3 4 1,67 21 27 12,00 223,535 16 131 1996 2939 45915
% 79

132 421 MEMET ARİF GÜLEK 8F 6 7 3,67 6 2 5,33 5 4 3,67 1 2 0,33 1 7 -1,33 19 22 11,67 222,447 18 132 2011 2968 46157
% 79
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU8.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 160 2563 3839 58076

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,09 6 3 5,13 6 2 5,01 7 5 5,62 8 8 5,81 45 27 35,43 304,930

Okul Ortalaması 9 6 7,28 6 3 5,58 6 3 5,11 5 2 4,41 5 3 4,46 7 6 5,42 40 22 32,26 293,390

KATILIMLAR

133 223 EDA TEKİN 8D 3 8 0,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 0 3,00 4 3 3,00 1 3 0,00 20 25 11,66 222,200 17 133 2016 2974 46214
% 80

134 613 YUSUF ÇAMUKA 8D 2 4 0,67 5 3 4,00 2 1 1,67 2 1 1,67 1 0 1,00 2 1 1,67 14 10 10,68 221,117 18 134 2029 2997 46491
% 80

135 375 HÜSEYİN ALAZ 8A 4 6 2,00 2 5 0,33 2 0 2,00 9 1 8,67 17 12 13,00 220,880 23 135 2031 3001 46548
% 80

136 498 NURBANU AVCİL 8D 7 6 5,00 6 4 4,67 0 7 -2,33 1 1 0,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 18 30 8,01 220,744 19 136 2035 3006 46590
% 80

137 17 AHMET YASİN KORKMAZ8D 4 7 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 1 0,67 4 6 2,00 19 34 7,67 219,529 20 137 2052 3042 46887
% 81

138 302 YAĞMUR ALA 8F 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 1 1,67 6 14 1,33 19 39 5,99 219,241 19 138 2053 3045 46971
% 81

139 440 BAVER TA* AŞ 8E 4 6 2,00 6 3 5,00 4 4 2,67 0 2 -0,67 1 0 1,00 0 1 -0,33 15 16 9,67 218,704 25 139 2063 3059 47117
% 81

140 267 ŞEVVAL AYDAR 8A 3 4 1,67 6 3 5,00 0 5 -1,67 3 3 2,00 12 15 7,00 217,243 24 140 2084 3093 47438
% 82

141 110 UMUT KRC 8F 7 8 4,33 6 3 5,00 2 5 0,33 0 7 -2,33 2 4 0,67 17 27 8,00 215,371 20 141 2116 3150 47891
% 82

142 447 MUHAMMEDALİ YILDIZ8D 1 10 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 5 1,33 17 32 6,33 211,418 21 142 2176 3246 48905
% 84

143 150 TALHA  MÜNAR 8A 5 4 3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 2 7 -0,33 13 34 1,67 209,587 25 143 2195 3279 49349
% 85

144 0 ALİİMRAN   YI DIRIM 8A 3 10 -0,33 3 6 1,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 1 5 -0,67 22 32 11,33 209,312 26 144 2201 3290 49431
% 85

145 139 BEREN KAYA 8D 5 8 2,33 1 5 -0,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 11 20 4,33 208,992 22 145 2208 3298 49502
% 85

146 329 EZVİN BUDANCİR 8B 4 5 2,33 1 3 0,00 1 5 -0,67 2 1 1,67 1 8 -1,67 4 5 2,33 13 27 3,99 208,692 25 146 2212 3303 49592
% 85

147 354 HATİCE BEĞTORUN 8F 4 6 2,00 5 4 3,67 1 3 0,00 0 3 -1,00 1 3 0,00 1 3 0,00 12 22 4,67 208,042 21 147 2219 3315 49763
% 86

148 407 ESMA TUGUNMUŞ 8D 1 2 0,33 7 2 6,33 8 4 6,66 206,737 23 148 2238 3347 50081
% 86

149 10 ALİ ALAS 8F 3 2 2,33 2 3 1,00 2 1 1,67 0 2 -0,67 0 2 -0,67 1 3 0,00 8 13 3,66 205,892 22 149 2249 3364 50298
% 87

150 195 EBRARNUR AYDOGDU 8D 2 5 0,33 6 2 5,33 1 2 0,33 0 1 -0,33 9 10 5,66 205,205 24 150 2260 3383 50479
% 87

151 371 HİVİDA BUDAN 8F 1 12 -3,00 4 5 2,33 5 4 3,67 4 3 3,00 4 7 1,67 18 31 7,67 203,963 23 151 2289 3424 50799
% 87

152 34 AHMETYUSUF YAYAN 8E 3 9 0,00 4 4 2,67 3 7 0,67 2 4 0,67 2 6 0,00 14 30 4,01 203,295 26 152 2297 3441 50947
% 88

153 230 ELA ÇEÇEN 8F 4 7 1,67 2 7 -0,33 0 7 -2,33 3 0 3,00 1 3 0,00 2 5 0,33 12 29 2,34 202,920 24 153 2304 3451 51073
% 88

154 123 BARIŞ ÇAHAN 8E 4 7 1,67 3 4 1,67 3 6 1,00 0 4 -1,33 1 2 0,33 11 23 3,34 202,381 27 154 2317 3472 51197
% 88

155 146 BERHAT GEZER 8A 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 2 1,33 2 14 -2,67 5 11 1,33 20 51 3,00 200,552 27 155 2341 3512 51640
% 89

156 200 AHMED RUCCU 8F 2 9 -1,00 1 2 0,33 1 5 -0,67 1 2 0,33 0 1 -0,33 2 1 1,67 7 20 0,33 195,663 25 156 2405 3622 52875
% 91

157 454 MUHAMMED BÜRKEK 8E 0 15 -5,00 2 5 0,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 4 4 2,67 4 7 1,67 14 39 1,01 194,459 28 157 2416 3642 53118
% 91

158 503 IBRAHIM ÇEÇEN 8E 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 23 -0,67 191,387 29 158 2443 3684 53848
% 93

159 0 CANÇAĞALA  4 16 -1,33 3 17 -2,67 7 33 -4,00 178,086 1 159 2503 3768 56061
% 97

160 534 RESUL BUZGAN 8E 3 13 -1,33 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 5 0,33 1 14 -3,67 11 45 -4,00 175,682 30 160 2508 3777 56371
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ ŞEHİT ASTSUBAY MUHAMMED KOŞAN ORTAOKULU8.SINIF MOZAİK TG DENEME 5 160 2563 3839 58076
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,09 6 3 5,13 6 2 5,01 7 5 5,62 8 8 5,81 45 27 35,43 304,930
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